
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ÖZEL ŞİRİNEVLER KÜLTÜR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU24BRY806 187 187 336 6234

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,45 6 3 4,99 5 4 4,26 5 3 3,68 7 4 5,57 11 6 9,21 45 26 36,16 314,230

Okul Ortalaması 8 10 4,85 4 5 2,82 4 5 2,01 4 4 2,72 3 7 0,99 6 9 3,56 30 39 16,95 245,240

KATILIMLAR

1 786 AHMET MELİ GÜNEŞ 8D 20 0 20,00 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 13 3 12,00 18 2 17,33 78 8 75,33 448,417 1 1 1 14 555
% 8,90

2 3115 GİZEM SELÇUK 8F 18 2 17,33 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 13 2 12,33 16 1 15,67 77 5 75,33 437,918 1 2 2 18 714
% 11

3 994 HÜSEYİN KARAKÖSE 8E 17 3 16,00 16 2 15,33 18 2 17,33 51 7 48,66 401,060 1 3 3 37 1277
% 20

4 47 SEYTNUR MASHARİPOV8D 15 3 14,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 15 4 13,67 15 5 13,33 65 22 57,67 397,179 2 4 4 41 1336
% 21

5 46 NAZLI KONAK 8E 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 7 1 6,67 15 3 14,00 67 9 64,01 396,395 2 5 5 43 1355
% 22

6 85 ELİF İREM ŞAHİN 8B 13 6 11,00 10 0 10,00 7 3 6,00 10 0 10,00 9 4 7,67 16 4 14,67 65 17 59,34 378,812 1 6 6 49 1625
% 26

7 1151 TUANA GÜLPINAR 8C 16 3 15,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 4 0 4,00 13 3 12,00 63 6 61,00 377,201 1 7 7 50 1656
% 27

8 1077 FA İH EMRE ABAKAY 8C 14 5 12,33 9 0 9,00 4 1 3,67 9 0 9,00 4 0 4,00 18 2 17,33 58 8 55,33 372,415 2 8 8 54 1741
% 28

9 482 YUSUF KENA TOPAL 8D 14 4 12,67 10 0 10,00 10 0 10,00 5 4 3,67 7 1 6,67 12 4 10,67 58 13 53,68 363,345 3 9 9 58 1908
% 31

10 840 HAMZA DÖNMEZ 8F 13 4 11,67 10 0 10,00 8 2 7,33 7 2 6,33 5 1 4,67 14 4 12,67 57 13 52,67 357,701 2 10 10 61 2022
% 32

11 914 BARONİ TEMİZ 8B 13 5 11,33 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 2 0 2,00 14 4 12,67 55 13 50,67 345,691 2 11 11 69 2280
% 37

12 922 YAĞIZ EFE FİDAN 8A 12 8 9,33 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 13 6 11,00 57 22 49,66 342,187 1 12 12 70 2349
% 38

13 1010 BAŞAK ÇALBAY 8H 14 5 12,33 7 2 6,33 7 3 6,00 9 1 8,67 15 5 13,33 52 16 46,66 338,394 1 13 13 73 2427
% 39

14 159 YAĞMUR SARI 8B 12 8 9,33 6 4 4,67 6 4 4,67 10 0 10,00 8 5 6,33 12 7 9,67 54 28 44,67 333,866 3 14 14 77 2531
% 41

15 762 BERRA NUR BEŞER 8E 14 4 12,67 5 5 3,33 4 3 3,00 5 3 4,00 5 2 4,33 13 4 11,67 46 21 39,00 333,673 3 15 15 78 2537
% 41

16 91 YAĞMUR AKGÜL 8F 13 5 11,33 8 0 8,00 8 2 7,33 10 0 10,00 12 6 10,00 51 13 46,66 327,606 3 16 16 84 2657
% 43

17 26 YİĞİT YILDIZ 8D 12 6 10,00 8 1 7,67 6 4 4,67 8 1 7,67 2 3 1,00 14 5 12,33 50 20 43,34 326,552 4 17 17 86 2681
% 43

18 1064 FATMA NİSA ÖZTÜRK 8B 13 7 10,67 6 4 4,67 6 4 4,67 9 1 8,67 5 3 4,00 12 8 9,33 51 27 42,01 326,352 4 18 18 87 2687
% 43

19 5 SOZDAR DOĞAN 8E 13 5 11,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 17 2 16,33 44 23 36,32 325,165 4 19 19 89 2710
% 43

20 275 GÖRKEM GENÇ 8C 11 9 8,00 10 0 10,00 5 5 3,33 5 3 4,00 5 1 4,67 13 5 11,33 49 23 41,33 325,141 3 20 20 90 2712
% 44

21 919 PAULO DYBALA 8A 10 5 8,33 9 1 8,67 4 3 3,00 15 2 14,33 38 11 34,33 317,300 2 21 21 96 2924
% 47

22 128 MUHAMMED YAĞMURCUU8A 12 7 9,67 6 4 4,67 8 2 7,33 8 1 7,67 2 4 0,67 12 5 10,33 48 23 40,34 315,511 3 22 22 98 2971
% 48

23 853 YUSRA. ALPER 8F 12 5 10,33 2 1 1,67 5 5 3,33 6 4 4,67 4 1 3,67 12 5 10,33 41 21 34,00 314,060 4 23 23 99 3009
% 48

24 1067 HİLAL YURTALAN 8B 11 8 8,33 7 3 6,00 6 3 5,00 10 0 10,00 2 1 1,67 12 7 9,67 48 22 40,67 312,520 5 24 24 102 3055
% 49

25 1076 SERHAN GÜLER 8C 14 4 12,67 7 3 6,00 4 6 2,00 10 0 10,00 3 4 1,67 7 2 6,33 45 19 38,67 311,906 4 25 25 103 3070
% 49

26 163 KAAN TOPLU 8C 11 6 9,00 7 0 7,00 5 3 4,00 5 4 3,67 5 5 3,33 10 4 8,67 43 22 35,67 308,591 5 26 26 106 3148
% 50

27 1053 TANGUYC NDOMBELE 8B 12 7 9,67 9 1 8,67 5 2 4,33 10 0 10,00 2 0 2,00 7 4 5,67 45 14 40,34 306,394 6 27 27 107 3207
% 51

28 1072 ERAY ALGÜL 8B 10 9 7,00 9 1 8,67 5 2 4,33 4 2 3,33 13 6 11,00 41 20 34,33 305,702 7 28 28 108 3219
% 52

29 761 EYLÜL TİMUR 8F 16 4 14,67 7 3 6,00 0 1 -0,33 9 1 8,67 0 1 -0,33 7 3 6,00 39 13 34,68 304,276 5 29 29 110 3252
% 52

30 261 DENİZ GÖKDEMİR 8E 15 4 13,67 4 3 3,00 3 3 2,00 3 3 2,00 4 8 1,33 10 7 7,67 39 28 29,67 303,285 5 30 30 111 3273
% 53

31 234 SUDE NAZ İYEM 8A 11 4 9,67 6 2 5,33 6 3 5,00 1 3 0,00 2 2 1,33 10 1 9,67 36 15 31,00 300,708 4 31 31 112 3343
% 54

32 992 M.KEMAL ATATÜRK 8E 15 5 13,33 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 2 11 -1,67 7 13 2,67 51 32 40,34 300,582 6 32 32 113 3351
% 54

33 206 CANSU ERİCEK 8A 7 4 5,67 8 1 7,67 7 1 6,67 4 3 3,00 2 0 2,00 12 5 10,33 40 14 35,34 300,473 5 33 33 114 3355
% 54

                                                1 / 6



OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ÖZEL ŞİRİNEVLER KÜLTÜR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU24BRY806 187 187 336 6234

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,45 6 3 4,99 5 4 4,26 5 3 3,68 7 4 5,57 11 6 9,21 45 26 36,16 314,230

Okul Ortalaması 8 10 4,85 4 5 2,82 4 5 2,01 4 4 2,72 3 7 0,99 6 9 3,56 30 39 16,95 245,240

KATILIMLAR

34 1079 ALİ HAKAN KIZGIN 8E 14 6 12,00 4 6 2,00 1 2 0,33 4 4 2,67 5 6 3,00 9 6 7,00 37 30 27,00 296,555 7 34 34 117 3448
% 55

35 308 İDİL ÖZDEMİR 8C 16 4 14,67 5 3 4,00 6 4 4,67 3 3 2,00 1 2 0,33 6 5 4,33 37 21 30,00 296,353 6 35 35 118 3454
% 55

36 520 MERVE AKTAŞ 8C 16 2 15,33 9 0 9,00 1 1 0,67 8 1 7,67 2 2 1,33 3 10 -0,33 39 16 33,67 293,507 7 36 36 120 3518
% 56

37 530 ÖMER ASAF ÇETİN 8C 8 10 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 11 3 10,00 43 19 36,67 292,970 8 37 37 121 3535
% 57

38 725 ECRİN KALAYCI 8F 11 9 8,00 5 4 3,67 7 3 6,00 3 7 0,67 1 3 0,00 12 4 10,67 39 30 29,01 292,053 6 38 38 123 3556
% 57

39 712 HALİL KOYUNCU 8G 11 7 8,67 7 3 6,00 6 4 4,67 5 3 4,00 10 5 8,33 39 22 31,67 291,696 1 39 39 124 3565
% 57

40 204 YAĞMUR KURT 8D 14 4 12,67 6 2 5,33 4 2 3,33 3 3 2,00 4 5 2,33 5 6 3,00 36 22 28,66 290,345 5 40 40 125 3598
% 58

41 250 AYLİS KAHYA 8E 11 9 8,00 7 3 6,00 4 6 2,00 4 3 3,00 5 8 2,33 10 7 7,67 41 36 29,00 289,397 8 41 41 126 3619
% 58

42 27 MERT AKBULUT 8C 8 10 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 10 3 9,00 42 19 35,67 288,844 9 42 42 128 3630
% 58

43 1105 GİZEM TİRYAKİ 8G 12 6 10,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 8 2 7,33 10 10 6,67 7 13 2,67 42 46 26,67 288,812 2 43 43 129 3631
% 58

44 0 BEYZANUR BOZKIRLI 8D 9 11 5,33 7 3 6,00 3 7 0,67 3 1 2,67 4 0 4,00 10 2 9,33 36 24 28,00 288,734 6 44 44 130 3635
% 58

45 721 YUSUF SEYREKBASAN 8C 10 5 8,33 6 2 5,33 3 6 1,00 10 0 10,00 2 2 1,33 6 0 6,00 37 15 31,99 287,266 10 45 45 132 3678
% 59

46 1069 ESMANUR ÖLÇENOĞ LU8E 10 10 6,67 5 5 3,33 6 3 5,00 6 4 4,67 6 14 1,33 11 9 8,00 44 45 29,00 284,502 9 46 46 133 3736
% 60

47 1109 EBRAR KUMRU 8E 16 4 14,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 2 15 -3,00 3 14 -1,67 48 36 36,00 282,510 10 47 47 136 3786
% 61

48 896 BEYZA.ECE YEREBAKAN8A 10 8 7,33 7 3 6,00 1 2 0,33 3 4 1,67 3 2 2,33 10 8 7,33 34 27 24,99 279,946 6 48 48 139 3836
% 62

49 1040 FATİME ÇERKEZOĞLU 8B 13 6 11,00 5 2 4,33 4 2 3,33 7 9 4,00 29 19 22,66 279,802 8 49 49 140 3840
% 62

50 1066 AYŞE SEVİM 8B 11 8 8,33 6 4 4,67 6 4 4,67 9 1 8,67 1 2 0,33 8 12 4,00 41 31 30,67 278,605 9 50 50 141 3862
% 62

51 490 ZİLAN TÜZÜN 8C 11 6 9,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 3 5,00 1 2 0,33 5 7 2,67 38 23 30,33 277,753 11 51 51 142 3888
% 62

52 292 TUĞRA YURĞA 8E 15 4 13,67 2 3 1,00 0 3 -1,00 2 8 -0,67 2 7 -0,33 9 8 6,33 30 33 19,00 277,650 11 52 52 143 3892
% 62

53 730 HAVVANUR TUTAK 8C 14 5 12,33 6 4 4,67 5 2 4,33 7 3 6,00 1 3 0,00 1 1 0,67 34 18 28,00 276,168 12 53 53 144 3929
% 63

54 298 DORUK UÇAR 8G 14 5 12,33 5 2 4,33 4 4 2,67 8 2 7,33 1 0 1,00 32 13 27,66 275,835 3 54 54 145 3937
% 63

55 230 NİSA ARSLANTAŞ 8D 12 7 9,67 10 0 10,00 5 3 4,00 1 4 -0,33 1 5 -0,67 7 8 4,33 36 27 27,00 275,549 7 55 55 146 3946
% 63

56 154 ECRİN İNCE 8A 14 6 12,00 8 2 7,33 6 4 4,67 3 7 0,67 6 14 1,33 37 33 26,00 274,492 7 56 56 147 3973
% 64

57 988 ALİ AURAK ÇİÇEK 8E 9 9 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 5 5 3,33 2 1 1,67 7 5 5,33 36 27 27,00 273,806 12 57 57 149 3987
% 64

58 1059 AYŞE İDİLBİ 8B 12 8 9,33 6 3 5,00 2 7 -0,33 8 2 7,33 2 0 2,00 5 7 2,67 35 27 26,00 273,585 10 58 58 150 3995
% 64

59 158 ECEM ALAGAZ 8 9 7 6,67 4 5 2,33 5 5 3,33 3 7 0,67 2 5 0,33 11 6 9,00 34 35 22,33 273,515 1 59 59 151 3996
% 64

60 748 YUSUF BAGCI 8C 10 9 7,00 3 4 1,67 6 3 5,00 6 4 4,67 4 12 0,00 9 6 7,00 38 38 25,34 273,384 13 60 60 152 4001
% 64

61 336 EMRE GİDER 8D 11 6 9,00 7 3 6,00 5 5 3,33 1 3 0,00 5 1 4,67 29 18 23,00 269,450 8 61 61 155 4078
% 65

62 506 MOHAMAD HAC HAMOUD8E 12 6 10,00 1 1 0,67 0 2 -0,67 1 0 1,00 0 2 -0,67 10 9 7,00 24 20 17,33 265,635 13 62 62 156 4149
% 67

63 1071 SİMA KLVAKİ 8B 7 13 2,67 6 4 4,67 6 4 4,67 9 1 8,67 2 2 1,33 9 11 5,33 39 35 27,34 263,724 11 63 63 159 4185
% 67

64 1122 RABİA DOMURCUK 8H 11 7 8,67 5 5 3,33 6 4 4,67 2 3 1,00 6 7 3,67 30 26 21,34 263,482 2 64 64 160 4192
% 67

65 471 MELİKE NARMAN 8H 7 9 4,00 7 2 6,33 3 5 1,33 4 3 3,00 1 1 0,67 8 2 7,33 30 22 22,66 262,831 3 65 65 161 4202
% 67

66 274 ZEYNEP CEBE 8D 6 10 2,67 6 3 5,00 5 3 4,00 4 3 3,00 2 5 0,33 10 5 8,33 33 29 23,33 262,592 9 66 66 162 4212
% 68
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ÖZEL ŞİRİNEVLER KÜLTÜR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU24BRY806 187 187 336 6234

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,45 6 3 4,99 5 4 4,26 5 3 3,68 7 4 5,57 11 6 9,21 45 26 36,16 314,230

Okul Ortalaması 8 10 4,85 4 5 2,82 4 5 2,01 4 4 2,72 3 7 0,99 6 9 3,56 30 39 16,95 245,240

KATILIMLAR

67 495 BEREN ECRİ TAŞ 8C 7 13 2,67 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 7 13 2,67 8 12 4,00 42 48 26,01 262,293 14 67 67 163 4218
% 68

68 109 YUSUF KARATAŞ 8C 7 12 3,00 5 4 3,67 6 4 4,67 6 4 4,67 2 6 0,00 9 6 7,00 35 36 23,01 258,685 15 68 68 168 4311
% 69

69 587 MEHMETHAMD KARAHAN8G 4 8 1,33 6 4 4,67 5 5 3,33 10 0 10,00 9 6 7,00 34 23 26,33 258,612 4 69 69 169 4314
% 69

70 977 GEDSON FERNANDES 8F 5 13 0,67 2 7 -0,33 4 6 2,00 1 2 0,33 5 6 3,00 13 7 10,67 30 41 16,34 258,181 7 70 70 170 4322
% 69

71 178 MERT ŞİMŞEK 8G 8 8 5,33 7 3 6,00 6 4 4,67 5 4 3,67 1 4 -0,33 5 5 3,33 32 28 22,67 254,652 5 71 71 171 4397
% 71

72 355 AZRA R. KAPLAN 8C 8 12 4,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 13 7 10,67 34 56 15,34 254,396 16 72 72 172 4404
% 71

73 593 LANA NAJJAR 8G 9 9 6,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 0 8 -2,67 9 11 5,33 8 12 4,00 30 56 11,32 253,638 6 73 73 175 4422
% 71

74 1009 UMUT TENGERŞEK 8E 11 9 8,00 7 3 6,00 6 3 5,00 5 5 3,33 5 15 0,00 4 13 -0,33 38 48 22,00 252,663 14 74 74 176 4437
% 71

75 918 BERKAY AZA KURGAN 8A 7 13 2,67 6 4 4,67 3 7 0,67 0 1 -0,33 1 0 1,00 11 9 8,00 28 34 16,68 252,139 8 75 75 177 4448
% 71

76 473 NİSANUR BEYHATUN 8F 10 10 6,67 4 6 2,00 4 6 2,00 9 11 5,33 27 33 16,00 252,092 8 76 76 178 4451
% 71

77 1081 YUSUF KERE TİRYAKİ 8E 8 12 4,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 3 3,00 5 6 3,00 7 8 4,33 31 42 16,99 251,590 15 77 77 179 4465
% 72

78 862 MUHAMMED DURĞUN 8F 7 6 5,00 2 2 1,33 5 5 3,33 10 0 10,00 1 2 0,33 5 8 2,33 30 23 22,32 251,174 9 78 78 180 4475
% 72

79 145 YAĞMUR İLBEYİ 8A 9 8 6,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 6 4 4,67 1 2 0,33 8 12 4,00 30 40 16,66 248,998 9 79 79 181 4515
% 72

80 556 BULUT TOPAÇ 8G 4 2 3,33 7 3 6,00 2 3 1,00 3 0 3,00 1 2 0,33 7 6 5,00 24 16 18,66 247,699 7 80 80 183 4544
% 73

81 0 ERCÜMENT AITIPARMAK8H 7 13 2,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 8 12 4,00 9 11 5,33 32 58 12,67 246,332 4 81 81 184 4574
% 73

82 394 YİĞİT KAYACAN 8G 7 10 3,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 4 2,67 8 12 4,00 8 12 4,00 31 54 13,01 246,183 8 82 82 185 4580
% 73

83 269 PERİHAN ŞEYHSAİT 8G 11 6 9,00 2 4 0,67 5 4 3,67 5 5 3,33 1 4 -0,33 24 23 16,34 245,613 9 83 83 186 4595
% 74

84 1119 NAZLICAN UCA 8G 10 6 8,00 2 3 1,00 5 2 4,33 0 2 -0,67 2 1 1,67 19 14 14,33 245,306 10 84 84 187 4600
% 74

85 1185 KÜBRA YILDIRIM 8E 10 10 6,67 5 5 3,33 5 5 3,33 7 3 6,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 37 53 19,33 244,834 16 85 85 188 4612
% 74

86 769 EMİR DURMU EKERCİK 8E 11 9 8,00 8 2 7,33 3 7 0,67 0 10 -3,33 6 14 1,33 5 15 0,00 33 57 14,00 243,640 17 86 86 191 4641
% 74

87 667 SACHA BOEY 8B 7 12 3,00 4 6 2,00 8 2 7,33 10 0 10,00 0 1 -0,33 2 3 1,00 31 24 23,00 242,848 12 87 87 194 4661
% 75

88 142 AHMET ERKEK 8D 12 7 9,67 6 4 4,67 4 2 3,33 0 8 -2,67 1 10 -2,33 4 8 1,33 27 39 14,00 242,431 10 88 88 195 4669
% 75

89 626 BESNA NİSA ERDİN 8G 10 9 7,00 4 4 2,67 2 7 -0,33 2 6 0,00 2 5 0,33 5 7 2,67 25 38 12,34 241,414 11 89 89 196 4690
% 75

90 618 HAVVANUR TANRIKULU8G 7 9 4,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 8 10 4,67 6 14 1,33 30 54 12,00 240,042 12 90 90 197 4716
% 76

91 719 YİĞİT TANIR 8C 9 11 5,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 6 13 1,67 6 14 1,33 32 57 12,99 238,256 17 91 91 198 4760
% 76

92 763 ELİFSU AYDIN 8F 9 9 6,00 5 3 4,00 2 0 2,00 2 1 1,67 2 3 1,00 20 16 14,67 237,933 10 92 92 199 4770
% 77

93 343 KAAN YILDIRIM 8D 7 12 3,00 5 4 3,67 4 5 2,33 4 6 2,00 4 14 -0,67 8 10 4,67 32 51 15,00 237,767 11 93 93 200 4774
% 77

94 0 EFE DÜRKEN 8F 6 9 3,00 4 1 3,67 2 1 1,67 5 3 4,00 7 11 3,33 24 25 15,67 236,851 11 94 94 201 4794
% 77

95 0 MEHMET DURAN  11 8 8,33 5 4 3,67 0 7 -2,33 4 6 2,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 30 55 11,67 235,500 1 95 95 202 4826
% 77

96 291 ESRA ŞEYHSAİT 8G 7 13 2,67 7 3 6,00 6 3 5,00 4 4 2,67 2 2 1,33 26 25 17,67 235,348 13 96 96 203 4831
% 77

97 944 MU AMMET DEMİR 8A 8 12 4,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 6 13 1,67 9 11 5,33 28 61 7,67 235,129 10 97 97 204 4837
% 78

98 1055 ZEYNEP DANAYİYEN  B 5 15 0,00 3 7 0,67 3 7 0,67 10 0 10,00 7 13 2,67 7 13 2,67 35 55 16,68 234,562 1 98 98 205 4849
% 78

99 809 SİMAY TOPÇU 8D 8 9 5,00 4 6 2,00 2 7 -0,33 2 3 1,00 1 4 -0,33 5 4 3,67 22 33 11,01 234,410 12 99 99 207 4854
% 78

                                                3 / 6



OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ÖZEL ŞİRİNEVLER KÜLTÜR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU24BRY806 187 187 336 6234

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,45 6 3 4,99 5 4 4,26 5 3 3,68 7 4 5,57 11 6 9,21 45 26 36,16 314,230

Okul Ortalaması 8 10 4,85 4 5 2,82 4 5 2,01 4 4 2,72 3 7 0,99 6 9 3,56 30 39 16,95 245,240

KATILIMLAR

100 724 ZEYNEP DÜGEN 8H 6 10 2,67 7 3 6,00 6 4 4,67 0 1 -0,33 5 9 2,00 24 27 15,01 232,941 5 100 100 209 4880
% 78

101 36 MİRAÇ ÖZDEMİR 8F 6 14 1,33 6 4 4,67 5 5 3,33 9 0 9,00 1 2 0,33 27 25 18,66 229,595 12 101 101 210 4934
% 79

102 342 YASİN ÖRNEK 8C 4 10 0,67 3 5 1,33 4 3 3,00 3 5 1,33 7 7 4,67 4 11 0,33 25 41 11,33 228,808 18 102 102 211 4947
% 79

103 62 KADİR EREN ALTINKILIÇ8A 7 13 2,67 9 1 8,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 18 -4,00 8 12 4,00 34 56 15,34 228,111 11 103 103 213 4958
% 80

104 331 TALHA YORUCU 8D 8 12 4,00 6 4 4,67 5 5 3,33 1 3 0,00 20 24 12,00 226,239 13 104 104 215 4984
% 80

105 504 ARDA İLBAY 8C 8 12 4,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 5 15 0,00 6 14 1,33 30 60 10,00 224,849 19 105 105 217 5005
% 80

106 297 İLKER YUSU ZİYECH AKTAŞ8G 6 7 3,67 1 2 0,33 4 3 3,00 6 3 5,00 17 15 12,00 224,495 14 106 106 218 5009
% 80

107 1191 TAYFUNBARA ÇOSKUN8A 5 15 0,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 7 13 2,67 7 13 2,67 30 60 10,01 224,302 12 107 107 219 5013
% 80

108 571 S E M A A L A G A Z 8G 7 13 2,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 8 12 4,00 5 15 0,00 28 62 7,34 223,692 15 108 108 220 5023
% 81

109 1056 YİĞİT ERGİN 8B 7 13 2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 8 12 4,00 29 61 8,67 223,307 13 109 109 223 5037
% 81

110 941 EYLÜL CERE ALTINGÖZ8A 7 13 2,67 3 7 0,67 7 3 6,00 7 2 6,33 3 13 -1,33 5 15 0,00 32 53 14,34 222,740 13 110 110 224 5053
% 81

111 200 SEDİL SHOUMAN 8E 8 12 4,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 8 12 4,00 27 63 6,01 221,933 18 111 111 225 5065
% 81

112 842 YASEMİN KASSAP 8F 9 11 5,33 2 8 -0,67 3 6 1,00 3 5 1,33 17 30 6,99 220,750 13 112 112 226 5086
% 82

113 789 ALİYE NUR TELLİ 8D 9 11 5,33 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 17 -2,67 7 13 2,67 27 63 6,00 219,500 14 113 113 228 5117
% 82

114 966 EYLÜL KAVAK 8E 6 10 2,67 5 4 3,67 3 2 2,33 0 4 -1,33 3 6 1,00 17 26 8,34 218,996 19 114 114 230 5136
% 82

115 60 YUSUF KUŞAKLI OĞ 8H 7 13 2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 8 12 4,00 3 17 -2,67 28 62 7,33 218,480 6 115 115 231 5147
% 83

116 229 EMİN KOÇ 8E 6 14 1,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 7 13 2,67 5 15 0,00 28 62 7,33 218,128 20 116 116 232 5157
% 83

117 738 IRMAK EROL 8F 6 11 2,33 1 2 0,33 0 4 -1,33 7 2 6,33 0 1 -0,33 2 1 1,67 16 21 9,00 217,938 14 117 117 233 5158
% 83

118 1046 MEHMET ALİ GÜLER 8B 8 12 4,00 4 6 2,00 4 6 2,00 10 0 10,00 3 17 -2,67 4 16 -1,33 33 57 14,00 217,513 14 118 118 234 5170
% 83

119 110 ALİ IŞIK 8H 7 13 2,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 6 3 5,00 7 13 2,67 4 16 -1,33 28 61 7,68 216,727 7 119 119 235 5187
% 83

120 934 ERDEM UÇAR 8A 8 12 4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 8 12 4,00 4 16 -1,33 24 66 2,00 216,259 14 120 120 236 5196
% 83

121 0 FERDİ KADIOĞLU 8A 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 27 63 6,00 215,146 15 121 121 238 5220
% 84

122 341 HASAN ASLAN 8G 3 17 -2,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 6 4 4,67 5 15 0,00 8 12 4,00 30 60 10,00 214,467 16 122 122 240 5234
% 84

123 732 VİLDAN TURKUT 8C 8 12 4,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 7 13 2,67 2 18 -4,00 28 62 7,33 214,072 20 123 123 241 5244
% 84

124 791 ASLAN AKGÖL 8D 5 9 2,00 0 5 -1,67 5 1 4,67 1 3 0,00 1 0 1,00 12 18 6,00 213,803 15 124 124 243 5252
% 84

125 95 FATMA SUDE TIRTIR  F 6 10 2,67 1 3 0,00 2 2 1,33 0 4 -1,33 2 1 1,67 11 20 4,34 213,753 1 125 125 244 5254
% 84

126 450 RİMES DABBED 8A 8 12 4,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 26 64 4,66 213,203 16 126 126 245 5266
% 84

127 411 EFE DEMİRALEV 8C 3 9 0,00 4 3 3,00 0 7 -2,33 2 4 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 17 35 5,34 213,079 21 127 127 246 5270
% 85

128 0 OĞUL AKI  6 5 4,33 1 5 -0,67 3 0 3,00 1 6 -1,00 3 8 0,33 0 5 -1,67 14 29 4,32 211,222 2 128 128 249 5309
% 85

129 548 ÇAĞLA CEYLAN  F 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 15 25 6,66 211,174 2 129 129 250 5312
% 85

130 690 BURAK ELİBOL 8C 6 14 1,33 3 5 1,33 5 4 3,67 3 7 0,67 2 18 -4,00 8 12 4,00 27 60 7,00 210,237 22 130 130 253 5341
% 86

131 779 MEHMET ZAH D ŞAHİN8D 3 17 -2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 28 62 7,33 209,981 16 131 131 254 5352
% 86

132 784 ONUR EKİN 8D 7 9 4,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 1 11 -2,67 6 7 3,67 19 52 1,67 209,710 17 132 132 255 5365
% 86
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ÖZEL ŞİRİNEVLER KÜLTÜR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU24BRY806 187 187 336 6234

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,45 6 3 4,99 5 4 4,26 5 3 3,68 7 4 5,57 11 6 9,21 45 26 36,16 314,230

Okul Ortalaması 8 10 4,85 4 5 2,82 4 5 2,01 4 4 2,72 3 7 0,99 6 9 3,56 30 39 16,95 245,240

KATILIMLAR

133 947 KİNDARIAR DAİTONLAR8E 4 15 -1,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 6 14 1,33 27 62 6,33 209,193 21 133 133 257 5377
% 86

134 860 EYYÜP DİNLER 8F 9 11 5,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 26 64 4,66 207,333 15 134 134 259 5414
% 87

135 1068 EVİN ER 8B 5 15 0,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 8 12 4,00 26 64 4,66 204,999 15 135 135 261 5473
% 88

136 217 TUNAHAN GRAM 8G 6 14 1,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 0 10 -3,33 14 36 2,00 203,286 17 136 136 262 5504
% 88

137 0 ECRİN UZUNAL 8A 6 13 1,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 14 -0,67 5 15 0,00 24 63 3,00 203,184 17 137 137 263 5507
% 88

138 1054 ARDA TAHA ÇAYLAK 8B 4 16 -1,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 7 13 2,67 4 16 -1,33 26 64 4,67 203,043 16 138 138 264 5511
% 88

139 600 ESMA SAĞLAM 8G 5 12 1,00 0 4 -1,33 3 4 1,67 1 7 -1,33 2 5 0,33 4 10 0,67 15 42 1,01 202,215 18 139 139 266 5534
% 89

140 821 LİVANUR AKİN 8E 8 12 4,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 11 39 -2,00 202,011 22 140 140 267 5539
% 89

141 728 BÜNYAMİN BİRLİKER 8E 6 14 1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 4 16 -1,33 8 12 4,00 21 69 -2,00 201,458 23 141 141 268 5553
% 89

142 997 KİNDAR DALTON 8E 3 17 -2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 5 14 0,33 23 66 0,99 200,708 24 142 142 270 5569
% 89

143 657 ABDULLAH MUSTAFA 8G 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 25 65 3,32 200,299 19 143 143 271 5587
% 90

144 0 EREN K A R A T A Ş 8F 6 14 1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 15 0,00 5 15 0,00 23 67 0,66 200,232 16 144 144 272 5590
% 90

145 289 BARAN KUŞ 8 6 14 1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 7 3 6,00 3 17 -2,67 4 16 -1,33 28 62 7,33 199,886 2 145 145 273 5597
% 90

146 66 KUZEY TIRTIR 8A 7 13 2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 3 17 -2,67 24 66 2,00 199,047 18 146 146 275 5625
% 90

147 80 HAKİM ZİYECH 8 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 8 2 7,33 4 16 -1,33 4 16 -1,33 26 64 4,66 198,070 3 147 147 276 5657
% 91

148 835 E  R ÇİFÇİ 8F 4 16 -1,33 1 9 -2,00 0 10 -3,33 0 10 -3,33 6 14 1,33 8 11 4,33 19 70 -4,33 197,832 17 148 148 277 5662
% 91

149 0 ZELAL DİREKÇİ 8H 3 12 -1,00 2 6 0,00 2 6 0,00 0 7 -2,33 4 5 2,33 1 4 -0,33 12 40 -1,33 195,442 8 149 149 281 5720
% 92

150 969 AZRA KUL 8E 5 10 1,67 0 6 -2,00 3 2 2,33 0 5 -1,67 1 7 -1,33 9 30 -1,00 195,099 25 150 150 282 5730
% 92

151 0 SERGİO RAMOOOSSS 8 6 14 1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 21 69 -2,01 194,814 4 151 151 283 5738
% 92

152 0 HİRANUR AKİN 8D 4 11 0,33 3 6 1,00 1 4 -0,33 0 5 -1,67 8 26 -0,67 194,725 18 152 152 284 5740
% 92

153 900 ESMA SANCAK 8A 6 14 1,33 8 2 7,33 5 5 3,33 4 6 2,00 1 19 -5,33 4 16 -1,33 28 62 7,33 193,909 19 153 153 285 5760
% 92

154 926 ÖMER ARI 8A 4 14 -0,67 2 8 -0,67 3 6 1,00 5 5 3,33 4 15 -1,00 5 15 0,00 23 63 1,99 193,428 20 154 154 286 5768
% 93

155 307 BERFİN ÇİFÇİ 8D 7 13 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 2 18 -4,00 23 67 0,68 193,228 19 155 155 287 5777
% 93

156 421 FERAH MÜCEDDAMİ 8D 5 9 2,00 3 4 1,67 0 2 -0,67 2 2 1,33 1 11 -2,67 2 8 -0,67 13 36 0,99 192,878 20 156 156 288 5788
% 93

157 23 MERT YILDIZ 8D 2 10 -1,33 3 5 1,33 2 5 0,33 7 20 0,33 191,813 21 157 157 289 5812
% 93

158 168 EDİN DZEKO 8A 6 14 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 20 70 -3,34 189,517 21 158 158 291 5863
% 94

159 318 KEREM GÜLMEZ 8H 4 12 0,00 2 5 0,33 0 9 -3,00 1 7 -1,33 5 7 2,67 2 13 -2,33 14 53 -3,66 189,318 9 159 159 292 5868
% 94

160 927 AMİNE GÖKÇUR 8A 5 15 0,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 18 -4,00 6 14 1,33 23 67 0,66 189,051 22 160 160 294 5877
% 94

161 1171 MELEKRABİY KARAKOÇ8G 5 15 0,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 7 33 -4,00 188,420 20 161 161 295 5887
% 94

162 656 NİSANUR ÇALBAY 8E 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 15 0,00 4 16 -1,33 23 67 0,67 188,331 26 162 162 296 5889
% 94

163 1034 EMİRCAN ONUR 8H 4 13 -0,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 0 5 -1,67 8 34 -3,33 188,107 10 163 163 297 5892
% 95

164 531 CAVA ALHAC MUHAMED 6 14 1,33 4 6 2,00 0 10 -3,33 5 5 3,33 5 15 0,00 2 18 -4,00 22 68 -0,67 186,072 3 164 164 298 5920
% 95

165 9 HÜSEYİN TİRYAKİ 8H 5 15 0,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 20 70 -3,35 186,048 11 165 165 299 5921
% 95
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ÖZEL ŞİRİNEVLER KÜLTÜR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU24BRY806 187 187 336 6234

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,45 6 3 4,99 5 4 4,26 5 3 3,68 7 4 5,57 11 6 9,21 45 26 36,16 314,230

Okul Ortalaması 8 10 4,85 4 5 2,82 4 5 2,01 4 4 2,72 3 7 0,99 6 9 3,56 30 39 16,95 245,240

KATILIMLAR

166 84 YUSUF V O L 8B 3 16 -2,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 8 31 -2,33 184,774 17 166 166 302 5948
% 95

167 978 ECE SÖNMEZ 8E 3 17 -2,67 2 5 0,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 10 37 -2,34 184,504 27 167 167 303 5954
% 96

168 607 GÜLÇİN KARABULUT 8G 3 17 -2,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 8 12 4,00 18 72 -6,00 183,340 21 168 168 304 5975
% 96

169 89 YUSUF BEYAZİT 8A 5 15 0,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 0 10 -3,33 5 15 0,00 3 17 -2,67 20 70 -3,34 183,004 23 169 169 305 5981
% 96

170 965 SCUBA DİVİNG 8B 2 13 -2,33 5 5 3,33 0 10 -3,33 0 9 -3,00 5 9 2,00 2 10 -1,33 14 56 -4,66 182,305 18 170 170 306 5993
% 96

171 1031 İSA DENİZ 8H 1 4 -0,33 1 4 -0,33 2 14 -2,67 5 15 0,00 9 37 -3,33 182,283 12 171 171 307 5995
% 96

172 628 BARAN ŞENTÜRK 8G 3 17 -2,67 2 8 -0,67 1 4 -0,33 6 29 -3,67 181,426 22 172 172 308 6009
% 96

173 211 SAMET ÇELİK 8B 3 17 -2,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 4 16 -1,33 18 72 -6,00 180,878 19 173 173 309 6019
% 97

174 798 ECRİN DAĞISTAN 8D 2 17 -3,67 4 6 2,00 2 4 0,67 1 6 -1,00 4 11 0,33 3 11 -0,67 16 55 -2,34 180,569 22 174 174 310 6022
% 97

175 1107 MUHAMMED RABİ    KASIM8 7 13 2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 18 -4,00 3 16 -2,33 20 69 -3,00 180,355 5 175 175 311 6026
% 97

176 870 HALE TANTU 8F 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 19 71 -4,67 180,266 18 176 176 312 6027
% 97

177 381 AYAZ   Ü ÇINARV     VVV8B 4 16 -1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 5 15 0,00 18 72 -5,99 178,219 20 177 177 315 6055
% 97

178 106 ARDA SAKALLI 8A 6 14 1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 3 17 -2,67 19 71 -4,68 177,365 24 178 178 316 6067
% 97

179 76 DERİN KAYA 8F 3 9 0,00 0 6 -2,00 2 5 0,33 2 5 0,33 1 7 -1,33 1 10 -2,33 9 42 -5,00 177,273 19 179 179 317 6069
% 97

180 1097 KAAN BAKIRCI 8F 3 17 -2,67 2 8 -0,67 1 8 -1,67 4 6 2,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 19 70 -4,34 176,408 20 180 180 318 6078
% 97

181 43 YUSUF DOĞAN 8D 4 16 -1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 2 18 -4,00 19 71 -4,67 176,238 23 181 181 319 6079
% 98

182 0 İHSAN KUTSAL 8F 4 16 -1,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 5 15 0,00 16 74 -8,67 169,493 21 182 182 325 6153
% 99

183 1058 YUSUF KAÇAN 8B 3 17 -2,67 0 9 -3,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 18 -4,00 4 15 -1,00 15 73 -9,34 159,835 21 183 183 328 6192
% 99

184 404 SANEM AVCI 8C 1 19 -5,33 4 6 2,00 0 10 -3,33 6 4 4,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 18 72 -5,99 158,761 23 184 184 329 6195
% 99

185 459 KERİM YARDIMCI 8F 1 19 -5,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 4 16 -1,33 15 75 -9,99 156,294 22 185 185 330 6198
% 99

186 4 SERGEO RAMOS 8A 1 3 0,00 1 3 0,00

187 0 AHMET HASÇELİK 8G 0 0 0,00
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