
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ÖZEL ŞİRİNEVLER KÜLTÜR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU24BRY606 222 222 224 2707

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,09 5 4 3,25 5 4 3,52 5 4 3,36 7 8 4,70 11 7 8,41 42 35 30,33 296,860

Okul Ortalaması 8 11 4,04 4 5 1,92 3 6 1,64 3 6 1,29 4 11 0,65 7 10 3,78 30 49 13,32 237,180

KATILIMLAR

1 199 HALA TARAKJİ 6H 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 7 7,67 18 2 17,33 70 17 64,34 397,534 1 1 1 3 383
% 14

2 476 HAZAR BULUT 6G 15 4 13,67 8 1 7,67 9 1 8,67 4 6 2,00 14 6 12,00 14 5 12,33 64 23 56,34 388,328 1 2 2 4 450
% 17

3 575 ENES SOYDOĞAN 6C 15 4 13,67 10 0 10,00 7 3 6,00 9 1 8,67 1 0 1,00 19 1 18,67 61 9 58,01 376,546 1 3 3 5 547
% 20

4 328 ZEHRA GÖZEN 6C 15 2 14,33 7 2 6,33 8 1 7,67 8 0 8,00 6 5 4,33 15 4 13,67 59 14 54,33 369,055 2 4 4 6 602
% 22

5 546 DİCLE ONUK 6C 15 4 13,67 8 2 7,33 6 3 5,00 8 1 7,67 5 4 3,67 13 7 10,67 55 21 48,01 347,036 3 5 5 7 780
% 29

6 248 SERKAN KÜÇÜK 6D 11 6 9,00 7 2 6,33 5 3 4,00 8 1 7,67 8 7 5,67 15 3 14,00 54 22 46,67 345,447 1 6 6 8 788
% 29

7 376 ASYA ELALDI 6F 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 4 8 1,33 14 6 12,00 57 25 48,66 344,889 1 7 7 9 797
% 29

8 34 BEREN TURAN 6C 12 8 9,33 9 1 8,67 6 4 4,67 5 5 3,33 7 3 6,00 14 6 12,00 53 27 44,00 338,670 4 8 8 10 862
% 32

9 327 MUHAMMED GÖZEN 6C 12 2 11,33 5 3 4,00 7 2 6,33 1 3 0,00 7 4 5,67 13 3 12,00 45 17 39,33 336,329 5 9 9 11 885
% 33

10 74 HAMZA İNCE 6A 17 3 16,00 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 4 5 2,33 7 0 7,00 49 17 43,33 333,754 1 10 10 12 907
% 34

11 1005 KÖKSAL KALKAVAN 6G 13 3 12,00 6 4 4,67 5 3 4,00 3 4 1,67 8 3 7,00 10 3 9,00 45 20 38,34 331,709 2 11 11 13 929
% 34

12 889 TUANA NUR ASLAN 6F 12 8 9,33 6 3 5,00 10 0 10,00 10 0 10,00 3 14 -1,67 16 4 14,67 57 29 47,33 331,157 2 12 12 14 940
% 35

13 81 ECRİN FATM AKDOĞAN6G 15 5 13,33 9 1 8,67 5 5 3,33 9 1 8,67 7 13 2,67 11 9 8,00 56 34 44,67 330,889 3 13 13 15 943
% 35

14 848 ELMİRA SARI 6F 14 5 12,33 8 2 7,33 6 1 5,67 7 3 6,00 10 4 8,67 45 15 40,00 330,397 3 14 14 16 949
% 35

15 1024 HAMZA ALTUN 6G 13 5 11,33 2 3 1,00 9 4 7,67 13 3 12,00 37 15 32,00 327,819 4 15 15 17 970
% 36

16 1024 HAMZA ALTUN 6G 13 5 11,33 2 3 1,00 9 4 7,67 13 3 12,00 37 15 32,00 327,819 4 15 15 17 970
% 36

17 631 ÖNDER BERK YEŞİLÇAY6C 9 10 5,67 3 7 0,67 7 3 6,00 7 3 6,00 6 9 3,00 18 2 17,33 50 34 38,67 325,234 6 17 17 19 995
% 37

18 550 BERRA NUR DUYMUŞ 6C 11 6 9,00 7 2 6,33 6 3 5,00 5 5 3,33 5 5 3,33 14 5 12,33 48 26 39,32 324,010 7 18 18 20 1008
% 37

19 447 ÖMER DAĞAL 6E 13 6 11,00 6 4 4,67 4 1 3,67 3 0 3,00 5 4 3,67 12 3 11,00 43 18 37,01 322,815 1 19 19 21 1019
% 38

20 191 PERNUR EVCAN 6B 11 9 8,00 6 4 4,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 16 4 14,67 49 41 35,34 322,689 1 20 20 22 1021
% 38

21 25 ELİF ÇOPAR 6C 10 10 6,67 7 3 6,00 6 3 5,00 5 4 3,67 6 4 4,67 14 5 12,33 48 29 38,34 319,485 8 21 21 23 1056
% 39

22 14 MELEK ALZOUBİ 6 9 11 5,33 5 5 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 8 12 4,00 16 4 14,67 49 41 35,33 314,391 1 22 22 24 1099
% 41

23 42 AHMET KAAN KORKMAZ6C 11 8 8,33 7 2 6,33 6 4 4,67 2 2 1,33 5 2 4,33 12 5 10,33 43 23 35,32 313,462 9 23 23 25 1115
% 41

24 32 MUSTAFA İNCE 6C 14 6 12,00 5 2 4,33 6 4 4,67 2 4 0,67 3 9 0,00 13 4 11,67 43 29 33,34 312,145 10 24 24 26 1125
% 42

25 803 İBRAHİM URAŞ 6A 14 6 12,00 6 4 4,67 7 3 6,00 4 1 3,67 10 9 7,00 41 23 33,34 310,564 2 25 25 27 1146
% 42

26 323 YUSUF ATEŞ 6C 11 8 8,33 3 4 1,67 5 4 3,67 6 4 4,67 4 3 3,00 14 6 12,00 43 29 33,34 310,040 11 26 26 28 1150
% 42

27 325 BERRA TOPTAŞ 6D 13 6 11,00 7 3 6,00 6 4 4,67 3 7 0,67 7 13 2,67 11 7 8,67 47 40 33,68 309,530 2 27 27 29 1153
% 43

28 867 GEVHER CANAN 6F 13 7 10,67 7 3 6,00 6 4 4,67 1 8 -1,67 14 6 12,00 41 28 31,67 306,975 4 28 28 30 1180
% 44

29 632 KERE M ÖZTÜRK 6C 15 5 13,33 6 3 5,00 7 3 6,00 8 2 7,33 7 4 5,67 43 17 37,33 306,879 12 29 29 31 1182
% 44

30 608 YASİN ASLAN 6C 10 5 8,33 4 4 2,67 4 3 3,00 4 4 2,67 6 5 4,33 11 2 10,33 39 23 31,33 306,212 13 30 30 32 1187
% 44

31 736 MERT ÖZTÜRK 6A 16 4 14,67 3 7 0,67 3 2 2,33 6 2 5,33 8 2 7,33 1 1 0,67 37 18 31,00 306,049 3 31 31 33 1189
% 44

32 1003 ENSAR SEÇEN 6G 11 7 8,67 7 1 6,67 5 4 3,67 7 1 6,67 3 2 2,33 8 1 7,67 41 16 35,68 302,099 6 32 32 34 1225
% 45

33 88700 YUSUF EREN ÇİFTÇİ 6F 14 6 12,00 6 2 5,33 8 2 7,33 1 0 1,00 7 1 6,67 36 11 32,33 298,743 5 33 33 35 1251
% 46
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ÖZEL ŞİRİNEVLER KÜLTÜR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU24BRY606 222 222 224 2707

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,09 5 4 3,25 5 4 3,52 5 4 3,36 7 8 4,70 11 7 8,41 42 35 30,33 296,860

Okul Ortalaması 8 11 4,04 4 5 1,92 3 6 1,64 3 6 1,29 4 11 0,65 7 10 3,78 30 49 13,32 237,180

KATILIMLAR

34 621 SİNEM ÇAPCI 6D 15 5 13,33 4 6 2,00 7 3 6,00 4 6 2,00 7 13 2,67 8 12 4,00 45 45 30,00 298,313 3 34 34 36 1256
% 46

35 599 KEVSER DÖNER 6C 10 9 7,00 4 5 2,33 7 2 6,33 3 3 2,00 4 6 2,00 13 7 10,67 41 32 30,33 296,639 14 35 35 37 1270
% 47

36 697 DURU ARGUÇ 6B 12 8 9,33 1 4 -0,33 2 3 1,00 6 4 4,67 6 10 2,67 12 6 10,00 39 35 27,34 296,327 2 36 36 38 1273
% 47

37 1130 MERVE NUR TEKİN 6H 13 7 10,67 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 2 2 1,33 11 9 8,00 40 34 28,67 295,227 2 37 37 39 1289
% 48

38 1157 ENES ARIKBUĞA 6H 11 8 8,33 5 4 3,67 7 3 6,00 3 2 2,33 1 1 0,67 12 7 9,67 39 25 30,67 294,725 3 38 38 40 1297
% 48

39 537 ŞEVVAL TERZİ 6E 10 10 6,67 5 5 3,33 7 3 6,00 8 2 7,33 2 15 -3,00 15 5 13,33 47 40 33,66 294,001 2 39 39 41 1303
% 48

40 326 RÜYA SARIGÜL 6C 12 2 11,33 3 2 2,33 5 3 4,00 4 1 3,67 0 4 -1,33 10 2 9,33 34 14 29,33 293,881 15 40 40 42 1305
% 48

41 879 MİHRİMAH CANAN 6F 11 9 8,00 9 1 8,67 2 0 2,00 4 4 2,67 3 5 1,33 11 7 8,67 40 26 31,34 293,200 6 41 41 43 1313
% 49

42 879 MİHRİMAH CANAN 6F 11 9 8,00 9 1 8,67 2 0 2,00 4 4 2,67 3 5 1,33 11 7 8,67 40 26 31,34 293,200 6 41 41 43 1313
% 49

43 1152 ARDA KAYA 6H 6 2 5,33 6 3 5,00 8 2 7,33 4 2 3,33 1 2 0,33 12 4 10,67 37 15 31,99 290,648 4 43 43 45 1341
% 50

44 61 SEYRANA KANC 6A 8 12 4,00 5 5 3,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 11 5,33 8 4 6,67 45 37 32,66 290,341 4 44 44 46 1346
% 50

45 22 HALİL.İ DİLSİZOĞLU 6C 12 8 9,33 3 7 0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 5 15 0,00 12 8 9,33 43 47 27,33 289,372 16 45 45 47 1361
% 50

46 474 ARDA CEM KARAKAŞ 6E 7 13 2,67 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 4 15 -1,00 16 4 14,67 46 43 31,67 289,019 3 46 46 48 1366
% 50

47 79 GÖKÇE NAZ ASLAN 6F 10 10 6,67 8 2 7,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 13 7 10,67 41 49 24,67 286,485 8 47 47 49 1398
% 52

48 255 BEREN YOZKURT 6D 16 4 14,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 12 8 9,33 39 51 21,99 286,338 4 48 48 50 1399
% 52

49 98 YUSUF EMİR BÜLBÜL 6A 13 7 10,67 10 0 10,00 6 4 4,67 5 5 3,33 4 15 -1,00 5 3 4,00 43 34 31,67 283,900 5 49 49 51 1418
% 52

50 284 FATMA HAMAMEH 6B 10 7 7,67 5 3 4,00 6 3 5,00 4 5 2,33 5 11 1,33 10 8 7,33 40 37 27,66 283,688 3 50 50 52 1421
% 52

51 156 MUSTAFA ÖZDEN 6A 10 10 6,67 6 4 4,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 14 6 12,00 41 49 24,68 283,289 6 51 51 53 1425
% 53

52 28 ENSAR  ANI ÇİFTCİOĞLU6C 14 5 12,33 5 3 4,00 6 3 5,00 3 5 1,33 6 9 3,00 4 10 0,67 38 35 26,33 282,048 17 52 52 54 1437
% 53

53 584 EFE YILMAZ 6C 8 8 5,33 6 3 5,00 5 2 4,33 4 2 3,33 4 2 3,33 7 2 6,33 34 19 27,65 279,828 18 53 53 55 1456
% 54

54 117 YUSUF ACAR 6A 8 9 5,00 2 7 -0,33 6 4 4,67 1 5 -0,67 5 8 2,33 12 4 10,67 34 37 21,67 277,742 7 54 54 56 1479
% 55

55 831 BEYZANUR TÜFEKÇİ 6F 9 8 6,33 7 3 6,00 3 5 1,33 1 9 -2,00 13 7 10,67 33 32 22,33 275,799 9 55 55 57 1497
% 55

56 277 EMRE IŞIK 6C 9 8 6,33 6 1 5,67 5 5 3,33 3 4 1,67 0 1 -0,33 11 7 8,67 34 26 25,34 274,904 19 56 56 58 1507
% 56

57 73 BER A  Ğ 6A 12 8 9,33 4 6 2,00 4 6 2,00 7 3 6,00 5 15 0,00 9 11 5,33 41 49 24,66 273,518 8 57 57 59 1519
% 56

58 141 BEY DOMURCUK 6B 10 7 7,67 6 3 5,00 5 1 4,67 1 1 0,67 1 2 0,33 7 3 6,00 30 17 24,34 272,448 4 58 58 60 1535
% 57

59 83 YUSUF MERT GEDİK 6E 8 8 5,33 5 5 3,33 2 7 -0,33 4 6 2,00 5 8 2,33 11 7 8,67 35 41 21,33 271,557 4 59 59 61 1543
% 57

60 282 MELEK KARAOĞLU 6D 11 9 8,00 1 3 0,00 5 5 3,33 5 5 3,33 7 13 2,67 8 12 4,00 37 47 21,33 268,747 5 60 60 62 1567
% 58

61 464 KUBRA ÖZOĞUL 6A 7 8 4,33 3 4 1,67 5 5 3,33 2 2 1,33 11 4 9,67 28 23 20,33 268,261 9 61 61 63 1572
% 58

62 133 AYŞEGÜL TÜFEKCİ 6B 9 10 5,67 2 0 2,00 0 2 -0,67 5 2 4,33 1 5 -0,67 12 5 10,33 29 24 20,99 267,794 5 62 62 64 1577
% 58

63 38 NİSANUR ÇAM 6G 9 11 5,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 6 1,00 6 10 2,67 10 9 7,00 36 48 20,00 267,438 7 63 63 65 1579
% 58

64 647 ZÜMRÜT S. ÇİÇEK 6D 10 10 6,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 9 11 5,33 37 53 19,34 264,273 6 64 64 66 1616
% 60

65 692 TAHA İYEM 6A 8 11 4,33 7 3 6,00 8 2 7,33 3 6 1,00 4 10 0,67 6 2 5,33 36 34 24,66 263,854 10 65 65 67 1626
% 60

66 241 MAZEN JRAB 6D 9 11 5,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 11 9 8,00 35 55 16,67 263,669 7 66 66 68 1628
% 60
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,09 5 4 3,25 5 4 3,52 5 4 3,36 7 8 4,70 11 7 8,41 42 35 30,33 296,860

Okul Ortalaması 8 11 4,04 4 5 1,92 3 6 1,64 3 6 1,29 4 11 0,65 7 10 3,78 30 49 13,32 237,180

KATILIMLAR

67 930 NAZLI EMİN AKPINAR 6G 12 3 11,00 4 3 3,00 3 3 2,00 5 4 3,67 3 11 -0,67 4 7 1,67 31 31 20,67 260,941 8 67 67 69 1663
% 61

68 161 ZEYNEP TİRYAKİ 6B 7 5 5,33 5 0 5,00 3 2 2,33 2 3 1,00 3 3 2,00 5 1 4,67 25 14 20,33 259,961 6 68 68 70 1673
% 62

69 108 HİRA NUR TAŞ 6B 9 10 5,67 5 4 3,67 5 4 3,67 2 6 0,00 4 16 -1,33 11 9 8,00 36 49 19,68 259,796 7 69 69 71 1677
% 62

70 388 ELANUR ÖZTÜRK 6E 8 12 4,00 3 6 1,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 9 11 5,33 9 11 5,33 34 55 15,66 258,764 5 70 70 72 1683
% 62

71 857 HÜSEYİN GERGÖZ  F 7 8 4,33 3 4 1,67 8 0 8,00 1 4 -0,33 1 6 -1,00 9 4 7,67 29 26 20,34 258,446 1 71 71 73 1688
% 62

72 674 MÜCAHİT ARPACI 6E 9 11 5,33 3 7 0,67 5 5 3,33 7 3 6,00 1 9 -2,00 8 2 7,33 33 37 20,66 256,190 6 72 72 74 1709
% 63

73 871 YİĞİTCAN YİĞİT 6F 8 11 4,33 5 5 3,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 8 10 4,67 7 13 2,67 35 52 17,67 255,840 10 73 73 75 1714
% 63

74 619 FEYZA  NU TOPAL 6D 12 8 9,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 34 56 15,33 255,597 8 74 74 76 1720
% 64

75 651 EVİN BAHAR GİNYOL 6G 8 12 4,00 4 6 2,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 7 13 2,67 9 11 5,33 35 55 16,67 254,672 9 75 75 77 1729
% 64

76 1176 EFSUN ÖKSÜZ 6B 12 8 9,33 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 3 17 -2,67 4 0 4,00 32 42 17,99 253,174 8 76 76 78 1741
% 64

77 843 EM YETKİN  F 10 10 6,67 7 3 6,00 4 6 2,00 10 0 10,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 41 49 24,67 252,767 2 77 77 79 1746
% 64

78 613 ZEYNEP AKBULUT 6D 12 8 9,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 8 11 4,33 32 57 12,99 252,055 9 78 78 80 1756
% 65

79 909 ELA YAVUZ 6F 4 16 -1,33 5 3 4,00 9 1 8,67 10 0 10,00 3 17 -2,67 11 7 8,67 42 44 27,34 251,577 11 79 79 81 1761
% 65

80 1061 İBRAHİM DUYĞULU 6E 5 5 3,33 5 5 3,33 5 3 4,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 6 7 3,67 28 33 16,99 250,693 7 80 80 82 1770
% 65

81 69 BETÜL MORKOÇ 6D 11 6 9,00 0 1 -0,33 3 1 2,67 2 0 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 18 8 15,34 249,796 10 81 81 83 1781
% 66

82 198 ASLI KARA 6B 12 8 9,33 0 4 -1,33 0 4 -1,33 6 4 4,67 0 7 -2,33 8 8 5,33 26 35 14,34 249,711 9 82 82 84 1782
% 66

83 15 HAZAL TEPEGÖZ 6H 11 9 8,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 33 57 14,00 249,390 5 83 83 85 1784
% 66

84 611 MELİKE KARA 6D 13 7 10,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 6 12 2,00 6 14 1,33 30 58 10,66 249,230 11 84 84 86 1786
% 66

85 460 BERAT TOPAL 6E 4 13 -0,33 5 5 3,33 4 6 2,00 2 6 0,00 7 8 4,33 9 9 6,00 31 47 15,33 245,839 8 85 85 87 1814
% 67

86 921 MERT KAYA 6F 7 13 2,67 3 4 1,67 7 2 6,33 0 7 -2,33 8 12 4,00 6 11 2,33 31 49 14,67 244,276 12 86 86 88 1828
% 68

87 1163 ERKAM GULTEKİN 6H 10 10 6,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 9 11 5,33 32 58 12,66 243,350 6 87 87 89 1835
% 68

88 82 MERVE SİNANOGLU 6E 7 12 3,00 6 3 5,00 5 5 3,33 0 1 -0,33 0 1 -0,33 9 11 5,33 27 33 16,00 242,533 9 88 88 90 1843
% 68

89 964 PINAR TARHAN 6B 7 9 4,00 3 5 1,33 0 7 -2,33 2 4 0,67 0 7 -2,33 12 6 10,00 24 38 11,34 242,280 10 89 89 91 1844
% 68

90 1205 M. ASAF DEMİR 6D 13 6 11,00 6 4 4,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 12 0,00 3 17 -2,67 32 53 14,33 242,130 12 90 90 92 1846
% 68

91 765 MELİSA BULUT 6A 11 9 8,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 6 14 1,33 31 59 11,33 241,988 11 91 91 93 1850
% 68

92 423 TÜRKER ALİ AKTAŞ 6E 5 11 1,33 2 6 0,00 3 4 1,67 3 5 1,33 6 7 3,67 8 9 5,00 27 42 13,00 241,961 10 92 92 94 1852
% 68

93 569 ROZELİN TUT K 6C 6 14 1,33 4 6 2,00 5 5 3,33 9 1 8,67 2 18 -4,00 11 9 8,00 37 53 19,33 239,283 20 93 93 95 1874
% 69

94 541 EREN KARA 6C 6 12 2,00 5 2 4,33 5 4 3,67 3 6 1,00 7 11 3,33 6 14 1,33 32 49 15,66 238,810 21 94 94 96 1881
% 69

95 441 ECRİN JİND ALPER 6G 10 10 6,67 4 4 2,67 6 4 4,67 2 3 1,00 22 21 15,01 238,549 10 95 95 97 1886
% 70

96 84 YUNUS EMRE TUNÇİL 6A 8 12 4,00 4 6 2,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 7 13 2,67 6 14 1,33 32 58 12,67 238,166 12 96 96 98 1891
% 70

97 406 BETÜL CÜNEYT 6H 9 11 5,33 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 7 13 2,67 6 14 1,33 30 60 10,00 236,682 7 97 97 99 1899
% 70

98 825 HALİL İBRA İM 6F 9 10 5,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 5 3 4,00 2 7 -0,33 6 5 4,33 25 42 11,01 236,669 13 98 98 100 1900
% 70

99 249 AHMET SAİ AYDIN 6D 9 7 6,67 4 4 2,67 1 4 -0,33 1 9 -2,00 5 15 0,00 7 13 2,67 27 52 9,68 235,531 13 99 99 101 1910
% 71
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
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Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,09 5 4 3,25 5 4 3,52 5 4 3,36 7 8 4,70 11 7 8,41 42 35 30,33 296,860

Okul Ortalaması 8 11 4,04 4 5 1,92 3 6 1,64 3 6 1,29 4 11 0,65 7 10 3,78 30 49 13,32 237,180

KATILIMLAR

100 21 LİMAR   İ EMİN 6C 10 10 6,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 4 2,67 3 6 1,00 6 14 1,33 27 50 10,34 235,463 22 100 100 102 1911
% 71

101 985 HASAN SOU MAN 6D 8 12 4,00 9 1 8,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 34 56 15,34 234,682 14 101 101 103 1923
% 71

102 176 AHMADJON DJURAEV 6F 8 12 4,00 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 35 55 16,67 234,490 14 102 102 104 1925
% 71

103 845 CANSU ALPER 6F 7 10 3,67 6 2 5,33 0 10 -3,33 4 6 2,00 0 6 -2,00 7 2 6,33 24 36 12,00 233,879 15 103 103 105 1936
% 72

104 71 BATUHAN DEMİR DUMAN6F 10 10 6,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 3 17 -2,67 8 12 4,00 31 59 11,33 233,367 16 104 104 106 1938
% 72

105 12 MERT AKKAYA 6A 5 15 0,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 10 10 6,67 31 59 11,34 233,331 13 105 105 107 1939
% 72

106 132 NEHİR YARICI 6F 11 9 8,00 7 3 6,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 3 17 -2,67 7 13 2,67 30 60 10,00 231,839 17 106 106 108 1952
% 72

107 528 ESMANUR DALGIÇ 6E 7 11 3,33 3 5 1,33 3 7 0,67 1 8 -1,67 5 15 0,00 8 9 5,00 27 55 8,66 230,853 11 107 107 109 1962
% 72

108 4 GÖKSU YARE ÇETİNEL 6G 7 13 2,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 8 12 4,00 31 59 11,34 230,355 11 108 108 110 1972
% 73

109 894 KAYRA MERT ARAL 6E 6 14 1,33 5 4 3,67 1 5 -0,67 2 3 1,00 4 9 1,00 7 8 4,33 25 43 10,66 229,028 12 109 109 111 1987
% 73

110 980 HAYRİYE DOĞAN 6G 8 8 5,33 4 4 2,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 7 13 2,67 28 56 9,34 228,495 12 110 110 112 1992
% 74

111 65 MEHMET DEMİRCAN 6A 9 11 5,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 7 13 2,67 4 16 -1,33 29 61 8,67 227,800 14 111 111 113 1997
% 74

112 1159 AYŞ E 6H 8 11 4,33 3 6 1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 7 12 3,00 4 15 -1,00 28 58 8,67 226,167 8 112 112 114 2013
% 74

113 998 HAVİN ER 6G 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 5 15 0,00 11 9 8,00 26 64 4,66 226,167 13 112 112 114 2013
% 74

114 1035 EDİZ CAN TANIR 6G 10 10 6,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 6 0,00 20 38 7,33 225,746 14 114 114 116 2019
% 75

115 3 MELEK MUSTAFA 6E 7 13 2,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 4 16 -1,33 9 11 5,33 29 61 8,67 224,822 13 115 115 117 2029
% 75

116 742 AYŞENUR KARANFİL 6B 14 6 12,00 2 2 1,33 1 9 -2,00 0 8 -2,67 5 15 0,00 2 18 -4,00 24 58 4,66 224,821 11 116 116 118 2030
% 75

117 232 ZEKİ DEMİR 6B 5 14 0,33 3 7 0,67 2 7 -0,33 2 7 -0,33 6 12 2,00 8 10 4,67 26 57 7,01 223,945 12 117 117 119 2040
% 75

118 427 VAHDETTİN TAHRA 6E 7 13 2,67 3 6 1,00 5 5 3,33 4 6 2,00 7 13 2,67 4 16 -1,33 30 59 10,34 223,204 14 118 118 120 2048
% 76

119 717 FATMA ERDOĞAN 6A 6 14 1,33 6 4 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 5 2,33 1 3 0,00 24 39 11,00 223,042 15 119 119 121 2050
% 76

120 950 EMRE ALTUNBAŞ 6G 3 17 -2,67 3 6 1,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 10 10 6,67 6 14 1,33 29 60 8,99 222,446 15 120 120 122 2057
% 76

121 681 MİRAÇ EMİN TOPAL 6C 8 12 4,00 1 9 -2,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 5 12 1,00 7 12 3,00 25 61 4,67 222,143 23 121 121 123 2062
% 76

122 90 BERİVAN BÜYÜKKAYA 6D 10 10 6,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 2 18 -4,00 28 62 7,35 221,960 15 122 122 124 2067
% 76

123 389 AYŞE SERRA DEMİRCİ 6D 5 15 0,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 7 13 2,67 27 63 6,00 221,929 16 123 123 125 2068
% 76

124 243 ER AN KO LY 6D 8 9 5,00 3 5 1,33 0 3 -1,00 1 6 -1,00 3 7 0,67 5 13 0,67 20 43 5,67 220,893 17 124 124 126 2079
% 77

125 1128 ESRA FAZLİ 6H 4 16 -1,33 3 7 0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 9 11 5,33 31 59 11,34 220,822 9 125 125 127 2082
% 77

126 646 FIRAT DEMİREL 6D 4 16 -1,33 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 31 59 11,33 220,527 18 126 126 128 2086
% 77

127 1049 ZEYNEP DUYĞULU 6G 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 28 62 7,34 217,157 16 127 127 129 2131
% 79

128 751 İREM ERSAYİT 6A 6 7 3,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 17 36 5,01 216,034 16 128 128 130 2144
% 79

129 865 ELİF RUKEN ASLA N 6 8 12 4,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 7 -0,33 3 8 0,33 19 41 5,34 215,440 2 129 129 131 2153
% 80

130 764 ESMANUR TOPAL 6A 5 8 2,33 0 1 -0,33 5 4 3,67 0 1 -0,33 4 8 1,33 2 7 -0,33 16 29 6,34 215,108 17 130 130 132 2158
% 80

131 924 ECRİNSU AKBABA 6F 3 17 -2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 8 12 4,00 27 63 6,01 214,394 18 131 131 133 2169
% 80

132 1155 NERGİZ AVAĞ 6H 6 14 1,33 2 4 0,67 2 6 0,00 1 0 1,00 4 16 -1,33 8 12 4,00 23 52 5,67 214,008 10 132 132 134 2174
% 80
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ÖZEL ŞİRİNEVLER KÜLTÜR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU24BRY606 222 222 224 2707

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,09 5 4 3,25 5 4 3,52 5 4 3,36 7 8 4,70 11 7 8,41 42 35 30,33 296,860

Okul Ortalaması 8 11 4,04 4 5 1,92 3 6 1,64 3 6 1,29 4 11 0,65 7 10 3,78 30 49 13,32 237,180

KATILIMLAR

133 940 KAAN YILDIZ 6G 9 11 5,33 4 6 2,00 0 10 -3,33 6 4 4,67 5 15 0,00 3 15 -2,00 27 61 6,67 213,726 17 133 133 135 2182
% 81

134 863 ŞEREF ASAF BABUR 6H 6 13 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 5 15 0,00 27 62 6,34 213,068 11 134 134 136 2191
% 81

135 1006 TESNİM ATAKİ 6G 5 15 0,00 4 6 2,00 1 8 -1,67 2 4 0,67 5 8 2,33 2 1 1,67 19 42 5,00 212,726 18 135 135 137 2199
% 81

136 1102 EMİR KELEK 6B 7 13 2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 7 13 2,67 4 16 -1,33 25 65 3,34 211,868 13 136 136 138 2209
% 82

137 678 MUHAMMEDAL ALBAYRAK6 5 15 0,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 6 14 1,33 6 14 1,33 27 63 5,99 211,119 3 137 137 139 2220
% 82

138 1190 EYLÜL AL 6E 6 14 1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 8 12 4,00 25 65 3,33 211,067 15 138 138 140 2222
% 82

139 397 HİRANUR SERCAN 6G 6 13 1,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 4 16 -1,33 26 63 5,01 211,021 19 139 139 141 2223
% 82

140 945 ATABERK SALAN 6G 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 5 0,33 0 7 -2,33 7 13 2,67 5 13 0,67 22 60 2,00 210,656 20 140 140 142 2229
% 82

141 419 ŞURA YILDIZ 6E 7 13 2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 26 64 4,67 210,050 16 141 141 143 2235
% 83

142 1085 YUNUSEMRE POLAT 6G 4 16 -1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 9 11 5,33 25 65 3,33 210,013 21 142 142 144 2236
% 83

143 830 YASER HASTÜRK 6F 5 15 0,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 5 15 0,00 7 13 2,67 26 64 4,67 208,734 19 143 143 145 2245
% 83

144 90200 ELİF MENGÜBETİ 6F 4 13 -0,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 8 12 4,00 24 63 3,00 208,653 20 144 144 146 2247
% 83

145 64 İREM SU SEÇGÜ 6G 7 13 2,67 1 9 -2,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 26 64 4,67 207,919 22 145 145 147 2264
% 84

146 0 YYYYYAA K L  2 1 1,67 1 4 -0,33 0 3 -1,00 3 1 2,67 1 0 1,00 0 1 -0,33 7 10 3,68 206,452 1 146 146 148 2282
% 84

147 437 SEMİH DOĞAN 6E 2 11 -1,67 1 6 -1,00 4 6 2,00 0 8 -2,67 4 12 0,00 8 9 5,00 19 52 1,66 206,262 17 147 147 149 2285
% 84

148 359 BİLAL HAC HAMUD 6C 3 14 -1,67 6 2 5,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 7 7 4,67 3 13 -1,33 22 53 4,33 205,921 24 148 148 150 2291
% 85

149 205 MUHAMMET MUSTAFA 6A 3 17 -2,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 7 3 6,00 3 17 -2,67 9 11 5,33 28 62 7,32 205,889 18 149 149 151 2294
% 85

150 73 YASİN AYIK 6B 9 11 5,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 15 -2,00 5 15 0,00 23 65 1,33 205,856 14 150 150 152 2295
% 85

151 18600 FIRAT ÇELİK 6B 5 15 0,00 4 6 2,00 1 5 -0,67 0 2 -0,67 2 10 -1,33 6 7 3,67 18 45 3,00 205,272 15 151 151 153 2310
% 85

152 890 HASAN BULĞAN 6F 8 12 4,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 5 15 0,00 22 68 -0,66 204,860 21 152 152 154 2319
% 86

153 0 FATM UR GÜLBEYAZ 6B 8 12 4,00 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 26 64 4,67 204,274 16 153 153 155 2330
% 86

154 49 TALHA YAHYA İNSEL 6H 4 16 -1,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 7 13 2,67 27 63 6,01 204,120 12 154 154 156 2331
% 86

155 0 AENR A L U 6C 6 14 1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 2 18 -4,00 8 12 4,00 25 65 3,33 203,747 25 155 155 157 2338
% 86

156 627 FURKANYUSU DİNCTÜRK6D 6 14 1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 6 14 1,33 5 14 0,33 23 66 0,99 203,702 19 156 156 158 2341
% 86

157 317 YAHYA MUSTAFA 6B 5 15 0,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 23 67 0,65 202,553 17 157 157 159 2360
% 87

158 462 CERENSU UZUNAY 6E 4 14 -0,67 5 4 3,67 1 7 -1,33 3 5 1,33 2 11 -1,67 5 8 2,33 20 49 3,66 199,975 18 158 158 160 2400
% 89

159 630 EYMEN KAYR KADAL  9 11 5,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 19 -5,33 7 12 3,00 21 68 -1,67 199,515 2 159 159 161 2408
% 89

160 449 YUSUS ŞAHİN 6A 3 17 -2,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 9 11 5,33 4 16 -1,33 23 67 0,66 198,868 19 160 160 162 2418
% 89

161 65900 ŞEVVAL İNAN 6B 0 1 -0,33 4 5 2,33 0 4 -1,33 1 9 -2,00 6 14 1,33 5 14 0,33 16 47 0,33 198,687 18 161 161 163 2424
% 90

162 1156 ELİF KARAARSLAN 6H 7 13 2,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 2 18 -4,00 8 12 4,00 21 69 -2,00 197,402 13 162 162 164 2444
% 90

163 855 HATİCE MUSTAF 6E 3 16 -2,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 4 3,67 7 9 4,00 2 13 -2,33 22 57 3,01 197,372 19 163 163 165 2445
% 90

164 41000 BERAT Lİ DOĞAN 6B 3 17 -2,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 5 15 0,00 8 11 4,33 22 67 -0,34 197,035 19 164 164 166 2451
% 91

165 561 MUSTAFA ÇALBAY 6C 5 14 0,33 4 5 2,33 6 4 4,67 1 7 -1,33 2 14 -2,67 5 14 0,33 23 58 3,66 196,975 26 165 165 167 2454
% 91
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ÖZEL ŞİRİNEVLER KÜLTÜR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU24BRY606 222 222 224 2707

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,09 5 4 3,25 5 4 3,52 5 4 3,36 7 8 4,70 11 7 8,41 42 35 30,33 296,860

Okul Ortalaması 8 11 4,04 4 5 1,92 3 6 1,64 3 6 1,29 4 11 0,65 7 10 3,78 30 49 13,32 237,180

KATILIMLAR

166 1093 YAŞAR E GÖKKIR 6H 4 16 -1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 16 -1,33 7 13 2,67 24 66 2,00 196,950 14 166 166 168 2456
% 91

167 898 AYAZ HAYIR 6F 7 13 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 2 18 -4,00 5 15 0,00 25 65 3,34 196,743 22 167 167 169 2461
% 91

168 771 YAKUP HAPPANİ 6E 5 15 0,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 6 13 1,67 24 65 2,34 195,892 20 168 168 170 2472
% 91

169 943 ESMA NUR CİRİT 6G 5 15 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 4 16 -1,33 7 13 2,67 21 69 -1,99 194,908 23 169 169 171 2486
% 92

170 215 ALPEREN YILMAZEL 6E 1 7 -1,33 3 2 2,33 2 2 1,33 3 4 1,67 0 6 -2,00 3 5 1,33 12 26 3,33 194,884 21 170 170 172 2487
% 92

171 861 AD  M BA 6F 5 15 0,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 23 67 0,65 193,646 23 171 171 173 2504
% 93

172 1083 MUHAMMED AYİNİ 6G 6 13 1,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 21 68 -1,67 193,499 24 172 172 174 2505
% 93

173 330 AVŞİNNUR OKAN 6H 5 15 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 22 68 -0,67 193,428 15 173 173 175 2506
% 93

174 913 RAMAZANÜZV A AĞ 6F 6 14 1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 22 68 -0,68 193,334 24 174 174 176 2507
% 93

175 669 EMRE YILDIRIM 6D 2 18 -4,00 6 4 4,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 15 -2,00 7 13 2,67 25 63 4,00 192,951 20 175 175 177 2512
% 93

176 957 ÇINAR OKAN 6G 2 11 -1,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 15 -1,00 7 13 2,67 20 62 -0,66 192,580 25 176 176 178 2514
% 93

177 1158 NUR SİMA KÜÇÜK 6H 5 15 0,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 20 70 -3,34 192,339 16 177 177 179 2518
% 93

178 875 ECRİN MAAŞOĞLU 6E 5 15 0,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 17 -2,67 6 14 1,33 23 67 0,66 191,368 22 178 178 180 2529
% 93

179 933 MEHMET AIİ GÖKSU 6G 2 8 -0,67 2 5 0,33 5 4 3,67 0 9 -3,00 2 7 -0,33 2 8 -0,67 13 41 -0,67 190,688 26 179 179 181 2538
% 94

180 300 MUSA SANC 6C 3 17 -2,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 21 69 -2,00 190,474 27 180 180 182 2540
% 94

181 1095 ÖMER VAROL 6H 6 14 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 19 -5,33 7 13 2,67 22 68 -0,66 190,247 17 181 181 183 2543
% 94

182 203 TUNA B  İS BANİSİ 6B 2 11 -1,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 4 5 2,33 5 15 0,00 5 11 1,33 18 60 -2,01 189,729 20 182 182 184 2548
% 94

183 975 EDANUR ŞAHİN 6G 3 17 -2,67 1 9 -2,00 0 10 -3,33 5 5 3,33 5 15 0,00 7 13 2,67 21 69 -2,00 189,542 27 183 183 185 2551
% 94

184 714 ZEHRADURU DALGIÇ 6A 6 14 1,33 2 7 -0,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 3 17 -2,67 21 68 -1,67 188,739 20 184 184 186 2558
% 94

185 41 UN  R EA  K 6F 4 16 -1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 6 12 2,00 21 67 -1,34 187,560 25 185 185 187 2572
% 95

186 899 MEHMET AL AYGÜN  4 16 -1,33 2 7 -0,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 14 0,33 4 16 -1,33 21 67 -1,33 187,119 3 186 186 188 2576
% 95

187 937 OSMAN ENSA ERGİN 6G 5 15 0,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 7 13 2,67 1 19 -5,33 22 68 -0,66 187,064 28 187 187 189 2577
% 95

188 1133 Ç   T İ A ÇÜK N 6H 4 16 -1,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 22 68 -0,67 186,562 18 188 188 190 2581
% 95

189 86 EFE KAAN AKBAŞ 6F 7 13 2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 20 70 -3,34 186,131 26 189 189 191 2584
% 95

190 280 EREN ÇİFÇİ 6D 5 15 0,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 20 70 -3,34 185,879 21 190 190 192 2588
% 96

191 130 ÜVEYS EMİR KARATAŞ 6D 3 12 -1,00 2 7 -0,33 3 4 1,67 2 2 1,33 0 7 -2,33 2 6 0,00 12 38 -0,66 185,112 22 191 191 193 2591
% 96

192 412 HİRA YILDIZ 6E 4 16 -1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 21 69 -2,00 184,978 23 192 192 194 2592
% 96

193 94 NİZAR KIHLIF 6B 5 15 0,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 19 71 -4,67 183,663 21 193 193 195 2600
% 96

194 422 RAVAN KAYA 6E 5 15 0,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 19 71 -4,66 183,551 24 194 194 196 2602
% 96

195 960 YAZAN ALO 6 5 15 0,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 19 71 -4,66 183,551 4 194 194 196 2602
% 96

196 1143 İREM DEĞİRMENCİ 6H 7 12 3,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 19 -5,33 5 15 0,00 20 69 -3,00 183,546 19 196 196 198 2604
% 96

197 223 ÖMER KAY GUSUZ 6B 4 12 0,00 1 4 -0,33 0 4 -1,33 1 5 -0,67 1 7 -1,33 2 8 -0,67 9 40 -4,33 182,247 22 197 197 199 2609
% 96

198 0 TOPRAK CAN ÖZDEMİR6D 2 18 -4,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 19 71 -4,66 181,940 23 198 198 200 2613
% 97
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ÖZEL ŞİRİNEVLER KÜLTÜR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU24BRY606 222 222 224 2707

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 8 7,09 5 4 3,25 5 4 3,52 5 4 3,36 7 8 4,70 11 7 8,41 42 35 30,33 296,860

Okul Ortalaması 8 11 4,04 4 5 1,92 3 6 1,64 3 6 1,29 4 11 0,65 7 10 3,78 30 49 13,32 237,180

KATILIMLAR

199 1148 ALİ EMİR FETTAHOĞLU6H 5 15 0,00 2 7 -0,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 3 16 -2,33 20 68 -2,66 181,701 20 199 199 201 2615
% 97

200 452 YUNUS KÜÇÜKÇAY 6E 4 15 -1,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 3 17 -2,67 22 67 -0,33 181,234 25 200 200 202 2620
% 97

201 911 BERKAY DEMİR 6D 9 11 5,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 1 19 -5,33 19 71 -4,68 181,218 24 201 201 203 2621
% 97

202 468 EVREN KALE 6E 5 15 0,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 21 69 -2,00 180,980 26 202 202 204 2624
% 97

203 210 ENES ÜNLÜ 6B 5 15 0,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 2 18 -4,00 5 15 0,00 21 69 -2,00 180,717 23 203 203 205 2625
% 97

204 251 MEHMET TUN KAÇAR 6D 4 16 -1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 4 16 -1,33 20 70 -3,32 179,365 25 204 204 206 2632
% 97

205 901 BER AKINCI 6F 6 12 2,00 2 5 0,33 2 7 -0,33 0 8 -2,67 2 11 -1,67 1 13 -3,33 13 56 -5,67 178,511 27 205 205 207 2636
% 97

206 264 BURCU MENGÜBETİ 6G 5 15 0,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 18 -4,00 5 15 0,00 20 70 -3,33 178,279 29 206 206 208 2637
% 97

207 285 AYBERK ÖZDEMİR 6H 5 15 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 3 17 -2,67 19 71 -4,67 176,922 21 207 207 209 2646
% 98

208 173 HASAN EREN SARI 6A 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 5 15 0,00 19 71 -4,67 176,458 21 208 208 210 2648
% 98

209 256 ZEKİYE ÖRNEK  7 13 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 17 -2,67 0 19 -6,33 21 68 -1,66 176,280 4 209 209 211 2649
% 98

210 45 HARUN DEMİREL 6E 3 17 -2,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 1 9 -2,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 17 73 -7,33 175,096 27 210 210 212 2652
% 98

211 244 BERAT KI A KIYAK 6D 3 17 -2,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 14 -0,67 3 17 -2,67 20 68 -2,68 174,813 26 211 211 213 2654
% 98

212 214 MUHAMMED ABUHACAR6A 4 15 -1,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 19 70 -4,34 174,622 22 212 212 214 2655
% 98

213 11087 TAİM ZUBDİYE 6C 2 18 -4,00 1 7 -1,33 4 6 2,00 0 10 -3,33 4 16 -1,33 6 14 1,33 17 71 -6,66 173,757 28 213 213 215 2661
% 98

214 1147 AZRA KAYA 6H 2 18 -4,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 2 18 -4,00 17 73 -7,33 168,621 22 214 214 216 2677
% 99

215 288 MUSTAFA DEMİR 6D 4 8 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 1 19 -5,33 16 66 -6,01 167,850 27 215 215 217 2680
% 99

216 1165 ALİ İHSAN DEMİRCİ 6A 6 14 1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 14 -0,67 1 19 -5,33 15 73 -9,34 167,791 23 216 216 218 2681
% 99

217 2 ZEEN ALHAM İ     RR 6B 5 15 0,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 2 18 -4,00 16 74 -8,66 167,510 24 217 217 219 2682
% 99

218 126 EMİRHAN ÇELİK 6B 2 18 -4,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 16 -2,33 3 16 -2,33 18 70 -5,32 163,731 25 218 218 220 2688
% 99

219 557 YAĞMUR KAVAK 6C 3 17 -2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 4 16 -1,33 15 75 -10,01160,933 29 219 219 221 2691
% 99

220 473 CELAL CÜNEYT 6H 2 18 -4,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 5 5 3,33 4 16 -1,33 3 17 -2,67 17 73 -7,33 160,500 23 220 220 222 2692
% 99

221 124 DENİZ ACET 6B 0 0 0,00

222 0 EMİRHAN YAPRAK 6B 0 0 0,00
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