
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ÖZEL ŞİRİNEVLER KÜLTÜR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU24BRY506 209 209 275 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 6,95 6 3 5,16 5 4 3,32 4 5 2,77 8 9 4,86 10 8 7,07 43 38 30,13 293,560

Okul Ortalaması 6 12 2,37 3 6 1,58 3 6 0,79 2 6 0,41 4 11 0,67 5 11 0,81 24 52 6,63 215,050

KATILIMLAR

1 515 DİLA DİLEK 5C 5 2 4,33 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 18 2 17,33 17 1 16,67 61 14 56,33 386,718 1 1 1 3 416
% 17

2 536 CEYDA BAKAN 5G 15 4 13,67 7 2 6,33 9 1 8,67 5 4 3,67 12 1 11,67 13 5 11,33 61 17 55,34 383,082 1 2 2 4 443
% 18

3 270 UMUT HAMZA KÜTÜKCÜ5D 13 7 10,67 10 0 10,00 3 7 0,67 1 4 -0,33 15 5 13,33 16 4 14,67 58 27 49,01 375,748 1 3 3 5 498
% 21

4 891 RABİA ÖZCAN 5G 18 2 17,33 9 1 8,67 7 3 6,00 2 2 1,33 3 2 2,33 14 1 13,67 53 11 49,33 364,249 2 4 4 6 575
% 24

5 293 MERVE GÜNE TAN 5D 13 7 10,67 8 2 7,33 5 5 3,33 9 1 8,67 10 7 7,67 15 5 13,33 60 27 51,00 360,352 2 5 5 7 606
% 25

6 929 DÜZGÜNDENİ AZAR 5C 14 6 12,00 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 11 3 10,00 13 7 10,67 57 27 48,01 359,353 2 6 6 8 616
% 26

7 708 ZEYNEPBETÜ ÜSTÜNSOY5B 9 9 6,00 10 0 10,00 6 3 5,00 8 1 7,67 9 6 7,00 13 5 11,33 55 24 47,00 335,065 1 7 7 9 762
% 32

8 273 SEMİH AYKAÇ 5E 8 12 4,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 12 7 9,67 14 6 12,00 53 36 41,00 328,862 1 8 8 10 814
% 34

9 424 AIPEREN DEMİRALP 5H 13 7 10,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 8 12 4,00 9 11 5,33 47 43 32,67 302,008 1 9 9 11 1027
% 43

10 982 KERİM KİRAZ 5C 8 9 5,00 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 8 9 5,00 11 9 8,00 48 36 36,00 301,716 3 10 10 12 1029
% 43

11 409 HAKAN YALAV 5A 10 10 6,67 7 3 6,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 10 7 7,67 10 9 7,00 44 42 30,01 301,057 1 11 11 13 1031
% 43

12 535 İNCİ ŞAHİN 5C 11 8 8,33 8 2 7,33 5 5 3,33 8 2 7,33 9 11 5,33 8 12 4,00 49 40 35,65 299,760 4 12 12 14 1044
% 44

13 939 ÖMERYAHYA AĞCA 5D 13 7 10,67 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 9 11 5,33 6 14 1,33 48 42 33,99 297,933 3 13 13 15 1053
% 44

14 526 OMAR HASAN 5D 10 7 7,67 9 1 8,67 7 3 6,00 4 6 2,00 8 5 6,33 3 0 3,00 41 22 33,67 296,226 4 14 14 16 1069
% 45

15 1022 ÖZGÜN ALTINGÖZ 5F 14 5 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 5 2 4,33 4 16 -1,33 8 12 4,00 47 39 33,99 291,869 1 15 15 17 1098
% 46

16 457 MELİS ŞEYHSAİT 5C 15 5 13,33 8 2 7,33 3 7 0,67 0 10 -3,33 7 13 2,67 7 13 2,67 40 50 23,34 283,501 5 16 16 18 1166
% 49

17 138 NAZ DERİN ERGİN 5G 12 8 9,33 9 1 8,67 10 0 10,00 7 3 6,00 2 4 0,67 40 16 34,67 280,623 3 17 17 19 1195
% 50

18 951 BELİNAY ASLANTÜRK 5G 12 7 9,67 9 1 8,67 7 3 6,00 4 3 3,00 3 6 1,00 2 1 1,67 37 21 30,01 278,244 4 18 18 20 1217
% 51

19 52 ENES ATAŞ 5B 15 4 13,67 8 1 7,67 5 4 3,67 3 6 1,00 4 3 3,00 3 17 -2,67 38 35 26,34 277,149 2 19 19 21 1228
% 51

20 405 SELİN NİSA CAN 5A 11 9 8,00 9 1 8,67 7 3 6,00 0 9 -3,00 5 15 0,00 9 9 6,00 41 46 25,67 275,577 2 20 20 22 1236
% 52

21 679 ELİFNAZ TOPAL 5D 12 4 10,67 3 2 2,33 5 2 4,33 2 0 2,00 0 4 -1,33 6 2 5,33 28 14 23,33 272,597 5 21 21 23 1267
% 53

22 782 SALİHA BET AKCAN 5H 15 5 13,33 8 2 7,33 5 5 3,33 2 7 -0,33 5 12 1,00 3 12 -1,00 38 43 23,66 270,873 2 22 22 24 1278
% 53

23 486 ASYA DAMAR 5C 13 7 10,67 6 4 4,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 0 1,00 5 5 3,33 30 31 19,67 267,160 6 23 23 25 1307
% 54

24 413 AHMET EFE DALGIÇ 5Ğ 9 11 5,33 9 1 8,67 6 4 4,67 6 4 4,67 8 12 4,00 5 14 0,33 43 46 27,67 266,643 1 24 24 26 1313
% 55

25 481 ASLI BULUT  F 9 9 6,00 5 3 4,00 4 4 2,67 2 6 0,00 8 6 6,00 5 11 1,33 33 39 20,00 263,580 1 25 25 27 1341
% 56

26 882 FATİH TUĞR ÇİÇEK 5G 10 9 7,00 10 0 10,00 7 2 6,33 1 1 0,67 4 13 -0,33 5 9 2,00 37 34 25,67 261,686 5 26 26 28 1360
% 57

27 201 AYŞE ARSLAN 5E 8 10 4,67 6 4 4,67 1 5 -0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 9 8 6,33 33 43 18,67 261,438 2 27 27 29 1362
% 57

28 440 ALİ HAYDAR BOZYEL 5D 9 11 5,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 11 9 8,00 7 13 2,67 32 58 12,66 257,585 6 28 28 30 1394
% 58

29 445 YUNUSCAN EKEN 5E 14 6 12,00 4 6 2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 5 15 0,00 33 57 14,00 254,176 3 29 29 31 1431
% 60

30 472 BELİNAY KIZILKAYA 5C 8 4 6,67 7 3 6,00 4 5 2,33 1 5 -0,67 1 2 0,33 3 1 2,67 24 20 17,33 249,565 7 30 30 32 1487
% 62

31 967 EMİR SABRİ SELALMAZ5B 6 12 2,00 6 4 4,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 9 11 5,33 9 11 5,33 32 56 13,33 248,566 3 31 31 33 1499
% 62

32 238 NEHİR ASLAN 5B 7 12 3,00 6 4 4,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 2 1 1,67 6 6 4,00 29 35 17,34 247,013 4 32 32 34 1516
% 63

33 596 ECRİN YILDIZOĞLU  A 10 10 6,67 7 3 6,00 5 5 3,33 3 7 0,67 3 17 -2,67 8 12 4,00 36 54 18,00 246,218 1 33 33 35 1527
% 64
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ÖZEL ŞİRİNEVLER KÜLTÜR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU24BRY506 209 209 275 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 6,95 6 3 5,16 5 4 3,32 4 5 2,77 8 9 4,86 10 8 7,07 43 38 30,13 293,560

Okul Ortalaması 6 12 2,37 3 6 1,58 3 6 0,79 2 6 0,41 4 11 0,67 5 11 0,81 24 52 6,63 215,050

KATILIMLAR

34 286 BERE ADİŞ 5G 8 1 7,67 5 2 4,33 1 2 0,33 2 4 0,67 3 4 1,67 19 13 14,67 245,640 6 34 34 36 1532
% 64

35 850 ECRİN AVAĞ 5D 7 13 2,67 2 0 2,00 10 5 8,33 4 12 0,00 23 30 13,00 245,121 7 35 35 37 1536
% 64

36 953 RAVZA NUR AKDOĞAN5E 12 6 10,00 8 2 7,33 6 4 4,67 0 10 -3,33 6 13 1,67 2 18 -4,00 34 53 16,34 244,845 4 36 36 38 1543
% 64

37 0 MUHAMMED TAŞVEREN5G 9 10 5,67 6 4 4,67 4 6 2,00 6 4 4,67 4 8 1,33 29 32 18,34 243,661 7 37 37 39 1550
% 65

38 972 EBRAR KURT 5E 7 2 6,33 4 2 3,33 3 2 2,33 2 4 0,67 3 2 2,33 19 12 14,99 243,197 5 38 38 40 1556
% 65

39 395 ALPEREN ŞAHAN 5B 9 10 5,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 8 -1,67 6 3 5,00 27 40 13,66 241,274 5 39 39 41 1589
% 66

40 185 NAZLI DURSUN 5E 8 11 4,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 2 7 -0,33 7 13 2,67 6 14 1,33 33 55 14,66 240,863 6 40 40 42 1593
% 66

41 777 İPEK YILMA Z 5H 10 10 6,67 2 4 0,67 5 4 3,67 0 1 -0,33 3 2 2,33 20 21 13,01 238,593 3 41 41 44 1610
% 67

42 480 YAĞIZ TOPRAK 5H 3 17 -2,67 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 4 0,67 11 9 8,00 32 44 17,33 238,335 4 42 42 45 1615
% 67

43 499 AİYŞEBÜŞRA UZUN 5A 7 7 4,67 8 2 7,33 5 5 3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 34 50 17,33 236,755 3 43 43 47 1629
% 68

44 4 RA G 5C 9 10 5,67 2 8 -0,67 1 7 -1,33 2 7 -0,33 6 13 1,67 7 11 3,33 27 56 8,34 236,096 8 44 44 48 1634
% 68

45 361 SAHRA ARSLAN  9 11 5,33 7 3 6,00 8 2 7,33 4 6 2,00 4 16 -1,33 4 16 -1,33 36 54 18,00 233,694 1 45 45 49 1656
% 69

46 349 DAMLA KURT 5D 10 5 8,33 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 1 7 -1,33 1 13 -3,33 29 38 16,34 233,213 8 46 46 50 1665
% 69

47 428 EYÜPEYMEN SUCU 5G 7 12 3,00 8 2 7,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 8 12 4,00 33 56 14,34 233,099 8 47 47 51 1668
% 70

48 362 AZRA ADA KAÇMAZ 5 8 11 4,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 8 12 4,00 29 60 8,99 231,791 1 48 48 52 1678
% 70

49 846 ELİFNUR BAKAY 5B 9 9 6,00 9 1 8,67 2 1 1,67 3 5 1,33 4 8 1,33 1 14 -3,67 28 38 15,33 230,969 6 49 49 53 1691
% 70

50 385 A İSŞ 5B 9 11 5,33 4 6 2,00 4 6 2,00 2 7 -0,33 4 9 1,00 3 8 0,33 26 47 10,33 230,197 7 50 50 54 1704
% 71

51 1075 SALİH KENÇ 5G 5 14 0,33 7 3 6,00 3 7 0,67 1 7 -1,33 8 8 5,33 5 14 0,33 29 53 11,33 229,497 9 51 51 55 1712
% 71

52 454 BDURRAHMA, LSENDİ       ,5, 7 11 3,33 1 7 -1,33 2 7 -0,33 1 8 -1,67 9 10 5,67 5 14 0,33 25 57 6,00 229,366 1 52 52 56 1714
% 71

53 55 BERAY BAKİ ATMACA 5H 10 9 7,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 16 -2,33 6 12 2,00 29 57 10,00 229,324 5 53 53 57 1715
% 71

54 146 LİF      , OĞAN         , 5, 7 12 3,00 1 8 -1,67 3 6 1,00 2 7 -0,33 4 9 1,00 8 11 4,33 25 53 7,33 228,564 2 54 54 58 1726
% 72

55 433 AHMET KEKLİK 5B 8 12 4,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 5 15 0,00 28 62 7,33 228,316 8 55 55 59 1727
% 72

56 283 EREMALİ  , AŞARAN       ,5, 8 11 4,33 1 8 -1,67 3 6 1,00 2 7 -0,33 5 9 2,00 6 13 1,67 25 54 7,00 227,610 3 56 56 60 1736
% 72

57 794 EFE BOZKURT 5E 5 14 0,33 5 5 3,33 5 5 3,33 0 10 -3,33 5 15 0,00 9 11 5,33 29 60 8,99 225,062 7 57 57 62 1752
% 73

58 82 A Tİ  F 8 11 4,33 1 8 -1,67 3 6 1,00 5 5 3,33 2 4 0,67 2 3 1,00 21 37 8,66 224,718 2 58 58 63 1756
% 73

59 290 RAMAZAN EF PEKER 5H 9 11 5,33 9 1 8,67 5 5 3,33 6 4 4,67 5 15 0,00 1 19 -5,33 35 55 16,67 223,715 6 59 59 65 1763
% 73

60 0 GÜ L TOPRAK 5H 6 14 1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 6 14 1,33 6 14 1,33 31 59 11,33 223,675 7 60 60 66 1765
% 74

61 605 ENİZ     , RDÖNMEZ      ,5, 8 11 4,33 2 7 -0,33 1 8 -1,67 2 5 0,33 7 6 5,00 1 9 -2,00 21 46 5,66 223,395 4 61 61 67 1770
% 74

62 366 INAR     , ENİCİ        , 5, 9 10 5,67 2 6 0,00 2 7 -0,33 3 6 1,00 6 13 1,67 4 15 -1,00 26 57 7,01 223,234 5 62 62 68 1774
% 74

63 974 ECENU R ŞAVLİ 5H 6 14 1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 7 12 3,00 5 15 0,00 29 60 9,00 221,445 8 63 63 71 1794
% 75

64 521 SENA ÖRNEK 5D 5 15 0,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 8 12 4,00 27 63 6,00 221,239 9 64 64 72 1797
% 75

65 866 İKRA TEKİN 5D 8 10 4,67 9 1 8,67 3 7 0,67 3 6 1,00 4 16 -1,33 4 16 -1,33 31 56 12,35 221,056 10 65 65 73 1799
% 75

66 357 RE NÖMER , AIICIOĞĞLU   ,5, 5 14 0,33 4 5 2,33 3 6 1,00 6 2 5,33 7 12 3,00 4 14 -0,67 29 53 11,32 220,040 6 66 66 74 1806
% 75
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ÖZEL ŞİRİNEVLER KÜLTÜR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU24BRY506 209 209 275 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 6,95 6 3 5,16 5 4 3,32 4 5 2,77 8 9 4,86 10 8 7,07 43 38 30,13 293,560

Okul Ortalaması 6 12 2,37 3 6 1,58 3 6 0,79 2 6 0,41 4 11 0,67 5 11 0,81 24 52 6,63 215,050

KATILIMLAR

67 816 INAR     , ENİZHAN      ,5, 7 10 3,67 0 9 -3,00 3 3 2,00 0 5 -1,67 4 6 2,00 4 9 1,00 18 42 4,00 219,633 7 67 67 75 1812
% 76

68 403 AERRA CEYLANL 5F 8 12 4,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 6 14 1,33 5 14 0,33 27 62 6,33 219,112 2 68 68 76 1816
% 76

69 287 EHMETÇINA, ADO          ,5, 9 10 5,67 1 8 -1,67 3 6 1,00 1 8 -1,67 2 4 0,67 4 12 0,00 20 48 4,00 218,848 8 69 69 77 1818
% 76

70 873 MUSTAFA AL ANRIVE Dİ5B 11 6 9,00 4 6 2,00 2 3 1,00 1 6 -1,00 0 15 -5,00 1 2 0,33 19 38 6,33 217,714 9 70 70 79 1827
% 76

71 990 FURKAN UZUNER 5C 8 12 4,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 29 61 8,67 216,472 9 71 71 80 1841
% 77

72 135 EHRA     , ILDIZLAR     ,5, 6 13 1,67 4 5 2,33 1 8 -1,67 2 7 -0,33 6 13 1,67 6 13 1,67 25 59 5,34 216,182 9 72 72 81 1843
% 77

73 942 NDER     , RSLAN        ,5, 6 13 1,67 1 8 -1,67 1 8 -1,67 5 4 3,67 7 12 3,00 5 14 0,33 25 59 5,33 215,735 10 73 73 82 1850
% 77

74 488 ERAT EFE , RSLAN        ,5, 7 12 3,00 1 8 -1,67 2 7 -0,33 1 8 -1,67 5 14 0,33 7 12 3,00 23 61 2,66 215,683 11 74 74 83 1852
% 77

75 386 RVANUR   , ATTAL        ,5, 7 12 3,00 3 6 1,00 4 4 2,67 4 5 2,33 7 12 3,00 2 17 -3,67 27 56 8,33 215,679 12 75 75 84 1853
% 77

76 301 ADİLENEŞE SİNANOĞLU F 5 14 0,33 4 5 2,33 3 7 0,67 4 6 2,00 3 13 -1,33 8 12 4,00 27 57 8,00 215,206 3 76 76 85 1860
% 78

77 90 , I        , 5, 6 13 1,67 0 9 -3,00 1 8 -1,67 6 3 5,00 5 14 0,33 7 12 3,00 25 59 5,33 215,192 13 77 77 86 1861
% 78

78 675 LİF NAZ  , SLAN         , 5, 6 13 1,67 3 6 1,00 2 7 -0,33 4 5 2,33 7 12 3,00 4 15 -1,00 26 58 6,67 215,187 14 78 78 87 1862
% 78

79 518 LGIN DENİ, ÜRSU         ,5, 6 12 2,00 2 7 -0,33 2 4 0,67 0 9 -3,00 3 9 0,00 6 7 3,67 19 48 3,01 214,773 15 79 79 89 1866
% 78

80 954 NİHAT BUĞR TEKER 5C 3 17 -2,67 7 3 6,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 8 11 4,33 4 16 -1,33 30 59 10,33 214,449 10 80 80 90 1873
% 78

81 851 URAK     , LKÜ          , 5, 9 10 5,67 1 8 -1,67 1 8 -1,67 1 8 -1,67 5 14 0,33 5 14 0,33 22 62 1,32 213,740 16 81 81 94 1889
% 79

82 527 HMED TALH, ELİKSA.      ,5, 7 11 3,33 2 7 -0,33 1 8 -1,67 2 7 -0,33 7 12 3,00 4 15 -1,00 23 60 3,00 213,663 17 82 82 95 1890
% 79

83 609 İLAN     , YHAN         , 5, 6 13 1,67 1 8 -1,67 3 6 1,00 1 1 0,67 3 4 1,67 5 12 1,00 19 44 4,34 213,356 18 83 83 96 1893
% 79

84 489 EVVAL    , ANSIZ        , 5, 8 11 4,33 2 7 -0,33 0 9 -3,00 3 6 1,00 6 12 2,00 4 15 -1,00 23 60 3,00 213,235 19 84 84 97 1894
% 79

85 755 RYA DURU , ILDIZ        ,5, 6 13 1,67 0 9 -3,00 3 6 1,00 1 8 -1,67 6 11 2,33 6 13 1,67 22 60 2,00 213,207 20 85 85 98 1895
% 79

86 683 HASAN ALİ AKKOYUN 5C 5 11 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 25 61 4,67 212,930 11 86 86 99 1896
% 79

87 3 YE A ÖNC 5A 5 15 0,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 7 12 3,00 27 62 6,33 212,419 4 87 87 102 1905
% 79

88 955 MİRAÇ TELLİOĞLU 5F 6 13 1,67 6 4 4,67 3 7 0,67 2 6 0,00 4 15 -1,00 6 14 1,33 27 59 7,34 212,278 3 88 88 104 1908
% 80

89 716 AHMET ERDE KAÇAN 5H 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 7 13 2,67 26 64 4,66 212,203 9 89 89 105 1910
% 80

90 925 ASAN     , UL           , 5, 3 9 0,00 2 7 -0,33 2 5 0,33 0 5 -1,67 7 7 4,67 3 9 0,00 17 42 3,00 212,174 21 90 90 106 1912
% 80

91 555 AYŞEGÜL BİLGİ 5A 3 16 -2,33 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 6 10 2,67 5 13 0,67 27 56 8,34 212,108 5 91 91 107 1913
% 80

92 276 ÖMER HAMZA KOÇ 5A 3 16 -2,33 6 3 5,00 2 8 -0,67 1 8 -1,67 8 12 4,00 6 14 1,33 26 61 5,66 211,661 6 92 92 109 1917
% 80

93 171 Lİ       , ARIGÜL       , 5, 8 11 4,33 1 8 -1,67 1 5 -0,67 2 7 -0,33 0 7 -2,33 7 12 3,00 19 50 2,33 211,516 22 93 93 110 1919
% 80

94 0 ATMA     , ILIF         , 5, 8 11 4,33 2 7 -0,33 3 11 -0,67 1 2 0,33 14 31 3,66 211,507 23 94 94 111 1920
% 80

95 560 BDURAHMAN, ESEN         ,5, 5 14 0,33 4 5 2,33 1 8 -1,67 8 1 7,67 6 13 1,67 4 15 -1,00 28 56 9,33 211,447 24 95 95 112 1921
% 80

96 722 MELİSA TOY 5D 9 9 6,00 1 7 -1,33 6 4 4,67 1 7 -1,33 3 16 -2,33 3 13 -1,33 23 56 4,35 210,057 11 96 96 114 1937
% 81

97 0 İ Ş 5A 5 15 0,00 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 29 61 8,67 209,685 7 97 97 115 1940
% 81

98 583 DİZ      , ÖRO ĞLU      , 5, 9 10 5,67 1 8 -1,67 2 7 -0,33 3 6 1,00 5 14 0,33 3 16 -2,33 23 61 2,67 209,291 25 98 98 116 1943
% 81

99 1 YEMEN ELBERAVİ 5B 7 5 5,33 5 5 3,33 0 4 -1,33 9 1 8,67 4 14 -0,67 1 19 -5,33 26 48 10,00 209,183 10 99 99 117 1944
% 81
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ÖZEL ŞİRİNEVLER KÜLTÜR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU24BRY506 209 209 275 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 6,95 6 3 5,16 5 4 3,32 4 5 2,77 8 9 4,86 10 8 7,07 43 38 30,13 293,560

Okul Ortalaması 6 12 2,37 3 6 1,58 3 6 0,79 2 6 0,41 4 11 0,67 5 11 0,81 24 52 6,63 215,050

KATILIMLAR

100 604 MUHAMMEDAL KURT 5F 3 14 -1,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 6 1,00 3 16 -2,33 9 11 5,33 26 59 6,33 208,546 4 100 100 120 1957
% 82

101 1 EN  GÜ A  B BA  A 5A 8 12 4,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 25 65 3,33 207,349 8 101 101 122 1972
% 82

102 695 DASELMA  , AHİN         ,5, 8 10 4,67 0 9 -3,00 1 8 -1,67 2 6 0,00 5 9 2,00 3 15 -2,00 19 57 0,00 207,150 26 102 102 123 1977
% 82

103 615 MESUT AKSOY 5C 4 16 -1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 9 11 5,33 3 17 -2,67 26 64 4,66 206,761 12 103 103 125 1985
% 83

104 137 NES      , ELEN         , 5, 0 3 -1,00 1 2 0,33 0 1 -0,33 1 2 0,33 5 4 3,67 7 12 3,00 206,431 27 104 104 128 1990
% 83

105 68 EYİT AN  , Z HRE      , 5, 5 7 2,67 1 5 -0,67 0 2 -0,67 6 11 2,33 3 15 -2,00 15 40 1,66 205,651 28 105 105 130 1996
% 83

106 642 AYBÜKE ÇINKILIÇ 5B 4 16 -1,33 5 5 3,33 5 4 3,67 0 6 -2,00 5 14 0,33 6 14 1,33 25 59 5,33 205,372 11 106 106 131 1999
% 83

107 306 EDANUR AKBABA 5A 5 15 0,00 8 2 7,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 5 15 0,00 27 63 6,00 205,200 9 107 107 132 2001
% 83

108 444 AM       , ARES         , 5, 7 12 3,00 4 5 2,33 1 8 -1,67 2 7 -0,33 3 16 -2,33 6 13 1,67 23 61 2,67 204,966 29 108 108 133 2005
% 84

109 153 RDA      , UTLU         , 5, 3 16 -2,33 1 8 -1,67 3 6 1,00 0 9 -3,00 8 11 4,33 6 13 1,67 21 63 0,00 204,528 30 109 109 135 2012
% 84

110 915 LİF      , OÇ           , 5, 3 16 -2,33 0 9 -3,00 3 6 1,00 4 5 2,33 6 13 1,67 7 12 3,00 23 61 2,67 204,516 31 110 110 136 2013
% 84

111 352 FUKCAN   , İMŞEK        ,5, 4 12 0,00 1 8 -1,67 1 8 -1,67 2 2 1,33 0 2 -0,67 5 3 4,00 13 35 1,32 204,506 32 111 111 137 2014
% 84

112 0 M Y 5 6 13 1,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 8 12 4,00 3 17 -2,67 23 66 1,00 204,319 2 112 112 138 2019
% 84

113 33 ZİMENAZ  , OPAL         ,5, 7 10 3,67 3 6 1,00 2 7 -0,33 2 7 -0,33 4 15 -1,00 1 5 -0,67 19 50 2,34 204,224 33 113 113 139 2020
% 84

114 700 AHAEYMEN , ERZİ         ,5, 6 12 2,00 0 9 -3,00 1 7 -1,33 2 7 -0,33 6 7 3,67 1 8 -1,67 16 50 -0,66 204,151 34 114 114 140 2022
% 84

115 500 MEYYED E MUSTAFA 5G 6 14 1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 1 8 -1,67 3 17 -2,67 7 12 3,00 24 64 2,66 203,988 10 115 115 142 2026
% 84

116 456 EMAN     , LSENDİ       ,5, 10 9 7,00 1 8 -1,67 2 7 -0,33 3 6 1,00 4 15 -1,00 2 17 -3,67 22 62 1,33 203,915 35 116 116 143 2027
% 84

117 411 DA EFE  , ĞAN          , 5, 3 11 -0,67 3 6 1,00 1 2 0,33 1 3 0,00 4 11 0,33 5 9 2,00 17 42 2,99 203,828 36 117 117 144 2028
% 85

118 58 NES      , KYÜRE K      , 5, 5 10 1,67 1 8 -1,67 1 6 -1,00 1 8 -1,67 3 7 0,67 5 11 1,33 16 50 -0,67 203,160 37 118 118 145 2037
% 85

119 810 AEL  L  , LI A      , 5, 4 14 -0,67 0 9 -3,00 3 5 1,33 2 7 -0,33 7 12 3,00 5 14 0,33 21 61 0,66 203,040 38 119 119 146 2039
% 85

120 356 EMRE FATM, ÜLBEYAZ      ,5, 7 12 3,00 0 9 -3,00 3 6 1,00 2 7 -0,33 0 1 -0,33 12 35 0,34 202,796 39 120 120 147 2040
% 85

121 883 İRANUR   , AĞCI         , 5, 4 15 -1,00 2 7 -0,33 3 6 1,00 6 3 5,00 6 13 1,67 4 15 -1,00 25 59 5,34 202,262 40 121 121 149 2045
% 85

122 1206 İVAN MERT, EMİR         ,5, 3 10 -0,33 3 4 1,67 3 5 1,33 4 2 3,33 2 10 -1,33 5 12 1,00 20 43 5,67 202,097 41 122 122 150 2048
% 85

123 908 EMRE GİZE, ORAK         ,5, 8 10 4,67 0 9 -3,00 2 5 0,33 1 4 -0,33 3 13 -1,33 3 11 -0,67 17 52 -0,33 201,771 42 123 123 151 2049
% 85

124 491 ERKAY    , VCI          , 5, 6 11 2,33 1 8 -1,67 3 6 1,00 1 7 -1,33 1 13 -3,33 7 11 3,33 19 56 0,33 201,601 43 124 124 152 2051
% 85

125 3 R    EM , O   UĞ  I Ö, 5, 8 11 4,33 2 7 -0,33 4 5 2,33 1 8 -1,67 5 14 0,33 2 17 -3,67 22 62 1,32 201,252 44 125 125 155 2057
% 86

126 192 YUSUF EMRE AKYOL 5H 6 14 1,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 3 16 -2,33 26 63 4,99 200,846 10 126 126 156 2065
% 86

127 0 HAS ANEMİR TİRYKİ 5 6 14 1,33 4 5 2,33 1 9 -2,00 2 17 -3,67 5 4 3,67 18 49 1,66 200,172 3 127 127 157 2074
% 86

128 820 EHTETM   , U U CM      ,5, 4 14 -0,67 3 6 1,00 2 5 0,33 3 3 2,00 1 1 0,67 13 29 3,33 200,009 45 128 128 159 2078
% 87

129 420 EHİRNAS  , OYUNSEVEN    ,5, 5 14 0,33 3 6 1,00 3 6 1,00 1 8 -1,67 4 15 -1,00 6 13 1,67 22 62 1,33 199,882 46 129 129 160 2081
% 87

130 237 AĞIZALİ  , İR           , 5, 3 14 -1,67 2 7 -0,33 2 7 -0,33 2 6 0,00 3 16 -2,33 9 10 5,67 21 60 1,01 199,786 47 130 130 161 2083
% 87

131 193 NEVRA TEMİŞ 5A 5 15 0,00 6 4 4,67 5 4 3,67 2 4 0,67 3 15 -2,00 4 14 -0,67 25 56 6,34 199,230 10 131 131 163 2090
% 87

132 393 HMET     , ENER         , 5, 6 10 2,67 0 9 -3,00 1 8 -1,67 2 4 0,67 2 6 0,00 11 37 -1,33 199,207 48 132 132 164 2091
% 87
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ÖZEL ŞİRİNEVLER KÜLTÜR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU24BRY506 209 209 275 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 6,95 6 3 5,16 5 4 3,32 4 5 2,77 8 9 4,86 10 8 7,07 43 38 30,13 293,560

Okul Ortalaması 6 12 2,37 3 6 1,58 3 6 0,79 2 6 0,41 4 11 0,67 5 11 0,81 24 52 6,63 215,050

KATILIMLAR

133 961 CRİN     , İFÇİ         , 5, 7 9 4,00 2 7 -0,33 1 7 -1,33 0 1 -0,33 3 11 -0,67 3 14 -1,67 16 49 -0,33 198,849 49 133 133 165 2095
% 87

134 897 ATMA     , ÜVEN         , 5, 6 13 1,67 4 5 2,33 3 6 1,00 1 7 -1,33 4 15 -1,00 4 14 -0,67 22 60 2,00 198,769 50 134 134 166 2096
% 87

135 339 YÜP      , YDOĞ DU      ,5, 4 11 0,33 0 6 -2,00 2 5 0,33 0 2 -0,67 3 5 1,33 9 29 -0,68 198,184 51 135 135 168 2105
% 88

136 543 SLI SENA , LALDI        , 5, 5 6 3,00 1 8 -1,67 1 6 -1,00 1 4 -0,33 0 3 -1,00 8 27 -1,00 197,589 52 136 136 169 2117
% 88

137 206 DA       , RSLANPARÇASI ,5, 6 13 1,67 2 7 -0,33 0 9 -3,00 3 6 1,00 11 35 -0,66 197,262 53 137 137 170 2120
% 88

138 431 FİKRY AYAZ 5C 6 14 1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 5 15 0,00 23 67 0,67 196,777 13 138 138 174 2134
% 89

139 5 MUS A  MER T 5A 2 5 0,33 0 3 -1,00 0 3 -1,00 2 3 1,00 2 7 -0,33 6 21 -1,00 195,680 11 139 139 175 2143
% 89

140 268 AGİT TARHA N 5A 6 14 1,33 7 3 6,00 6 4 4,67 1 7 -1,33 3 17 -2,67 3 17 -2,67 26 62 5,33 195,038 12 140 140 176 2153
% 90

141 623 AHME ÇİÇEK  3 17 -2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 9 11 5,33 4 16 -1,33 21 69 -2,01 194,958 2 141 141 177 2154
% 90

142 968 ENİZCAN  , ILMAZ        ,5, 4 15 -1,00 2 7 -0,33 3 6 1,00 2 5 0,33 3 16 -2,33 7 12 3,00 21 61 0,67 194,716 54 142 142 179 2156
% 90

143 509 ELLAHADDİ, URTCEBE      ,5, 1 3 0,00 2 7 -0,33 1 0 1,00 1 8 -1,67 4 6 2,00 3 15 -2,00 12 39 -1,00 193,846 55 143 143 182 2171
% 90

144 222 İLBER    , ANCN   N     ,5, 5 11 1,33 0 7 -2,33 0 3 -1,00 1 8 -1,67 5 14 0,33 11 43 -3,34 193,683 56 144 144 184 2173
% 91

145 414 MER S ALİ, KYOL         ,5, 4 9 1,00 2 5 0,33 1 4 -0,33 1 1 0,67 1 8 -1,67 3 9 0,00 12 36 0,00 192,946 57 145 145 185 2178
% 91

146 529 UĞBANUR  , EMİR         ,5, 6 13 1,67 1 8 -1,67 1 8 -1,67 2 7 -0,33 4 15 -1,00 5 14 0,33 19 65 -2,67 192,690 58 146 146 186 2181
% 91

147 711 ALEYNA TOY 5B 3 17 -2,67 3 7 0,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 24 66 2,00 192,487 12 147 147 189 2185
% 91

148 1021 ZA  RONİ , AKIR         , 5, 6 13 1,67 1 8 -1,67 0 9 -3,00 3 6 1,00 5 14 0,33 4 15 -1,00 19 65 -2,67 192,337 59 148 148 190 2187
% 91

149 70 EHMETBATU, ILIÇ         ,5, 4 12 0,00 0 9 -3,00 1 8 -1,67 3 4 1,67 6 8 3,33 1 11 -2,67 15 52 -2,34 192,295 60 149 149 191 2188
% 91

150 907 İVANUR   , SKİNÖZ       ,5, 4 15 -1,00 1 8 -1,67 4 5 2,33 1 8 -1,67 3 16 -2,33 7 12 3,00 20 64 -1,34 192,017 61 150 150 192 2189
% 91

151 538 ELİFNUR ÖZTÜRK 5E 2 18 -4,00 5 5 3,33 5 5 3,33 3 6 1,00 3 16 -2,33 7 13 2,67 25 63 4,00 191,831 8 151 151 195 2192
% 91

152 174 S Nİ     , CA           , 5, 6 12 2,00 2 7 -0,33 3 6 1,00 0 9 -3,00 3 16 -2,33 5 14 0,33 19 64 -2,33 191,728 62 152 152 196 2194
% 91

153 164 NEHİRADA COŞKUN 5A 6 14 1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 10 -1,33 14 48 -2,00 190,985 13 153 153 198 2203
% 92

154 904 NEHİR KOCAGÜLLE 5E 5 15 0,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 22 68 -0,66 190,459 9 154 154 199 2210
% 92

155 0 LİF      , CAR          , 5, 4 7 1,67 1 8 -1,67 1 8 -1,67 0 6 -2,00 2 4 0,67 8 33 -3,00 190,315 63 155 155 200 2212
% 92

156 162 STEBRAK  , LZOUBİ       ,5, 5 14 0,33 0 9 -3,00 3 6 1,00 5 4 3,67 4 15 -1,00 4 15 -1,00 21 63 0,00 190,273 64 156 156 201 2213
% 92

157 658 USTAFA   , ÜLDEN        ,5, 5 13 0,67 2 7 -0,33 2 7 -0,33 2 2 1,33 2 9 -1,00 4 15 -1,00 17 53 -0,66 190,103 65 157 157 202 2217
% 92

158 239 URU      , OBAN         , 5, 7 12 3,00 1 8 -1,67 1 6 -1,00 1 7 -1,33 1 11 -2,67 3 9 0,00 14 53 -3,67 189,781 66 158 158 204 2219
% 92

159 971 UANAYAĞMU, ELİK         ,5, 5 14 0,33 2 6 0,00 1 8 -1,67 1 5 -0,67 1 6 -1,00 4 11 0,33 14 50 -2,68 189,161 67 159 159 205 2226
% 93

160 852 ET Ü     , İ C      C C, 5, 3 16 -2,33 2 6 0,00 1 3 0,00 3 2 2,33 1 7 -1,33 10 34 -1,33 189,038 68 160 160 207 2229
% 93

161 446 BEDR AİTHANİNİ 5H 3 17 -2,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 5 5 3,33 3 9 0,00 4 6 2,00 17 55 -1,34 189,007 11 161 161 208 2231
% 93

162 502 AVUZ SELİ, UL           , 5, 6 13 1,67 3 6 1,00 2 7 -0,33 1 8 -1,67 3 15 -2,00 4 15 -1,00 19 64 -2,33 187,889 69 162 162 212 2239
% 93

163 128 EYA      , DİLBİ        , 5, 4 15 -1,00 3 6 1,00 3 6 1,00 3 6 1,00 4 15 -1,00 4 15 -1,00 21 63 0,00 187,103 70 163 163 215 2246
% 94

164 378 HÜSEYİN OKAN 5H 2 18 -4,00 3 7 0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 8 10 4,67 3 15 -2,00 19 67 -3,32 186,312 12 164 164 217 2254
% 94

165 487 İLKNUR DOĞRU 5E 3 17 -2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 22 68 -0,67 186,062 10 165 165 218 2256
% 94
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ÖZEL ŞİRİNEVLER KÜLTÜR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU24BRY506 209 209 275 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 6,95 6 3 5,16 5 4 3,32 4 5 2,77 8 9 4,86 10 8 7,07 43 38 30,13 293,560

Okul Ortalaması 6 12 2,37 3 6 1,58 3 6 0,79 2 6 0,41 4 11 0,67 5 11 0,81 24 52 6,63 215,050

KATILIMLAR

166 616 EHRA     , AŞTAN        ,  , 4 15 -1,00 1 8 -1,67 2 7 -0,33 1 8 -1,67 3 13 -1,33 6 13 1,67 17 64 -4,33 185,702 1 166 166 220 2261
% 94

167 749 ATİCE    , ÜBRA         , 5, 5 14 0,33 1 8 -1,67 1 8 -1,67 1 8 -1,67 5 14 0,33 4 15 -1,00 17 67 -5,35 185,051 71 167 167 222 2265
% 94

168 92 ELEK     , ABBAGH       ,5, 3 16 -2,33 2 7 -0,33 1 8 -1,67 2 7 -0,33 6 13 1,67 4 15 -1,00 18 66 -3,99 183,356 72 168 168 225 2276
% 95

169 129 MİRBERK  , RMAĞAN       ,5, 3 14 -1,67 2 6 0,00 1 7 -1,33 0 5 -1,67 3 9 0,00 4 12 0,00 13 53 -4,67 182,468 73 169 169 227 2282
% 95

170 698 MER      , IL IZ        , 5, 4 14 -0,67 2 6 0,00 1 8 -1,67 3 6 1,00 5 14 0,33 3 16 -2,33 18 64 -3,34 181,994 74 170 170 228 2287
% 95

171 496 OHER     , AMAMA        ,5, 8 11 4,33 3 6 1,00 2 7 -0,33 4 5 2,33 2 17 -3,67 1 18 -5,00 20 64 -1,34 181,921 75 171 171 229 2288
% 95

172 160 YMEN     , AVUZ         , 5, 8 11 4,33 1 8 -1,67 1 8 -1,67 2 7 -0,33 1 18 -5,00 4 15 -1,00 17 67 -5,34 181,769 76 172 172 230 2290
% 95

173 505 UHAMMET  , ÖKKAYA       ,5, 6 13 1,67 0 9 -3,00 2 7 -0,33 4 2 3,33 0 3 -1,00 1 15 -4,00 13 49 -3,33 180,655 77 173 173 231 2295
% 96

174 0 İĞİT     , KSU          , 5, 3 16 -2,33 5 4 3,67 1 8 -1,67 3 6 1,00 2 17 -3,67 6 13 1,67 20 64 -1,33 180,336 78 174 174 232 2299
% 96

175 378 ÜLSÜM    , RCAN         ,5, 2 17 -3,67 4 5 2,33 0 9 -3,00 2 7 -0,33 3 16 -2,33 7 11 3,33 18 65 -3,67 180,327 79 175 175 233 2300
% 96

176 633 ERAT     , KTOLON       ,5, 4 15 -1,00 3 6 1,00 2 7 -0,33 3 6 1,00 2 15 -3,00 14 49 -2,33 180,191 80 176 176 235 2303
% 96

177 799 LKNUR    , AHAD UR      ,5, 5 14 0,33 1 8 -1,67 4 5 2,33 3 6 1,00 4 15 -1,00 2 17 -3,67 19 65 -2,68 179,997 81 177 177 236 2305
% 96

178 837 MU AMMED KÜÇÜKGERRGELİ5C 3 14 -1,67 5 5 3,33 2 7 -0,33 3 7 0,67 4 14 -0,67 2 14 -2,67 19 61 -1,34 179,588 14 178 178 237 2307
% 96

179 368 NES      , LABDULLAH    ,5, 5 14 0,33 4 5 2,33 2 7 -0,33 2 7 -0,33 3 16 -2,33 3 16 -2,33 19 65 -2,66 179,400 82 179 179 239 2309
% 96

180 0 T   UM  U UAÇ R  4 16 -1,33 1 8 -1,67 1 3 0,00 1 9 -2,00 5 15 0,00 4 15 -1,00 16 66 -6,00 179,051 3 180 180 240 2313
% 96

181 884 HİRANAZ T İRYAKİ 5H 2 18 -4,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 3 17 -2,67 20 70 -3,33 178,239 13 181 181 242 2318
% 97

182 665 UHAMMED  , ILMAZ        ,5, 4 15 -1,00 3 6 1,00 3 6 1,00 1 7 -1,33 2 17 -3,67 5 14 0,33 18 65 -3,67 177,744 83 182 182 243 2322
% 97

183 347 NASEM..... EKELİK........5A 4 16 -1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 4 16 -1,33 19 71 -4,66 177,466 14 183 183 244 2325
% 97

184 195 MİRENES  , KBEY         ,5, 6 13 1,67 2 7 -0,33 1 8 -1,67 0 8 -2,67 0 13 -4,33 4 11 0,33 13 60 -7,00 177,210 84 184 184 246 2328
% 97

185 59 Y   U TŞ 5H 2 17 -3,67 4 5 2,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 9 -1,00 3 14 -1,67 18 58 -1,35 175,328 14 185 185 248 2334
% 97

186 182 ASLI SERRA DURDU 5E 2 18 -4,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 5 15 0,00 18 72 -6,00 174,196 11 186 186 249 2337
% 97

187 312 LMİNA    , OPÇU         , 5, 3 16 -2,33 2 7 -0,33 0 7 -2,33 0 9 -3,00 4 10 0,67 3 12 -1,00 12 61 -8,32 173,814 85 187 187 250 2343
% 98

188 0 YLÜ L NA , KEK     , 5, 6 13 1,67 1 8 -1,67 3 6 1,00 3 6 1,00 1 18 -5,00 3 15 -2,00 17 66 -5,00 173,126 86 188 188 252 2348
% 98

189 544 ERTCAN   , TMACA        ,5, 2 17 -3,67 2 7 -0,33 0 9 -3,00 4 5 2,33 3 16 -2,33 6 13 1,67 17 67 -5,33 173,040 87 189 189 253 2349
% 98

190 451 HÜSEYİN YALÇIN 5D 2 17 -3,67 2 3 1,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 13 -1,33 3 10 -0,33 15 58 -4,33 172,653 12 190 190 254 2351
% 98

191 48 INAR     , KDOĞAN       ,5, 5 13 0,67 2 7 -0,33 2 7 -0,33 0 9 -3,00 3 12 -1,00 2 17 -3,67 14 65 -7,66 172,564 88 191 191 255 2353
% 98

192 305 LİF      , OZ           , 5, 3 14 -1,67 3 6 1,00 1 6 -1,00 1 5 -0,67 2 11 -1,67 3 14 -1,67 13 56 -5,68 172,306 89 192 192 256 2354
% 98

193 136 EYÜP ENSAR CORUK 5H 4 16 -1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 16 -3,33 4 15 -1,00 18 69 -4,99 172,029 15 193 193 257 2357
% 98

194 598 ZEYNEP SEKMAN 5 4 12 0,00 3 6 1,00 0 8 -2,67 1 8 -1,67 1 11 -2,67 3 13 -1,33 12 58 -7,34 172,000 4 194 194 258 2358
% 98

195 187 ZEYNEPBER GÜLBEYAZ5D 5 15 0,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 2 18 -4,00 18 72 -5,99 171,942 13 195 195 259 2359
% 98

196 37 AA  Y    , HAGÜ H İ     , 5, 1 14 -3,67 0 3 -1,00 0 2 -0,67 0 1 -0,33 0 2 -0,67 1 22 -6,34 171,746 90 196 196 260 2361
% 98

197 102 UR       , AKIR         , 5, 5 13 0,67 2 7 -0,33 0 9 -3,00 4 5 2,33 2 17 -3,67 3 16 -2,33 16 67 -6,33 169,702 91 197 197 262 2369
% 99

198 741 USUF     , İLVAN        , 5, 4 15 -1,00 0 9 -3,00 4 5 2,33 0 9 -3,00 4 14 -0,67 2 17 -3,67 14 69 -9,01 167,369 92 198 198 263 2376
% 99
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ÖZEL ŞİRİNEVLER KÜLTÜR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU24BRY506 209 209 275 2399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 6,95 6 3 5,16 5 4 3,32 4 5 2,77 8 9 4,86 10 8 7,07 43 38 30,13 293,560

Okul Ortalaması 6 12 2,37 3 6 1,58 3 6 0,79 2 6 0,41 4 11 0,67 5 11 0,81 24 52 6,63 215,050

KATILIMLAR

199 113 İRANUR   , AYİM         , 5, 5 12 1,00 1 8 -1,67 2 6 0,00 1 8 -1,67 1 13 -3,33 0 9 -3,00 10 56 -8,67 167,268 93 199 199 264 2377
% 99

200 715 UHAMMEDEM, ADER         ,5, 3 16 -2,33 1 8 -1,67 0 9 -3,00 1 8 -1,67 5 14 0,33 3 16 -2,33 13 71 -10,67165,423 94 200 200 265 2380
% 99

201 923 BDULLAH  , ETİN         ,5, 2 17 -3,67 4 5 2,33 1 8 -1,67 2 7 -0,33 3 16 -2,33 4 15 -1,00 16 68 -6,67 164,979 95 201 201 266 2382
% 99

202 322 ISRA ALİN, RDİN         ,5, 2 17 -3,67 1 8 -1,67 2 7 -0,33 1 8 -1,67 3 16 -2,33 5 14 0,33 14 70 -9,34 164,354 96 202 202 267 2383
% 99

203 807 ERFİN    , ADER         , 5, 4 15 -1,00 1 8 -1,67 1 8 -1,67 2 7 -0,33 1 18 -5,00 5 14 0,33 14 70 -9,34 164,084 97 203 203 268 2385
% 99

204 152 ELEK     , URBANOVA     ,5, 4 15 -1,00 1 8 -1,67 1 8 -1,67 1 8 -1,67 4 15 -1,00 2 17 -3,67 13 71 -10,68162,580 98 204 204 269 2386
% 99

205 590 ATMA     , NL GÜN       ,5, 1 18 -5,00 2 7 -0,33 2 7 -0,33 2 7 -0,33 2 14 -2,67 4 11 0,33 13 64 -8,33 161,367 99 205 205 270 2388
% 100

206 970 ÜNYAMİN  , EYAZIT       ,5, 2 17 -3,67 0 9 -3,00 2 7 -0,33 4 5 2,33 3 16 -2,33 2 17 -3,67 13 71 -10,67151,665 100 206 206 271 2391
% 100

207 739 UNAHAN   , ERGÖZ        ,5, 2 15 -3,00 1 8 -1,67 2 7 -0,33 1 8 -1,67 3 16 -2,33 2 17 -3,67 11 71 -12,67150,747 101 207 207 273 2393
% 100

208 747 BDÜLMECİT, AYRAM        ,5, 3 15 -2,00 0 9 -3,00 0 9 -3,00 0 16 -5,33 1 15 -4,00 4 64 -17,33136,192 102 208 208 274 2395
% 100

209 217 AKUP     , ÜJAHİD       , 5, 0 0 0,00
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