
 

 
İL İLÇE KURUM SINAV ADI 

KATILIMLAR 

GENEL İL İLÇE KURUM 

İstanbul BAHÇELİEVLER BAĞLAR ORTAOKULU 8. SINIF KDS - 11 11082324 3094 364 206 206 

 
Ortalamalar 

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. Din Kültürü İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS  

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan 

Genel Ortalama 13.63 5.04 11.95 6.08 3.09 5.05 7.84 1.76 7.25 6.10 2.16 5.39 9.90 3.61 8.70 11.04 6.43 8.90 54.60 22.09 47.24 351.649  

İl Ortalaması 11.52 7.09 9.15 5.03 3.86 3.75 6.48 2.95 5.50 5.40 3.04 4.39 6.97 5.73 5.06 8.48 7.84 5.87 43.89 30.49 33.73 304.919  

Okul Ortalaması 9.57 8.86 6.61 4.45 4.69 2.89 5.62 3.83 4.35 4.51 4.17 3.12 4.46 7.83 1.85 6.44 8.98 3.44 35.05 38.37 22.26 264.868  

 
No 

 
Ögr.Bilgileri 

 
Snf/Şb 

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. Din Kültürü İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum 

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra 

1 786 - AHMET MELİ GÜNEŞ 8 / D 19 1 18.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 17 3 16.00 86.00 4.00 84.67 480.013 43 5 1 1 

2 46 - NAZLI KONAK 8 / E 18 2 17.33 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 18 0 18.00 16 4 14.67 82.00 6.00 80.00 460.066 274 14 2 2 

3 706 - SELİN İPEK ÖZTÜRK 8 / 0 16 2 15.33 6 4 4.67 9 1 8.67 10 0 10.00 17 1 16.67 13 5 11.33 71.00 13.00 66.67 421.536 846 45 3 3 

4 85 - ELİF İREM ŞAHİN 8 / B 15 5 13.33 6 4 4.67 10 0 10.00 9 1 8.67 15 1 14.67 14 5 12.33 69.00 16.00 63.67 407.902 981 51 4 4 

5 482 - YUSUF KENA TOPAL 8 / D 19 1 18.67 8 2 7.33 10 0 10.00 7 2 6.33 10 0 10.00 13 2 12.33 67.00 7.00 64.66 407.123 987 52 5 5 

6 3115 - GİZEM SELÇU K 8 / F 19 1 18.67 9 1 8.67 10 0 10.00 10 0 10.00 6 1 5.67 16 2 15.33 70.00 5.00 68.34 404.923 1019 56 6 6 

7 47 - SEYTNUR MASHARİPO 8 / D 18 2 17.33 7 3 6.00 8 2 7.33 10 0 10.00 11 4 9.67 15 4 13.67 69.00 15.00 64.00 403.810 1035 57 7 7 

8 919 - DYBALA TEMİZ 8 / A 17 1 16.67 8 2 7.33 8 1 7.67 5 3 4.00 10 2 9.33 17 3 16.00 65.00 12.00 61.00 402.163 1052 59 8 8 

9 994 - HÜSEYİN KARAKÖSE 8 / E 16 4 14.67 8 0 8.00 10 0 10.00 10 0 10.00 7 0 7.00 17 3 16.00 68.00 7.00 65.67 397.113 1090 61 9 9 

10 157 - ADA ARGUÇ 8 / A 14 6 12.00 7 2 6.33 9 1 8.67 7 3 6.00 11 1 10.67 15 4 13.67 63.00 17.00 57.34 384.795 1226 71 10 10 

11 1072 - ERAY ALGÜL 8 / B 13 4 11.67 8 1 7.67 9 0 9.00 4 1 3.67 11 1 10.67 13 3 12.00 58.00 10.00 54.68 376.807 1305 79 11 11 

12 1151 - TUANA GÜLPINAR 8 / C 16 4 14.67 9 1 8.67 10 0 10.00 9 1 8.67 8 1 7.67 11 4 9.67 63.00 11.00 59.35 376.186 1314 80 12 12 

13 922 - YAĞIZ EFE FİDAN 8 / A 16 3 15.00 8 1 7.67 10 0 10.00 6 3 5.00 7 3 6.00 15 5 13.33 62.00 15.00 57.00 375.527 1321 82 13 13 

14 712 - HALİL KOYUNCU 8 / G 13 5 11.33 7 2 6.33 10 0 10.00 8 1 7.67 13 3 12.00 10 9 7.00 61.00 20.00 54.33 368.786 1394 87 14 14 

15 1084 - YAHYA EFE TANRIKOLU 8 / E 17 2 16.33 9 1 8.67 8 0 8.00 10 0 10.00 10 7 7.67 8 8 5.33 62.00 18.00 56.00 365.197 1432 91 15 15 

16 401 - YAĞMUR ÇALIK 8 / D 19 1 18.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 2 1 1.67 13 6 11.00 61.00 11.00 57.35 365.046 1434 92 16 16 

17 159 - HANİFE SARI 8 / B 14 5 12.33 7 2 6.33 9 0 9.00 9 1 8.67 8 5 6.33 14 5 12.33 61.00 18.00 54.99 364.424 1440 93 17 17 

18 88 - ERAY ÖZBİCAN 8 / C 16 3 15.00 10 0 10.00 9 1 8.67 7 3 6.00 9 3 8.00 8 5 6.33 59.00 15.00 54.00 362.860 1461 98 18 18 

19 762 - BERRA NUR BEŞER 8 / E 16 2 15.33 8 1 7.67 10 0 10.00 9 0 9.00 5 3 4.00 12 7 9.67 60.00 13.00 55.67 359.472 1502 100 19 19 

20 896 - BEYZA ECE YEREBAKA 8 / A 17 2 16.33 7 3 6.00 8 2 7.33 4 4 2.67 3 3 2.00 16 4 14.67 55.00 18.00 49.00 355.032 1546 102 20 20 

21 26 - YİĞİT YILDIZ 8 / D 18 2 17.33 8 2 7.33 8 2 7.33 7 3 6.00 3 6 1.00 14 5 12.33 58.00 20.00 51.32 352.763 1577 103 21 21 

22 520 - MERVE AKTAŞ 8 / C 17 2 16.33 7 1 6.67 9 0 9.00 8 2 7.33 5 0 5.00 8 5 6.33 54.00 10.00 50.66 349.909 1618 107 22 22 

23 128 - MUHAMMED YAĞMURCU 8 / A 17 2 16.33 7 3 6.00 10 0 10.00 4 4 2.67 5 6 3.00 13 7 10.67 56.00 22.00 48.67 349.671 1619 108 23 23 

24 996 - ÖYKÜ ESİLA SOYLU 8 / E 16 4 14.67 8 2 7.33 10 0 10.00 5 2 4.33 8 1 7.67 6 7 3.67 53.00 16.00 47.67 345.064 1639 112 24 24 

25 661 - BER ORHAN.K. 8 / F 16 1 15.67 7 1 6.67 8 0 8.00 10 0 10.00 2 1 1.67 11 6 9.00 54.00 9.00 51.01 343.202 1655 114 25 25 

26 91 - YAĞMUR AKGÜL 8 / F 16 4 14.67 7 3 6.00 8 2 7.33 10 0 10.00 5 0 5.00 8 8 5.33 54.00 17.00 48.33 339.695 1676 116 26 26 

27 853 - YUSRA ALPER 8 / F 15 3 14.00 7 2 6.33 8 2 7.33 9 0 9.00 0 0 0.00 13 3 12.00 52.00 10.00 48.66 336.355 1728 121 27 27 

28 1 - AYŞE İDİLBİ 8 / B 12 6 10.00 7 2 6.33 8 1 7.67 10 0 10.00 5 4 3.67 12 4 10.67 54.00 17.00 48.34 335.895 1730 122 28 28 

29 230 - NİSA ARSLANTAŞ 8 / D 16 2 15.33 6 3 5.00 8 2 7.33 1 3 0.00 5 1 4.67 10 5 8.33 46.00 16.00 40.66 334.952 1738 124 29 29 

30 725 - ECRİN KALAYCI 8 / F 16 4 14.67 7 3 6.00 8 2 7.33 10 0 10.00 4 0 4.00 8 8 5.33 53.00 17.00 47.33 334.795 1740 126 30 30 

31 292 - TUĞRA YURĞA 8 / E 10 5 8.33 1 1 0.67 9 1 8.67 8 2 7.33 6 0 6.00 14 5 12.33 48.00 14.00 43.33 334.448 1743 127 31 31 

32 1053 - DENİZ CAN ASLAN 8 / B 11 2 10.33 6 4 4.67 9 1 8.67 10 0 10.00 6 2 5.33 9 4 7.67 51.00 13.00 46.67 332.928 1758 129 32 32 

33 988 - ALİ BURAK ÇİÇEK 8 / E 14 4 12.67 9 1 8.67 9 1 8.67 9 1 8.67 4 5 2.33 9 8 6.33 54.00 20.00 47.34 327.601 1814 136 33 33 

34 308 - İDİL ÖZDEMİR 8 / C 15 3 14.00 7 2 6.33 9 1 8.67 6 0 6.00 2 1 1.67 9 3 8.00 48.00 10.00 44.67 327.516 1815 137 34 34 

35 59 - SOZDAR DOĞAN 8 / E 15 4 13.67 8 2 7.33 7 3 6.00 1 2 0.33 5 15 0.00 14 4 12.67 50.00 30.00 40.00 324.081 1857 142 35 35 

36 0 - GÖRKEM GENÇ 8 / C 14 4 12.67 10 0 10.00 8 2 7.33 7 1 6.67 4 5 2.33 8 6 6.00 51.00 18.00 45.00 323.496 1860 143 36 36 

37 1105 - GİZEM TİRYAKİ 8 / G 15 3 14.00 4 2 3.33 6 3 5.00 9 1 8.67 7 13 2.67 10 10 6.67 51.00 32.00 40.34 319.861 1912 144 37 37 

38 154 - ECRİN İNCE 8 / A 16 4 14.67 6 4 4.67 8 2 7.33 6 4 4.67 0 0 0.00 12 8 9.33 48.00 22.00 40.67 319.606 1918 148 38 38 

39 0 - TUA A DİRGİ 0 / H 14 6 12.00 7 3 6.00 9 0 9.00 0 0 0.00 2 5 0.33 13 4 11.67 45.00 18.00 39.00 317.696 1936 149 39 39 

40 1077 - FATİ EMRE ABAKAY 8 / C 12 7 9.67 5 5 3.33 1 0 1.00 10 0 10.00 3 2 2.33 14 5 12.33 45.00 19.00 38.66 317.445 1939 150 40 40 

41 298 - DORUK UÇAR 8 / G 17 3 16.00 7 0 7.00 9 0 9.00 9 1 8.67 0 3 -1.00 5 0 5.00 47.00 7.00 44.67 316.905 1942 151 41 41 

42 1004 - İREM AYÇA 8 / E 13 6 11.00 6 3 5.00 9 0 9.00 7 3 6.00 7 1 6.67 5 10 1.67 47.00 23.00 39.34 315.062 1968 156 42 42 

43 250 - AYLİS KAHYA 8 / E 15 4 13.67 5 5 3.33 8 2 7.33 7 1 6.67 5 3 4.00 6 7 3.67 46.00 22.00 38.67 314.952 1969 157 43 43 

44 145 - YAĞMUR İLBEYİ 8 / A 15 5 13.33 7 3 6.00 7 3 6.00 7 3 6.00 6 14 1.33 10 10 6.67 52.00 38.00 39.33 313.183 1988 159 44 44 

45 494 - ZEYNEP KIZILKAYA 8 / C 16 3 15.00 8 1 7.67 8 2 7.33 4 0 4.00 1 2 0.33 6 3 5.00 43.00 11.00 39.33 310.884 2020 161 45 45 

46 724 - ZEYNEP DÜGEN 8 / H 13 6 11.00 6 3 5.00 6 4 4.67 4 6 2.00 4 0 4.00 9 4 7.67 42.00 23.00 34.34 310.818 2021 162 46 46 

47 840 - HAMZA DÖNMEZ 8 / F 14 4 12.67 8 2 7.33 9 1 8.67 4 4 2.67 7 13 2.67 5 2 4.33 47.00 26.00 38.34 310.455 2023 163 47 47 

48 163 - KAAN TOPLU 8 / C 13 6 11.00 5 3 4.00 5 3 4.00 4 5 2.33 4 3 3.00 10 2 9.33 41.00 22.00 33.66 309.616 2030 164 48 48 

49 204 - YAĞMUR KURT 8 / D 13 2 12.33 5 4 3.67 4 6 2.00 2 4 0.67 7 2 6.33 7 6 5.00 38.00 24.00 30.00 308.615 2054 166 49 49 

50 0 - HİLAL YURTALAN 8 / B 10 10 6.67 6 4 4.67 7 2 6.33 10 0 10.00 4 2 3.33 11 7 8.67 48.00 25.00 39.67 308.576 2055 167 50 50 

51 9 - HÜSEYİN TİRYAKİ 8 / H 13 6 11.00 6 4 4.67 7 3 6.00 6 4 4.67 0 0 0.00 13 7 10.67 45.00 24.00 37.01 307.990 2071 168 51 51 

52 504 - ARDA İLBAY 8 / C 12 8 9.33 6 4 4.67 7 3 6.00 9 1 8.67 8 12 4.00 9 11 5.33 51.00 39.00 38.00 307.319 2075 169 52 52 

53 234 - SUDE NAZ İYEM 8 / A 8 8 5.33 5 1 4.67 8 1 7.67 4 2 3.33 3 1 2.67 13 1 12.67 41.00 14.00 36.34 307.189 2078 170 53 53 

54 261 - DENİZ GÖKDEMİR 8 / E 15 2 14.33 3 5 1.33 8 0 8.00 3 0 3.00 5 4 3.67 4 3 3.00 38.00 14.00 33.33 305.464 2101 171 54 54 

55 1040 - FATİME ÇERKEZOĞL 8 / B 16 3 15.00 4 3 3.00 8 1 7.67 2 1 1.67 0 0 0.00 7 1 6.67 37.00 9.00 34.01 304.123 2126 173 55 55 

56 730 - HAVVANUR TUTAK 8 / C 15 5 13.33 4 1 3.67 7 3 6.00 10 0 10.00 2 1 1.67 4 3 3.00 42.00 13.00 37.67 303.076 2130 174 56 56 

57 721 - YUSUF SEYREKBAS 8 / C 12 3 11.00 6 4 4.67 9 0 9.00 8 2 7.33 3 1 2.67 4 3 3.00 42.00 13.00 37.67 301.784 2153 175 57 57 

58 559 - YAĞMUR ŞAHİN 8 / H 15 2 14.33 0 0 0.00 10 0 10.00 7 3 6.00 0 0 0.00 8 8 5.33 40.00 13.00 35.66 301.608 2155 176 58 58 

59 1064 - FATMA NİSA ÖZTÜRK 8 / B 10 8 7.33 7 3 6.00 4 6 2.00 10 0 10.00 3 6 1.00 12 5 10.33 46.00 28.00 36.66 300.908 2166 177 59 59 

60 0 - SERKAN CANTAŞDEM 0 / F 14 5 12.33 3 7 0.67 8 2 7.33 2 4 0.67 5 4 3.67 9 11 5.33 41.00 33.00 30.00 300.463 2171 178 60 60 

61 530 - ÖMER ASAF ÇETİN 8 / C 11 7 8.67 7 3 6.00 9 1 8.67 9 1 8.67 1 1 0.67 10 10 6.67 47.00 23.00 39.35 300.319 2179 179 61 61 

62 0 - ESMANUR. ÖLÇENOĞLU 8 / E 14 4 12.67 4 5 2.33 8 1 7.67 5 5 3.33 4 16 -1.33 11 7 8.67 46.00 38.00 33.34 297.203 2224 182 62 62 

63 900 - ESMA SANCAK 8 / A 14 6 12.00 3 7 0.67 7 3 6.00 3 7 0.67 7 13 2.67 10 10 6.67 44.00 46.00 28.68 296.973 2226 183 63 63 

64 1009 - UMUT TENGERŞEK 8 / 0 12 8 9.33 8 2 7.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 7 13 2.67 10 10 6.67 46.00 44.00 31.33 296.538 2229 184 64 64 

65 539 - FAHRİYE BÜYÜK 8 / C 14 5 12.33 6 3 5.00 6 4 4.67 3 3 2.00 3 3 2.00 6 3 5.00 38.00 21.00 31.00 296.326 2230 185 65 65 

66 761 - EYLÜL TİMUR 8 / F 14 4 12.67 6 2 5.33 0 0 0.00 10 0 10.00 2 0 2.00 4 2 3.33 36.00 8.00 33.33 296.128 2239 186 66 66 

67 400 - NİL MORKOÇ 8 / H 4 8 1.33 8 1 7.67 10 0 10.00 9 1 8.67 5 4 3.67 9 4 7.67 45.00 18.00 39.01 295.360 2253 188 67 67 

68 809 - SİMAY TOPÇU 8 / D 11 6 9.00 6 3 5.00 10 0 10.00 7 1 6.67 3 1 2.67 3 4 1.67 40.00 15.00 35.01 290.367 2300 191 68 68 

69 835 - EMİR ÇİFÇİ 8 / F 11 5 9.33 8 2 7.33 9 1 8.67 6 2 5.33 3 4 1.67 2 0 2.00 39.00 14.00 34.33 287.898 2331 193 69 69 

70 216 - CANSU ERİCEK 8 / A 6 6 4.00 7 2 6.33 7 2 6.33 4 1 3.67 3 0 3.00 10 6 8.00 37.00 17.00 31.33 287.560 2335 194 70 70 

71 862 - NAZO DURĞUN 8 / F 11 5 9.33 2 1 1.67 10 0 10.00 10 0 10.00 0 0 0.00 5 2 4.33 38.00 8.00 35.33 287.414 2338 195 71 71 

72 1119 - NAZLICAN UCA 8 / G 13 2 12.33 5 2 4.33 5 1 4.67 4 1 3.67 0 0 0.00 5 1 4.67 32.00 7.00 29.67 286.604 2347 197 72 72 

73 1109 - EBRAR KUMRU 8 / E 14 3 13.00 7 2 6.33 9 1 8.67 5 4 3.67 4 11 0.33 4 11 0.33 43.00 32.00 32.33 285.176 2355 199 73 73 

74 473 - NİSANUR BEYHATUN 8 / F 13 6 11.00 1 2 0.33 7 2 6.33 4 3 3.00 2 2 1.33 8 8 5.33 35.00 23.00 27.32 284.993 2358 200 74 74 

75 178 - MERT ŞİMŞEK 8 / G 12 7 9.67 6 3 5.00 6 2 5.33 5 3 4.00 5 1 4.67 1 3 0.00 35.00 19.00 28.67 284.657 2364 202 75 75 

76 752 - BEYZANUR BOZKIRLI 8 / D 14 6 12.00 6 4 4.67 7 3 6.00 7 2 6.33 1 1 0.67 6 13 1.67 41.00 29.00 31.34 284.363 2368 203 76 76 

77 587 - MEHMETHAMD KARAHAN 8 / G 11 9 8.00 5 5 3.33 7 3 6.00 10 0 10.00 6 14 1.33 8 12 4.00 47.00 43.00 32.66 283.711 2375 204 77 77 

78 1185 - KÜBRA YILDIRIM 8 / E 17 3 16.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 5 5 3.33 6 14 1.33 5 15 0.00 41.00 49.00 24.66 280.645 2400 207 78 78 

ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - LGS SIRALI 



 

 
İL İLÇE KURUM SINAV ADI 

KATILIMLAR 

GENEL İL İLÇE KURUM 

İstanbul BAHÇELİEVLER BAĞLAR ORTAOKULU 8. SINIF KDS - 11 11082324 3094 364 206 206 

 
Ortalamalar 

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. Din Kültürü İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS  

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan 

Genel Ortalama 13.63 5.04 11.95 6.08 3.09 5.05 7.84 1.76 7.25 6.10 2.16 5.39 9.90 3.61 8.70 11.04 6.43 8.90 54.60 22.09 47.24 351.649  

İl Ortalaması 11.52 7.09 9.15 5.03 3.86 3.75 6.48 2.95 5.50 5.40 3.04 4.39 6.97 5.73 5.06 8.48 7.84 5.87 43.89 30.49 33.73 304.919  

Okul Ortalaması 9.57 8.86 6.61 4.45 4.69 2.89 5.62 3.83 4.35 4.51 4.17 3.12 4.46 7.83 1.85 6.44 8.98 3.44 35.05 38.37 22.26 264.868  

 
No 

 
Ögr.Bilgileri 

 
Snf/Şb 

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. Din Kültürü İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum 

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra 

79 354 - EMİRHAN KÖSE 8 / E 12 8 9.33 5 5 3.33 8 2 7.33 2 8 -0.67 6 14 1.33 9 11 5.33 42.00 48.00 25.98 280.075 2403 208 79 79 

80 336 - EMRE GİDER 8 / D 14 4 12.67 7 3 6.00 10 0 10.00 4 3 3.00 0 0 0.00 2 8 -0.67 37.00 18.00 31.00 279.234 2419 209 80 80 

81 667 - EMİR HAKTA SAYKAN 8 / B 12 8 9.33 5 5 3.33 9 1 8.67 5 5 3.33 0 0 0.00 6 5 4.33 37.00 24.00 28.99 278.136 2434 210 81 81 

82 0 - ZİLAN TÜZÜN 8 / C 14 6 12.00 7 3 6.00 9 1 8.67 4 3 3.00 0 5 -1.67 5 8 2.33 39.00 26.00 30.33 277.277 2441 211 82 82 

83 966 - EYLÜL KAVAK 8 / E 13 5 11.33 7 2 6.33 7 2 6.33 2 4 0.67 2 6 0.00 4 5 2.33 35.00 24.00 26.99 275.968 2451 212 83 83 

84 101 - MEHMET SEVİM 8 / H 15 5 13.33 2 0 2.00 0 0 0.00 4 3 3.00 3 0 3.00 0 0 0.00 24.00 8.00 21.33 274.787 2460 213 84 84 

85 291 - ESRA ŞEYHSAİT 8 / G 10 7 7.67 7 3 6.00 7 3 6.00 8 2 7.33 0 0 0.00 4 2 3.33 36.00 17.00 30.33 274.229 2463 214 85 85 

86 93 - PRAOODY SUKUSTURA 8 / F 12 5 10.33 8 2 7.33 9 1 8.67 4 2 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 33.00 10.00 29.66 273.215 2480 215 86 86 

87 471 - MELİKE NARMAN 8 / H 9 5 7.33 7 3 6.00 7 3 6.00 4 5 2.33 1 2 0.33 6 4 4.67 34.00 22.00 26.66 271.978 2491 217 87 87 

88 51 - BEYZA YILMAZ 8 / C 11 9 8.00 7 3 6.00 10 0 10.00 5 1 4.67 0 0 0.00 2 2 1.33 35.00 15.00 30.00 270.926 2511 220 88 88 

89 927 - AMİNE GÖKÇUR 8 / A 13 7 10.67 4 6 2.00 5 5 3.33 1 9 -2.00 10 10 6.67 3 17 -2.67 36.00 54.00 18.00 270.678 2512 221 89 89 

90 109 - YUSUF KARATAŞ 8 / C 8 6 6.00 5 5 3.33 7 3 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 8 8.33 31.00 22.00 23.66 270.415 2516 222 90 90 

91 240 - ESİLA ULUIŞIK 8 / H 6 1 5.67 1 3 0.00 8 1 7.67 1 7 -1.33 4 1 3.67 6 4 4.67 26.00 17.00 20.35 268.419 2526 223 91 91 

92 27 - MERT AKBULUT 8 / C 7 13 2.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 9 1 8.67 8 10 4.67 9 11 5.33 38.00 50.00 21.34 265.955 2549 225 92 92 

93 738 - IRMAK EROL 8 / F 12 5 10.33 3 2 2.33 4 2 3.33 10 0 10.00 0 0 0.00 1 3 0.00 30.00 12.00 25.99 265.142 2556 226 93 93 

94 992 - MASAL YILMAZ 8 / E 8 9 5.00 6 2 5.33 8 2 7.33 10 0 10.00 4 10 0.67 5 12 1.00 41.00 35.00 29.33 263.538 2569 228 94 94 

95 827 - ALİEREN TAŞDEMİR 8 / D 13 7 10.67 5 5 3.33 8 2 7.33 2 1 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 15.00 23.00 262.573 2582 230 95 95 

96 1079 - ALİ HA N KIZGIN 8 / E 10 8 7.33 5 5 3.33 6 4 4.67 4 6 2.00 3 15 -2.00 10 10 6.67 38.00 48.00 22.00 260.399 2608 232 96 96 

97 355 - AZRA R. KAPLAN 8 / C 11 9 8.00 6 4 4.67 7 3 6.00 4 6 2.00 6 14 1.33 5 15 0.00 39.00 51.00 22.00 259.323 2611 233 97 97 

98 343 - KAAN YILDIRIM 8 / D 11 8 8.33 6 4 4.67 7 3 6.00 4 6 2.00 5 11 1.33 3 12 -1.00 36.00 44.00 21.33 256.910 2627 235 98 98 

99 737 - ASYA YAMAN 8 / C 13 7 10.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 5 15 0.00 6 14 1.33 36.00 54.00 18.00 256.000 2634 237 99 99 

100 1062 - EDA NUR ERDEM 8 / B 6 11 2.33 7 2 6.33 7 3 6.00 2 7 -0.33 4 5 2.33 6 7 3.67 32.00 35.00 20.33 255.182 2652 240 100 100 

101 495 - BERENECRİN TAŞ 8 / C 12 8 9.33 6 4 4.67 8 2 7.33 6 4 4.67 2 18 -4.00 7 13 2.67 41.00 49.00 24.67 254.538 2654 241 101 101 

102 600 - ESMA SAĞLAM 8 / G 12 8 9.33 1 7 -1.33 7 3 6.00 4 4 2.67 1 12 -3.00 7 4 5.67 32.00 38.00 19.34 254.477 2655 242 102 102 

103 269 - PERİHAN ŞEYHSAİT 8 / G 9 11 5.33 4 6 2.00 8 2 7.33 8 2 7.33 0 0 0.00 1 0 1.00 30.00 21.00 22.99 251.543 2675 243 103 103 

104 1191 - TAYFUNBARA COŞKUN 8 / A 8 12 4.00 5 5 3.33 4 6 2.00 9 1 8.67 4 16 -1.33 9 11 5.33 39.00 51.00 22.00 251.203 2680 244 104 104 

105 1111 - ASLI NUR SAKALLI 8 / C 10 10 6.67 3 7 0.67 8 2 7.33 3 7 0.67 4 8 1.33 4 10 0.67 32.00 44.00 17.34 249.681 2686 245 105 105 

106 969 - AZRA KUL 8 / E 8 8 5.33 3 3 2.00 4 3 3.00 2 6 0.00 5 5 3.33 3 6 1.00 25.00 31.00 14.66 249.504 2687 246 106 106 

107 506 - MUHAMMED HAJ HAMOU 8 / E 1 3 0.00 2 4 0.67 9 1 8.67 4 0 4.00 0 0 0.00 9 5 7.33 25.00 13.00 20.67 249.066 2691 248 107 107 

108 36 - MİRAÇ 8 / 0 4 0 4.00 8 2 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 26.00 8.00 23.33 248.260 2702 249 108 108 

109 791 - ASLAN AKGÖL 8 / D 9 4 7.67 1 4 -0.33 7 2 6.33 3 2 2.33 0 0 0.00 1 0 1.00 21.00 12.00 17.00 247.275 2710 251 109 109 

110 965 - CEMAL KERİ CÖDEL 8 / B 7 13 2.67 6 4 4.67 7 3 6.00 7 3 6.00 5 5 3.33 2 12 -2.00 34.00 40.00 20.67 246.936 2713 253 110 110 

111 1088 - İBRAHİM EF KAYA 8 / C 6 14 1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 9 11 5.33 8 12 4.00 31.00 59.00 11.32 246.759 2715 254 111 111 

112 548 - MEMO DRN HPN 8 / F 8 2 7.33 2 0 2.00 8 1 7.67 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 3.00 18.00 246.726 2716 255 112 112 

113 531 - CAVA ALHAC MUH 0 / F 6 14 1.33 1 9 -2.00 4 6 2.00 8 2 7.33 7 12 3.00 8 12 4.00 34.00 55.00 15.66 245.482 2730 258 113 113 

114 1054 - ARDA TAHA ÇAYLAK 8 / B 5 15 0.00 6 3 5.00 8 2 7.33 4 6 2.00 7 13 2.67 6 12 2.00 36.00 51.00 19.00 244.944 2732 259 114 114 

115 331 - TALHA YORUCU 8 / D 10 9 7.00 3 7 0.67 9 1 8.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 4 11 0.33 33.00 51.00 16.00 243.461 2738 260 115 115 

116 1046 - MEHMET ALİ GÜLER 8 / B 5 14 0.33 6 3 5.00 10 0 10.00 8 2 7.33 8 12 4.00 2 18 -4.00 39.00 49.00 22.66 243.082 2740 262 116 116 

117 941 - EYLÜL CERE ALTINGÖZ 8 / A 8 12 4.00 3 7 0.67 3 7 0.67 6 3 5.00 6 14 1.33 7 12 3.00 33.00 55.00 14.67 243.062 2741 263 117 117 

118 657 - AADULLA MUSTAFA 8 / G 4 16 -1.33 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 9 11 5.33 8 12 4.00 31.00 59.00 11.34 241.075 2753 265 118 118 

119 784 - ONUR EKİN 8 / D 6 14 1.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 9 11 5.33 27.00 53.00 9.32 240.420 2758 266 119 119 

120 1000 - BALIM OKYANUS 8 / E 9 11 5.33 6 4 4.67 8 2 7.33 4 6 2.00 5 15 0.00 4 16 -1.33 36.00 54.00 18.00 239.733 2765 267 120 120 

121 626 - BESNA N SA ERDİN 8 / G 8 8 5.33 1 7 -1.33 7 2 6.33 3 5 1.33 2 3 1.00 0 0 0.00 21.00 25.00 12.66 236.049 2789 269 121 121 

122 1068 - EVİN ER 8 / B 4 16 -1.33 5 5 3.33 5 5 3.33 3 7 0.67 9 11 5.33 5 15 0.00 31.00 59.00 11.33 233.590 2803 271 122 122 

123 110 - ALİ IŞIK 8 / H 4 16 -1.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 5 5 3.33 9 11 5.33 6 14 1.33 30.00 60.00 9.99 233.307 2804 272 123 123 

124 11610 - AHMET HASÇEIIK 8 / 0 6 14 1.33 4 6 2.00 4 6 2.00 3 6 1.00 8 12 4.00 5 15 0.00 30.00 59.00 10.33 233.287 2805 273 124 124 

125 95 - FATMA S TIRTIR PY 8 / F 6 2 5.33 1 3 0.00 5 1 4.67 1 3 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 14.00 9.00 11.00 232.426 2809 274 125 125 

126 66 - KUZEY TIRTIR 8 / A 6 14 1.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 0 10 -3.33 8 12 4.00 8 12 4.00 26.00 64.00 4.67 232.131 2813 275 126 126 

127 728 - BÜNYAMİN BİRLİKER 8 / E 9 11 5.33 3 7 0.67 5 5 3.33 1 8 -1.67 5 12 1.00 5 14 0.33 28.00 57.00 8.99 231.270 2819 277 127 127 

128 0 - YUSUF BAGCI 8 / C 6 10 2.67 3 7 0.67 7 3 6.00 3 6 1.00 6 14 1.33 0 0 0.00 25.00 40.00 11.67 229.836 2824 278 128 128 

129 1074 - KEREM GÜLTEKİN 8 / B 8 12 4.00 5 5 3.33 6 4 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 21.00 12.00 229.533 2826 279 129 129 

130 1171 - MELEKRABİY KARAKOÇ 8 / G 9 11 5.33 4 6 2.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 7 13 2.67 3 16 -2.33 28.00 61.00 7.67 229.249 2828 281 130 130 

131 0 - SAMET ÇEL 8 / B 4 15 -1.00 3 7 0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 6 13 1.67 8 12 4.00 30.00 58.00 10.67 228.950 2829 282 131 131 

132 918 - BERKAY AZA KURGAN 8 / A 7 13 2.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 3 7 0.67 6 7 3.67 4 16 -1.33 27.00 56.00 8.34 228.935 2830 283 132 132 

133 0 - AH İ Z AS A 8 / F 8 12 4.00 0 10 -3.33 3 7 0.67 5 5 3.33 7 13 2.67 5 15 0.00 28.00 62.00 7.34 228.823 2832 284 133 133 

134 103 - MAURO İCARDİ 8 / F 5 13 0.67 3 6 1.00 0 0 0.00 7 0 7.00 7 12 3.00 4 13 -0.33 26.00 44.00 11.34 228.392 2834 285 134 134 

135 114 - AYBERK IŞIK 8 / B 9 6 7.00 4 5 2.33 0 0 0.00 2 8 -0.67 0 1 -0.33 1 4 -0.33 16.00 24.00 8.00 227.651 2838 286 135 135 

136 556 - BULUT TOPAÇ 8 / G 9 7 6.67 3 6 1.00 3 5 1.33 0 2 -0.67 0 1 -0.33 0 0 0.00 15.00 21.00 8.00 227.452 2839 287 136 136 

137 142 - ERKEK 8 / D 7 13 2.67 3 7 0.67 4 6 2.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 9 11 5.33 29.00 61.00 8.67 227.218 2842 288 137 137 

138 779 - MEHMET ZAH D ŞAHİN 8 / D 8 12 4.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 8 12 4.00 29.00 61.00 8.67 226.950 2845 289 138 138 

139 381 - AYAZ ÇINAR 8 / B 10 10 6.67 2 8 -0.67 7 3 6.00 4 6 2.00 4 16 -1.33 4 16 -1.33 31.00 59.00 11.34 226.569 2849 290 139 139 

140 62 - KADİR EREN ALTINKILI 8 / A 8 12 4.00 3 7 0.67 8 2 7.33 5 5 3.33 3 17 -2.67 6 14 1.33 33.00 57.00 13.99 226.100 2854 291 140 140 

141 1029 - YUSUF KEKLİK 8 / H 11 9 8.00 4 6 2.00 1 9 -2.00 2 8 -0.67 5 15 0.00 4 16 -1.33 27.00 63.00 6.00 225.474 2855 292 141 141 

142 944 - MUHAMMET DEMİR 8 / A 10 10 6.67 1 9 -2.00 0 10 -3.33 1 9 -2.00 6 14 1.33 6 14 1.33 24.00 66.00 2.00 225.190 2858 293 142 142 

143 798 - ECRİN DAĞISTAN 8 / D 9 11 5.33 5 5 3.33 7 3 6.00 2 6 0.00 3 11 -0.67 1 10 -2.33 27.00 46.00 11.66 225.077 2859 294 143 143 

144 926 - ÖMER ARI 8 / A 5 13 0.67 4 6 2.00 8 2 7.33 4 6 2.00 5 14 0.33 5 14 0.33 31.00 55.00 12.66 224.512 2862 295 144 144 

145 200 - SEDİL SHOUMAN 8 / E 8 12 4.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 6 2.00 7 13 2.67 4 16 -1.33 27.00 63.00 6.01 224.301 2864 296 145 145 

146 1082 - SILA DEMİRKIRA 8 / D 6 11 2.33 4 6 2.00 4 6 2.00 1 5 -0.67 3 5 1.33 4 10 0.67 22.00 43.00 7.66 224.078 2867 297 146 146 

147 746 - HÜSEYİN EG ARSLAN 8 / C 8 12 4.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 8 2 7.33 2 18 -4.00 8 12 4.00 32.00 58.00 12.66 223.989 2868 298 147 147 

148 789 - ALİYENUR TELLİ 8 / D 9 11 5.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 6 14 1.33 4 16 -1.33 26.00 64.00 4.67 220.927 2878 299 148 148 

149 1081 - YUSUF KERE TİRYAKİ 8 / E 8 12 4.00 3 7 0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 7 13 2.67 4 15 -1.00 24.00 65.00 2.34 219.789 2882 301 149 149 

150 342 - YASİN ÖRNEK 8 / C 4 8 1.33 1 7 -1.33 2 6 0.00 3 5 1.33 4 6 2.00 4 9 1.00 18.00 41.00 4.33 218.288 2888 302 150 150 

151 23 - MERT YILDIZ 8 / D 8 5 6.33 2 5 0.33 5 4 3.67 0 5 -1.67 0 6 -2.00 1 4 -0.33 16.00 29.00 6.33 217.994 2892 303 151 151 

152 106 - ARDA SAKALLI 8 / A 5 15 0.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 8 10 4.67 4 16 -1.33 24.00 64.00 2.67 217.024 2905 304 152 152 

153 418 - HİRANUR AKİN 8 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 10 0 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 0.00 10.00 217.000 2907 305 153 153 

154 448 - ABDÜLKADİR DAŞCI 8 / D 7 13 2.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 4 16 -1.33 7 13 2.67 27.00 63.00 6.01 216.708 2908 306 154 154 

155 0 - EREN K A R A T 8 / F 9 11 5.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 5 14 0.33 5 15 0.00 24.00 65.00 2.32 216.660 2910 308 155 155 

156 1007 - S R DANTUR A 8 / 0 5 14 0.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 6 14 1.33 7 13 2.67 25.00 64.00 3.66 216.343 2912 309 156 156 
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İL İLÇE KURUM SINAV ADI 

KATILIMLAR 

GENEL İL İLÇE KURUM 

İstanbul BAHÇELİEVLER BAĞLAR ORTAOKULU 8. SINIF KDS - 11 11082324 3094 364 206 206 

 
Ortalamalar 

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. Din Kültürü İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS  

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan 

Genel Ortalama 13.63 5.04 11.95 6.08 3.09 5.05 7.84 1.76 7.25 6.10 2.16 5.39 9.90 3.61 8.70 11.04 6.43 8.90 54.60 22.09 47.24 351.649  

İl Ortalaması 11.52 7.09 9.15 5.03 3.86 3.75 6.48 2.95 5.50 5.40 3.04 4.39 6.97 5.73 5.06 8.48 7.84 5.87 43.89 30.49 33.73 304.919  

Okul Ortalaması 9.57 8.86 6.61 4.45 4.69 2.89 5.62 3.83 4.35 4.51 4.17 3.12 4.46 7.83 1.85 6.44 8.98 3.44 35.05 38.37 22.26 264.868  

 
No 

 
Ögr.Bilgileri 

 
Snf/Şb 

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. Din Kültürü İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam LGS Genel İl İlçe Kurum 

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra 

157 0 - MALATYALI 8 / F 5 15 0.00 5 4 3.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 7 13 2.67 3 17 -2.67 27.00 62.00 6.33 213.666 2927 310 157 157 

158 1103 - OZAN Y ŞAR 8 / A 4 14 -0.67 3 6 1.00 3 4 1.67 5 5 3.33 6 14 1.33 5 15 0.00 26.00 58.00 6.66 213.538 2928 311 158 158 

159 997 - UMUTCAN KAYA 8 / E 6 14 1.33 5 5 3.33 5 5 3.33 3 7 0.67 5 15 0.00 4 16 -1.33 28.00 62.00 7.33 212.926 2929 312 159 159 

160 0 - MEHMET HAPPANİ 0 / 0 7 12 3.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 5 15 0.00 25.00 64.00 3.67 212.772 2930 313 160 160 

161 1071 - SİMA ELVA Kİ 0 / B 7 13 2.67 3 7 0.67 3 7 0.67 0 0 0.00 5 15 0.00 0 0 0.00 18.00 42.00 4.01 212.758 2931 314 161 161 

162 656 - NİSANUR ÇALBAY 8 / E 5 15 0.00 4 6 2.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 6 14 1.33 5 15 0.00 26.00 64.00 4.66 212.512 2940 315 162 162 

163 643 - EMRE DOĞAN 8 / H 3 17 -2.67 2 8 -0.67 1 8 -1.67 2 8 -0.67 7 13 2.67 8 12 4.00 23.00 66.00 0.99 212.420 2941 316 163 163 

164 80 - TUNA SINANMIŞ 8 / C 7 13 2.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 7 3 6.00 0 0 0.00 1 10 -2.33 20.00 41.00 6.34 210.592 2945 317 164 164 

165 341 - HASAN DENİ ASL N 8 / G 5 15 0.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 7 13 2.67 5 15 0.00 23.00 67.00 0.66 209.733 2951 319 165 165 

166 229 - EMİN KOÇ 8 / E 5 15 0.00 4 6 2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 5 15 0.00 7 13 2.67 24.00 66.00 2.00 209.340 2954 320 166 166 

167 593 - LANA NAJJAR 8 / G 7 13 2.67 3 7 0.67 3 7 0.67 0 10 -3.33 4 15 -1.00 6 13 1.67 23.00 65.00 1.35 209.042 2955 321 167 167 

168 769 - EMİR DURMU EKER 8 / E 4 16 -1.33 3 7 0.67 2 7 -0.33 1 9 -2.00 5 5 3.33 5 15 0.00 20.00 59.00 0.34 208.775 2957 322 168 168 

169 247 - HÜMEYRA KESKİN 8 / H 7 13 2.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 0 0 0.00 5 15 0.00 18.00 52.00 0.67 207.480 2970 323 169 169 

170 719 - YİĞİT TANIR 8 / C 4 16 -1.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 4 16 -1.33 8 12 4.00 25.00 65.00 3.34 206.296 2981 324 170 170 

171 1018 - FURKAN ÜSTÜNDAĞ 8 / B 9 11 5.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 3 17 -2.67 24.00 66.00 1.99 205.980 2985 325 171 171 

172 1107 - MUHAMMED RABİ KA 8 / 0 3 17 -2.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 9 11 5.33 4 14 -0.67 20.00 68.00 -2.68 205.619 2986 326 172 172 

173 870 - HALE TANTÜRA 8 / 0 3 17 -2.67 6 4 4.67 3 7 0.67 3 7 0.67 5 15 0.00 6 14 1.33 26.00 64.00 4.67 205.058 2988 327 173 173 

174 842 - YASEMİN KA SSP 8 / F 4 16 -1.33 3 7 0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 2 4 0.67 0 0 0.00 16.00 40.00 2.68 203.441 2994 328 174 174 

175 0 - BERAT A AŞIĞIM 8 / F 7 13 2.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 16 -1.33 5 15 0.00 22.00 68.00 -0.67 200.546 3006 329 175 175 

176 484 - YUSUF VAROL 8 / B 4 16 -1.33 1 9 -2.00 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 5 9 2.00 13.00 41.00 -0.66 199.752 3008 330 176 176 

177 1030 - ERCÜMENT AITIPAR 8 / 0 4 16 -1.33 6 4 4.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 6 14 1.33 4 16 -1.33 22.00 68.00 -0.66 198.415 3017 332 177 177 

178 421 - FERAH MÜCEDDAMİ 8 / D 5 12 1.00 2 2 1.33 4 3 3.00 0 0 0.00 1 7 -1.33 3 15 -2.00 15.00 39.00 2.00 197.477 3023 334 178 178 

179 1020 - BERAT ÇAKMAK 8 / H 5 15 0.00 3 7 0.67 3 7 0.67 2 7 -0.33 4 16 -1.33 5 14 0.33 22.00 66.00 0.01 196.554 3028 335 179 179 

180 0 - ABDUZİZ HADAD 8 / E 5 15 0.00 1 9 -2.00 0 10 -3.33 7 3 6.00 5 15 0.00 4 16 -1.33 22.00 68.00 -0.66 194.818 3034 336 180 180 

181 76 - M DERİN KAYA 8 / F 2 13 -2.33 2 4 0.67 2 5 0.33 1 4 -0.33 0 0 0.00 3 7 0.67 10.00 33.00 -0.99 194.664 3036 337 181 181 

182 5860 - MELEK CEMAL 8 / G 4 16 -1.33 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 5 15 0.00 5 15 0.00 20.00 70.00 -3.33 191.746 3046 338 182 182 

183 978 - ECE SÖNM 8 / E 3 13 -1.33 1 7 -1.33 3 6 1.00 1 9 -2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8.00 35.00 -3.66 191.119 3048 339 183 183 

184 450 - RİMES DABBED 8 / A 7 13 2.67 4 6 2.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 1 19 -5.33 4 16 -1.33 24.00 66.00 2.01 189.909 3051 340 184 184 

185 821 - LİVANUR AKİN 8 / E 2 18 -4.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 1 9 -2.00 7 13 2.67 5 15 0.00 18.00 72.00 -6.00 189.877 3052 341 185 185 

186 1192 - EİRH AN TOPAL 8 / F 6 14 1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 18 -4.00 7 13 2.67 20.00 70.00 -3.34 189.722 3053 342 186 186 

187 307 - BERFİN ÇİFÇİ 8 / D 4 16 -1.33 6 3 5.00 5 5 3.33 0 9 -3.00 4 16 -1.33 3 17 -2.67 22.00 66.00 0.00 188.578 3054 343 187 187 

188 0 - KERİM YARDIMCI 8 / 0 5 15 0.00 1 9 -2.00 0 10 -3.33 2 8 -0.67 4 16 -1.33 6 14 1.33 18.00 72.00 -6.00 188.138 3055 344 188 188 

189 4 - SERGEO RAMOS 8 / A 4 16 -1.33 3 7 0.67 3 7 0.67 1 8 -1.67 4 16 -1.33 5 15 0.00 20.00 69.00 -2.99 188.136 3056 345 189 189 

190 1099 - YUSUF YAVUZ 8 / G 4 15 -1.00 2 8 -0.67 1 8 -1.67 5 5 3.33 3 15 -2.00 5 15 0.00 20.00 66.00 -2.01 187.250 3057 346 190 190 

191 860 - CİHANGİR CEYHAN 8 / F 4 16 -1.33 3 7 0.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 3 17 -2.67 20.00 70.00 -3.33 186.274 3059 347 191 191 

192 1031 - İSA DENİZ 8 / H 4 14 -0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 4 15 -1.00 4 16 -1.33 19.00 68.00 -3.66 186.110 3060 348 192 192 

193 89 - YUSUF BEYAZİT 8 / A 5 15 0.00 2 8 -0.67 3 7 0.67 1 9 -2.00 4 16 -1.33 4 16 -1.33 19.00 71.00 -4.66 185.495 3064 350 193 193 

194 461 - ECRİN UZUNAL 8 / A 4 14 -0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 5 12 1.00 0 15 -5.00 17.00 63.00 -4.00 185.393 3065 351 194 194 

195 607 - GÜLÇİN KARABULUT 8 / G 3 17 -2.67 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 2 18 -4.00 7 13 2.67 21.00 69.00 -1.99 183.216 3069 352 195 195 

196 404 - SANEM AVCI 8 / C 7 13 2.67 2 8 -0.67 1 9 -2.00 4 6 2.00 1 19 -5.33 5 15 0.00 20.00 70.00 -3.33 182.690 3071 353 196 196 

197 1080 - DİCLE DEĞİRMENC 8 / H 2 18 -4.00 1 9 -2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 6 14 1.33 3 17 -2.67 19.00 71.00 -4.67 181.843 3073 354 197 197 

198 690 - BURAK ELİBOL 8 / C 4 16 -1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 6 14 1.33 18.00 72.00 -6.01 180.907 3074 355 198 198 

199 60 - YUSUF KUŞAKLI O 8 / H 4 16 -1.33 4 6 2.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 3 17 -2.67 19.00 71.00 -4.66 179.622 3077 356 199 199 

200 394 - YİĞİT KAYACAN 8 / G 4 16 -1.33 3 7 0.67 1 9 -2.00 3 7 0.67 5 15 0.00 2 18 -4.00 18.00 72.00 -5.99 178.824 3079 357 200 200 

201 618 - HAVVANUR TANRIKULU 8 / G 4 13 -0.33 0 10 -3.33 1 9 -2.00 3 6 1.00 2 17 -3.67 6 14 1.33 16.00 69.00 -7.00 177.757 3081 358 201 201 

202 0 - İSA KARLİ 8 / G 2 18 -4.00 1 9 -2.00 3 6 1.00 3 7 0.67 4 16 -1.33 5 15 0.00 18.00 71.00 -5.66 176.988 3082 359 202 202 

203 571 - S E M A A L A G A 8 / G 4 16 -1.33 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 4 16 -1.33 3 17 -2.67 16.00 74.00 -8.67 172.806 3087 360 203 203 

204 732 - VİLDAN TURKUT 8 / C 5 15 0.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 5 5 3.33 2 18 -4.00 2 18 -4.00 19.00 71.00 -4.67 170.662 3088 361 204 204 

205 168 - MEHMET ALİ DEMİRAY 8 / A 0 20 -6.67 4 6 2.00 1 9 -2.00 1 9 -2.00 4 16 -1.33 6 14 1.33 16.00 74.00 -8.67 169.591 3089 362 205 205 

206 934 - ERDEM UÇAR 8 / A 1 19 -5.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 1 19 -5.33 4 16 -1.33 10.00 80.00 -16.66 140.436 3094 364 206 206 
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