
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ÖZEL ŞİRİNEVLER KÜLTÜR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU24BRY502 222 222 1295 15897

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 10 5,27 5 5 3,01 4 5 2,76 4 5 2,34 6 10 2,41 9 9 5,83 36 43 21,62 265,140

Okul Ortalaması 8 11 4,27 4 5 2,54 4 5 2,43 3 5 1,52 4 11 0,40 7 10 3,86 31 47 15,02 241,200

KATILIMLAR

1 536 CEYDA BAKAN 5F 16 4 14,67 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 0 7,00 17 3 16,00 61 16 55,67 384,738 1 1 1 26 1362
% 8,57

2 52 ENES ATAŞ 5C 15 5 13,33 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 11 3 10,00 16 4 14,67 62 22 54,67 384,188 1 2 2 27 1381
% 8,69

3 708 ZEYNEPBETÜ ÜSTÜNSOY5C 16 3 15,00 9 1 8,67 7 2 6,33 7 3 6,00 4 3 3,00 16 4 14,67 59 16 53,67 368,738 2 3 3 42 1828
% 11

4 891 RABİA ÖZCAN 5F 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 4 4,67 4 9 1,00 16 4 14,67 60 23 52,34 364,785 2 4 4 46 1971
% 12

5 283 KEREMALİ BAŞARAN 5E 15 5 13,33 5 5 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 5 1 4,67 16 4 14,67 52 24 44,00 352,528 1 5 5 63 2386
% 15

6 138 NAZ DERİN ERGİN 5F 13 5 11,33 10 0 10,00 6 4 4,67 7 2 6,33 4 4 2,67 16 4 14,67 56 19 49,67 350,933 3 6 6 64 2448
% 15

7 605 DENİZ ERDÖNMEZ 5B 15 2 14,33 9 0 9,00 9 1 8,67 8 1 7,67 3 5 1,33 12 4 10,67 56 13 51,67 349,746 1 7 7 70 2492
% 16

8 515 DİL DİLEK 5A 17 3 16,00 6 4 4,67 8 2 7,33 6 4 4,67 2 6 0,00 15 5 13,33 54 24 46,00 348,065 1 8 8 73 2555
% 16

9 352 UFUKCAN ŞİMŞEK 5D 16 3 15,00 5 5 3,33 7 3 6,00 4 6 2,00 6 6 4,00 14 6 12,00 52 29 42,33 346,457 1 9 9 76 2637
% 17

10 414 ÖMER SALİH AKYOL 5H 12 4 10,67 7 0 7,00 4 1 3,67 1 1 0,67 9 4 7,67 13 4 11,67 46 14 41,35 341,488 1 10 10 86 2839
% 18

11 413 AHMETEFE DALGIÇ 5F 14 5 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 3 7 0,67 7 13 2,67 14 6 12,00 54 35 42,33 336,363 4 11 11 96 3062
% 19

12 851 BURAK ÜÜ 5H 15 5 13,33 8 2 7,33 7 3 6,00 4 6 2,00 7 6 5,00 11 8 8,33 52 30 41,99 334,983 2 12 12 100 3126
% 20

13 929 DÜZGÜ AR 5A 17 2 16,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 2 5 0,33 10 9 7,00 53 22 45,66 333,774 2 13 13 101 3168
% 20

14 908 CEMREGİZEM ÇORAK 5B 10 9 7,00 6 4 4,67 7 3 6,00 5 4 3,67 9 7 6,67 15 5 13,33 52 32 41,34 333,250 2 14 14 103 3184
% 20

15 874 BERR AKIN 5A 15 5 13,33 6 4 4,67 7 3 6,00 6 3 5,00 3 4 1,67 13 7 10,67 50 26 41,34 330,526 3 15 15 109 3303
% 21

16 113 HİRANUR KAYİM 5E 14 6 12,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 10 2,67 12 8 9,33 53 33 42,00 327,205 2 16 16 116 3455
% 22

17 822 YİĞİT 5E 11 9 8,00 8 2 7,33 7 3 6,00 3 7 0,67 10 10 6,67 13 7 10,67 52 38 39,34 326,501 3 17 17 118 3474
% 22

18 239 DURU ÇOBAN 5B 11 4 9,67 7 3 6,00 6 3 5,00 6 2 5,33 5 3 4,00 11 3 10,00 46 18 40,00 322,577 3 18 18 129 3643
% 23

19 680 ABDULRAHMA TURKMAN5A 10 7 7,67 8 2 7,33 9 1 8,67 2 8 -0,67 3 5 1,33 16 4 14,67 48 27 39,00 321,929 4 19 19 131 3665
% 23

20 777 İPEK YILMAZ 5C 13 6 11,00 7 3 6,00 7 2 6,33 5 4 3,67 2 3 1,00 13 6 11,00 47 24 39,00 319,760 3 20 20 137 3780
% 24

21 290 RAMAZAN EF PEKER 5C 10 3 9,00 7 1 6,67 6 1 5,67 7 0 7,00 5 0 5,00 8 2 7,33 43 7 40,67 317,816 4 21 21 142 3882
% 24

22 805 EKİN BEYZA YILMAZ 5D 11 2 10,33 8 2 7,33 4 1 3,67 6 1 5,67 13 3 12,00 42 9 39,00 316,902 2 22 22 143 3925
% 25

23 816 ÇINAR DENİZHAN 5D 14 5 12,33 5 3 4,00 9 1 8,67 6 1 5,67 2 4 0,67 10 7 7,67 46 21 39,01 314,509 3 23 23 149 4047
% 25

24 526 OMA HASAN 5A 13 7 10,67 7 3 6,00 6 4 4,67 6 3 5,00 9 9 6,00 5 2 4,33 46 28 36,67 310,912 5 24 24 157 4212
% 26

25 525 AYŞEGÜL BIÇAKCI 5F 8 8 5,33 4 3 3,00 5 3 4,00 5 2 4,33 7 8 4,33 15 5 13,33 44 29 34,32 310,516 5 25 25 158 4242
% 27

26 755 ARYA DURU YILDIZ 5D 13 7 10,67 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 1 4 -0,33 13 7 10,67 46 29 36,35 309,607 4 26 26 162 4299
% 27

27 293 MERVE GÜ E TAN 5A 8 11 4,33 7 2 6,33 6 3 5,00 9 1 8,67 8 11 4,33 13 7 10,67 51 35 39,33 309,140 6 27 27 163 4321
% 27

28 695 EDASELMA ŞAHİN 5H 13 7 10,67 6 4 4,67 4 6 2,00 6 4 4,67 8 4 6,67 8 9 5,00 45 34 33,68 308,714 3 28 28 164 4341
% 27

29 749 HATİCE KÜBRA 5H 11 4 9,67 5 4 3,67 5 2 4,33 4 4 2,67 4 14 -0,67 14 2 13,33 43 30 33,00 307,318 4 29 29 167 4406
% 28

30 472 BELİNAY KIZILKAYA 5G 13 7 10,67 6 4 4,67 7 3 6,00 3 7 0,67 0 3 -1,00 14 6 12,00 43 30 33,01 306,557 1 30 30 172 4442
% 28

31 982 KERİM KİRAZ 5G 10 9 7,00 5 5 3,33 8 2 7,33 6 4 4,67 6 8 3,33 12 7 9,67 47 35 35,33 305,767 2 31 31 174 4477
% 28

32 609 ZİLAN AYHAN 5D 13 6 11,00 5 5 3,33 9 1 8,67 5 5 3,33 6 10 2,67 9 9 6,00 47 36 35,00 305,714 5 32 32 175 4479
% 28

33 558 MUSTAFA GÜLDEN 5H 11 8 8,33 8 2 7,33 6 4 4,67 3 7 0,67 4 11 0,33 14 5 12,33 46 37 33,66 305,359 5 33 33 178 4497
% 28
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Genel Ortalama 8 10 5,27 5 5 3,01 4 5 2,76 4 5 2,34 6 10 2,41 9 9 5,83 36 43 21,62 265,140

Okul Ortalaması 8 11 4,27 4 5 2,54 4 5 2,43 3 5 1,52 4 11 0,40 7 10 3,86 31 47 15,02 241,200

KATILIMLAR

34 270 UMUT HAMZA KÜTÜKCÜ5A 13 7 10,67 7 3 6,00 9 1 8,67 5 5 3,33 3 17 -2,67 13 7 10,67 50 40 36,67 305,270 7 34 34 179 4502
% 28

35 265 MİRAÇ ÇELİK 5E 8 12 4,00 8 2 7,33 7 2 6,33 8 2 7,33 6 14 1,33 14 6 12,00 51 38 38,32 302,618 4 35 35 185 4647
% 29

36 424 ALPEREN DEMİRALP 5C 13 6 11,00 5 5 3,33 5 4 3,67 4 4 2,67 7 12 3,00 10 10 6,67 44 41 30,34 299,379 5 36 36 194 4821
% 30

37 420 NEHİRNAS KOYUNSEVEN5H 13 7 10,67 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 6 14 1,33 11 8 8,33 45 44 30,33 299,135 6 37 37 195 4831
% 30

38 524 M.KEREM ASLAN 5A 11 7 8,67 7 3 6,00 4 2 3,33 5 5 3,33 12 5 10,33 39 22 31,66 296,411 8 38 38 201 4987
% 31

39 488 ERT ARSLAN 5H 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 4 6 2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 47 43 32,66 296,321 7 39 39 202 4990
% 31

40 1022 ÖZGÜN ALTINGÖZ 5F 9 8 6,33 7 1 6,67 6 1 5,67 2 3 1,00 6 9 3,00 11 6 9,00 41 28 31,67 295,545 6 40 40 204 5036
% 32

41 579 BAHARNUR KARADAYI 5E 10 9 7,00 8 2 7,33 3 2 2,33 6 4 4,67 3 7 0,67 12 5 10,33 42 29 32,33 294,328 5 41 41 210 5100
% 32

42 885 MAHİRDENİZ GÜNTUNCER5G 15 3 14,00 7 3 6,00 5 3 4,00 2 3 1,00 2 3 1,00 5 5 3,33 36 20 29,33 292,713 3 42 42 214 5182
% 33

43 20 ALİ KIZILK Y 5G 13 5 11,33 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 4 12 0,00 9 10 5,67 44 39 31,00 292,118 4 43 43 217 5212
% 33

44 146 ELİF DOĞAN 5E 11 9 8,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 13 -0,33 11 9 8,00 47 40 33,67 291,554 6 44 44 219 5239
% 33

45 679 ELİF NA TOP L 5A 10 7 7,67 4 5 2,33 8 2 7,33 4 4 2,67 2 6 0,00 12 7 9,67 40 31 29,67 289,810 9 45 45 228 5323
% 33

46 518 ILGIN DENİ GÜRSU 5D 10 10 6,67 5 5 3,33 4 6 2,00 8 2 7,33 1 6 -1,00 13 3 12,00 41 32 30,33 289,408 6 46 46 229 5341
% 34

47 942 ENDER ARSLAN 5H 11 9 8,00 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 4 15 -1,00 13 6 11,00 43 45 28,00 288,621 8 47 47 232 5378
% 34

48 535 İNCİ ŞAHİN 5G 10 10 6,67 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 5 15 0,00 12 8 9,33 45 45 30,00 286,960 5 48 48 237 5462
% 34

49 866 İR A HÜN A TEKİN 5A 10 10 6,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 3 3,00 3 4 1,67 13 7 10,67 38 36 26,01 286,496 10 49 49 239 5488
% 35

50 480 YAĞIZ TOPRAK 5C 10 9 7,00 4 6 2,00 5 4 3,67 5 5 3,33 13 7 10,67 37 31 26,67 284,525 6 50 50 246 5613
% 35

51 882 FATİH TUĞR ÇİÇEK 5F 7 10 3,67 7 3 6,00 5 4 3,67 5 2 4,33 0 1 -0,33 14 6 12,00 38 26 29,34 282,274 7 51 51 260 5731
% 36

52 634 ZEHRA BETÜ ÖNAL 5C 10 6 8,00 7 3 6,00 8 1 7,67 1 3 0,00 1 0 1,00 8 7 5,67 35 20 28,34 281,713 7 52 52 261 5759
% 36

53 195 EMİRENES AKBEY 5B 10 4 8,67 7 3 6,00 6 2 5,33 2 1 1,67 2 5 0,33 7 5 5,33 34 20 27,33 278,482 4 53 53 272 5948
% 37

54 972 EBRAR KURT 5C 13 7 10,67 3 2 2,33 4 5 2,33 2 4 0,67 2 9 -1,00 9 4 7,67 33 31 22,67 277,833 8 54 54 277 5984
% 38

55 967 EMİR SABR S LALMAZ 5A 12 8 9,33 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 7 11 3,33 5 14 0,33 43 44 28,32 277,287 11 55 55 283 6015
% 38

56 322 MISRAALİN ERDİN 5B 11 9 8,00 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 4 11 0,33 11 9 8,00 39 46 23,67 277,164 5 56 56 284 6020
% 38

57 971 TUANA ÇELİK 5H 14 6 12,00 7 3 6,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 16 -2,33 9 11 5,33 41 48 25,00 276,846 9 57 57 285 6039
% 38

58 505 M M  NH AGA  Y  KK 5B 7 13 2,67 5 5 3,33 6 4 4,67 5 4 3,67 5 7 2,67 12 8 9,33 40 41 26,34 276,144 6 58 58 287 6073
% 38

59 70 MEHMETBATU KILIÇ 5E 13 7 10,67 6 4 4,67 7 3 6,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 41 39 28,01 275,495 7 59 59 290 6112
% 38

60 456 REMAN ALSENDİ 5D 14 6 12,00 5 5 3,33 5 5 3,33 9 1 8,67 2 4 0,67 35 21 28,00 274,710 7 60 60 294 6165
% 39

61 739 TUNAHAN GERGÖZ 5E 8 12 4,00 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 8 12 4,00 10 10 6,67 41 49 24,67 274,094 8 61 61 298 6194
% 39

62 273 SEMİ AYKAÇ 5A 6 14 1,33 6 4 4,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 10 0,67 13 7 10,67 42 42 28,01 273,600 12 62 62 300 6241
% 39

63 543 AALI ENA ELALDI 5E 7 7 4,67 8 2 7,33 1 4 -0,33 0 1 -0,33 13 4 11,67 29 18 23,01 273,329 9 63 63 301 6261
% 39

64 238 NEHİR ASLAN 5C 8 8 5,33 6 4 4,67 2 4 0,67 2 3 1,00 2 1 1,67 11 6 9,00 31 26 22,34 272,705 9 64 64 305 6301
% 40

65 123 BEREN ELA ATAK 5D 9 11 5,33 2 8 -0,67 8 2 7,33 3 7 0,67 8 12 4,00 9 11 5,33 39 51 21,99 270,794 8 65 65 313 6411
% 40

66 58 ENES AKYÜREK 5H 9 8 6,33 6 2 5,33 6 3 5,00 2 5 0,33 1 8 -1,67 11 8 8,33 35 34 23,65 268,458 10 66 66 317 6558
% 41
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KATILIMLAR

67 616 ZEHRA TAŞTAN 5B 9 11 5,33 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 12 8 9,33 40 50 23,33 268,211 7 67 67 318 6576
% 41

68 0 ALPEREN ŞAHAN 5A 12 6 10,00 6 4 4,67 3 6 1,00 0 9 -3,00 0 7 -2,33 11 8 8,33 32 40 18,67 267,830 13 68 68 319 6600
% 42

69 49 AİYŞEBÜŞRA UZUN 5G 14 6 12,00 7 3 6,00 3 7 0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 4 16 -1,33 39 51 22,01 267,026 6 69 69 324 6653
% 42

70 675 ELİFNAZ ASLAN 5B 11 9 8,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 11 9 8,00 34 56 15,32 264,843 8 70 70 329 6769
% 43

71 160 EYMEN YAVUZ 5B 12 8 9,33 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 7 13 2,67 3 17 -2,67 42 48 26,00 264,084 9 71 71 332 6833
% 43

72 951 BELİNAY ASLANTÜRK 5F 9 11 5,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 5 1,33 4 5 2,33 10 9 7,00 33 43 18,65 263,991 8 72 72 333 6845
% 43

73 509 SELLADDİN KURTCEBE5D 13 7 10,67 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 2 7 -0,33 35 44 20,35 263,140 9 73 73 337 6896
% 43

74 906 MUSTAFA AKKAYA 5D 10 10 6,67 4 6 2,00 8 2 7,33 5 5 3,33 5 15 0,00 8 12 4,00 40 50 23,33 262,531 10 74 74 339 6934
% 44

75 916 YUSRA SIVACI 5B 13 7 10,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 18 -4,00 12 8 9,33 34 56 15,33 261,266 10 75 75 343 7022
% 44

76 716 AHMETERDEM KAÇAN 5C 12 8 9,33 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 9 11 5,33 4 16 -1,33 36 54 17,99 260,853 10 76 76 345 7039
% 44

77 182 ASLI SERRA DURDU 5A 7 13 2,67 6 4 4,67 4 5 2,33 4 6 2,00 9 11 5,33 8 12 4,00 38 51 21,00 260,748 14 77 77 346 7045
% 44

78 45 YUN SCA EK N 5A 12 6 10,00 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 5 15 0,00 6 13 1,67 37 50 20,34 260,207 15 78 78 350 7082
% 45

79 268 AGİT TARHAN 5G 12 5 10,33 4 6 2,00 2 5 0,33 5 5 3,33 7 13 2,67 5 15 0,00 35 49 18,66 260,012 7 79 79 351 7093
% 45

80 24 ABDULLAH DÖNMEZ 5D 8 12 4,00 5 4 3,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 0 3 -1,00 12 7 9,67 32 39 19,01 259,729 11 80 80 353 7109
% 45

81 71 YUSUF KİLVANN 5H 8 12 4,00 4 6 2,00 3 6 1,00 3 4 1,67 5 13 0,67 11 9 8,00 34 50 17,34 255,735 11 81 81 368 7374
% 46

82 502 YAVUZ SELİ KUL 5B 1 19 -5,33 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 7 13 2,67 16 4 14,67 37 53 19,34 255,586 11 82 82 369 7383
% 46

83 349 SAHRE DAML KURT 5A 14 6 12,00 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 1 8 -1,67 29 30 19,00 255,253 16 83 83 374 7412
% 47

84 181 YEMEN ELBERVİ 5C 12 8 9,33 3 0 3,00 9 1 8,67 24 9 21,00 254,107 11 84 84 379 7485
% 47

85 409 HAKAN YALAV 5G 7 13 2,67 5 5 3,33 6 4 4,67 5 15 0,00 11 9 8,00 34 46 18,67 253,770 8 85 85 380 7503
% 47

86 152 MELEK  L GURBANOVA5H 1 7 -1,33 4 6 2,00 3 6 1,00 3 7 0,67 4 15 -1,00 16 3 15,00 31 44 16,34 252,836 12 86 86 386 7569
% 48

87 2 ÖMER HAMZA KOÇ 5F 9 11 5,33 6 4 4,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 11 0,33 7 8 4,33 34 46 18,66 251,818 9 87 87 392 7640
% 48

88 85 NAZL DURSUN 5A 10 8 7,33 7 2 6,33 4 3 3,00 7 1 6,67 3 11 -0,67 4 11 0,33 35 36 22,99 251,463 17 88 88 394 7667
% 48

89 961 ECRİN ÇİFÇİ 5E 11 9 8,00 5 5 3,33 3 7 0,67 7 3 6,00 5 15 0,00 6 14 1,33 37 53 19,33 250,899 10 89 89 398 7702
% 48

90 491 BERKAY AVCI 5E 9 8 6,33 5 4 3,67 7 2 6,33 6 3 5,00 2 4 0,67 29 21 22,00 250,796 11 90 90 399 7710
% 48

91 604 MUHAMMEDAL KURT 5F 10 9 7,00 4 6 2,00 4 5 2,33 2 8 -0,67 7 13 2,67 6 13 1,67 33 54 15,00 250,163 10 91 91 403 7761
% 49

92 665 MUHAMMED YILMAZ 5B 10 10 6,67 5 5 3,33 2 7 -0,33 1 9 -2,00 7 12 3,00 7 13 2,67 32 56 13,34 249,398 12 92 92 407 7814
% 49

93 520 TUĞBANUR U DEMİR 5H 4 12 0,00 1 6 -1,00 2 5 0,33 2 5 0,33 4 13 -0,33 15 4 13,67 28 45 13,00 249,211 13 93 93 409 7828
% 49

94 451 TOPRA YALÇIN 5A 9 9 6,00 3 6 1,00 5 3 4,00 4 4 2,67 6 9 3,00 5 14 0,33 32 45 17,00 248,263 18 94 94 419 7903
% 50

95 361 SAHRA ARSLAN 5F 14 6 12,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 18 -5,00 6 11 2,33 34 52 16,66 247,017 11 95 95 423 8000
% 50

96 192 EMRE AKY O L 5C 7 7 4,67 5 5 3,33 4 3 3,00 0 2 -0,67 8 7 5,67 24 24 16,00 246,836 12 96 96 424 8013
% 50

97 0 EF BOZKURT 5A 11 9 8,00 5 5 3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 8 11 4,33 2 18 -4,00 35 54 16,99 245,832 19 97 97 430 8084
% 51

98 747 ABDÜLM CİT BAYRAM 5D 10 10 6,67 4 6 2,00 5 4 3,67 2 3 1,00 2 1 1,67 23 24 15,01 242,630 12 98 98 443 8308
% 52

99 595 MUHAMMED TAŞVEREN5 6 12 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 5 2,33 0 2 -0,67 12 8 9,33 27 42 12,99 242,494 1 99 99 445 8323
% 52
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100 174 ASMİNA UCA 5H 9 11 5,33 5 5 3,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 14 -0,67 7 13 2,67 34 54 15,99 242,048 14 100 100 446 8349
% 53

101 700 TAHAEYMEN TERZİ 5E 7 8 4,33 5 5 3,33 5 5 3,33 6 3 5,00 3 10 -0,33 5 9 2,00 31 40 17,66 239,848 12 101 101 459 8516
% 54

102 9 YUSUF BR  Ş 5C 8 12 4,00 3 7 0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 3 4 1,67 6 12 2,00 29 46 13,67 238,992 13 102 102 464 8580
% 54

103 998 ÖMER YILDIZ 5H 7 13 2,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 7 -0,33 8 12 4,00 6 14 1,33 32 57 13,00 237,705 15 103 103 472 8691
% 55

104 457 MELİS ŞEYHSAİT 5G 11 9 8,00 3 7 0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 5 13 0,67 31 57 12,01 235,588 9 104 104 484 8874
% 56

105 68 AS  T  U ER    Z 5E 3 8 0,33 2 6 0,00 1 6 -1,00 1 3 0,00 5 8 2,33 9 5 7,33 21 36 8,99 234,494 13 105 105 491 8947
% 56

106 286 BEREN ADİŞ 5F 6 6 4,00 2 2 1,33 2 0 2,00 1 1 0,67 3 11 -0,67 6 5 4,33 20 25 11,66 234,217 12 106 106 493 8969
% 56

107 500 MEYYEDE MUSTAF A 5F 4 13 -0,33 7 2 6,33 4 3 3,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 9 9 6,00 31 50 14,33 233,290 13 107 107 495 9037
% 57

108 373 ELİF ACAR 5E 6 11 2,33 7 3 6,00 3 5 1,33 4 1 3,67 0 7 -2,33 5 1 4,67 25 28 15,67 232,273 14 108 108 509 9126
% 57

109 301 ADİLENEŞE SİNANOĞLU5F 7 12 3,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 16 -2,33 10 10 6,67 30 58 10,68 230,779 14 109 109 519 9242
% 58

110 438 GÜNEY ÖZCAN 5F 8 12 4,00 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 3 11 -0,67 7 13 2,67 30 54 12,00 230,775 15 110 110 520 9243
% 58

111 309 ERDEM ŞAHİN 5B 10 10 6,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 29 61 8,67 230,093 13 111 111 523 9295
% 58

112 305 ELİF BOZ 5B 10 10 6,67 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 17 -2,67 7 13 2,67 30 60 10,00 229,841 14 112 112 526 9315
% 59

113 883 HİRANUR BAĞCI 5E 10 10 6,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 31 59 11,34 228,904 15 113 113 534 9380
% 59

114 312 ALMİNA TOPCU 5B 7 6 5,00 4 2 3,33 4 3 3,00 0 2 -0,67 2 6 0,00 3 8 0,33 20 27 10,99 228,107 15 114 114 540 9452
% 59

115 799 İLKNUR BAHAD U R 5E 11 9 8,00 3 7 0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 2 18 -4,00 7 13 2,67 29 61 8,67 227,956 16 115 115 542 9467
% 60

116 807 BERFİN KADER 5H 6 14 1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 10 9 7,00 28 61 7,66 227,551 16 116 116 546 9518
% 60

117 583 ED İ Z KÖROĞLU 5B 7 13 2,67 6 4 4,67 4 6 2,00 7 3 6,00 0 8 -2,67 7 13 2,67 31 47 15,34 226,621 16 117 117 553 9604
% 60

118 347 NASEM EKELİK 5F 10 10 6,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 4 14 -0,67 5 15 0,00 29 59 9,33 225,461 16 118 118 558 9707
% 61

119 974 ECENUR ŞAVLİ 5C 7 11 3,33 3 6 1,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 23 44 8,33 223,668 14 119 119 567 9901
% 62

120 55 BERAY ATMACA 5C 6 13 1,67 5 5 3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 14 0,33 7 10 3,67 27 58 7,67 222,345 15 120 120 570 10026
% 63

121 485 EMİR KOŞMAZ 5F 5 15 0,00 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 17 -2,67 9 11 5,33 32 58 12,65 222,326 17 121 121 571 10028
% 63

122 454 ABDULRAHMA ALSEN 5D 10 10 6,67 4 6 2,00 3 7 0,67 2 7 -0,33 2 10 -1,33 1 3 0,00 22 43 7,68 222,161 13 122 122 574 10043
% 63

123 1114 ORMAN KARAMPOOR 5D 8 11 4,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 14 0,33 6 14 1,33 27 61 6,66 221,683 14 123 123 576 10100
% 64

124 162 İSTEBRAK ALZOUBİ 5D 7 13 2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 30 60 10,01 221,416 15 124 124 579 10128
% 64

125 590 FATMA ÜNNÜGÜN 5D 6 14 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 6 14 1,33 28 62 7,34 220,781 16 125 125 591 10216
% 64

126 955 MİRÇ TELLOĞLU 5 4 10 0,67 2 8 -0,67 4 4 2,67 2 5 0,33 5 14 0,33 8 12 4,00 25 53 7,33 220,042 2 126 126 595 10277
% 65

127 33 AZİMENA Z TOPAL    L 5H 7 11 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 12 -2,00 8 11 4,33 25 56 6,32 219,680 17 127 127 598 10321
% 65

128 652 FURKAN UZUNER 5G 7 13 2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 26 64 4,66 219,649 10 128 128 599 10325
% 65

129 0 NİHA TEKER 5A 4 9 1,00 5 5 3,33 3 4 1,67 4 6 2,00 7 11 3,33 4 16 -1,33 27 51 10,00 219,506 20 129 129 603 10338
% 65

130 362 AZRA ADA KAÇMAZ 5F 3 13 -1,33 2 5 0,33 5 4 3,67 4 3 3,00 7 13 2,67 6 13 1,67 27 51 10,01 219,226 18 130 130 607 10357
% 65

131 596 ECRİN YILDIZOĞLU 5F 4 16 -1,33 3 7 0,67 4 5 2,33 3 5 1,33 7 13 2,67 7 13 2,67 28 59 8,34 218,860 19 131 131 611 10404
% 65

132 497 VESİLENUR UNUTMAZ 5B 6 12 2,00 4 5 2,33 5 5 3,33 1 0 1,00 16 22 8,66 217,919 17 132 132 617 10507
% 66
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ÖZEL ŞİRİNEVLER KÜLTÜR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU24BRY502 222 222 1295 15897

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 10 5,27 5 5 3,01 4 5 2,76 4 5 2,34 6 10 2,41 9 9 5,83 36 43 21,62 265,140

Okul Ortalaması 8 11 4,27 4 5 2,54 4 5 2,43 3 5 1,52 4 11 0,40 7 10 3,86 31 47 15,02 241,200

KATILIMLAR

133 201 AYŞE ARSLAN 5C 4 11 0,33 7 3 6,00 3 6 1,00 4 6 2,00 6 8 3,33 2 12 -2,00 26 46 10,66 217,023 16 133 133 627 10618
% 67

134 439 FATMA ZEHR ÇARKA 5A 8 12 4,00 2 8 -0,67 3 5 1,33 5 3 4,00 3 13 -1,33 5 13 0,67 26 54 8,00 216,688 21 134 134 631 10662
% 67

135 486 AS D M R 5A 5 15 0,00 5 5 3,33 2 3 1,00 1 3 0,00 4 2 3,33 17 28 7,66 215,955 22 135 135 635 10742
% 68

136 598 ZEYNEP SEKMAN 5F 2 14 -2,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 4 2,67 2 10 -1,33 10 10 6,67 25 51 8,00 213,302 20 136 136 664 11017
% 69

137 897 FATMA REY GÜVEN 5H 6 14 1,33 5 5 3,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 1 4 -0,33 5 15 0,00 25 50 8,33 212,539 18 137 137 673 11113
% 70

138 356 CEMREFATMA GÜLBEYAZ5E 8 12 4,00 5 5 3,33 7 3 6,00 0 10 -3,33 1 19 -5,33 7 13 2,67 28 62 7,34 212,381 17 138 138 677 11135
% 70

139 137 ENES CELEN 5D 7 8 4,33 1 3 0,00 1 3 0,00 1 9 -2,00 2 10 -1,33 2 1 1,67 14 34 2,67 211,790 17 139 139 681 11203
% 70

140 339 EYÜP AYDOĞDU 5E 7 12 3,00 4 4 2,67 4 4 2,67 1 7 -1,33 16 27 7,01 211,630 18 140 140 685 11220
% 71

141 555 AYŞEGÜL BİLGİ 5G 7 12 3,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 16 -2,33 7 13 2,67 26 62 5,33 211,536 11 141 141 687 11239
% 71

142 187 ZEYNEPBERR GÜLBEYAZ5C 7 12 3,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 7 -1,33 4 16 -1,33 7 13 2,67 24 63 3,01 211,283 17 142 142 691 11271
% 71

143 850 ECRİ AVAĞ 5A 8 11 4,33 2 5 0,33 3 4 1,67 1 7 -1,33 1 3 0,00 0 3 -1,00 15 33 4,00 211,182 23 143 143 693 11280
% 71

144 317 EREN ÖMER ÇALICIOĞLU5D 4 16 -1,33 5 5 3,33 8 2 7,33 1 9 -2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 29 61 8,66 210,919 18 144 144 695 11309
% 71

145 905 ASLI GÖLBAŞI 5H 6 14 1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 7 13 2,67 26 64 4,67 209,065 19 145 145 711 11494
% 72

146 623 AHMETT ÇİÇEK 5F 5 15 0,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 11 9 8,00 23 67 0,66 208,823 21 146 146 717 11524
% 72

147 642 AYBÜ ÇINKILIÇ 5A 10 10 6,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 2 17 -3,67 4 16 -1,33 26 63 5,01 208,560 24 147 147 721 11555
% 73

148 44 FURKA COR 5A 5 15 0,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 6 14 1,33 24 66 1,99 208,224 25 148 148 723 11595
% 73

149 795 EL KOK MAZ 5A 7 13 2,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 7 12 3,00 24 65 2,33 206,861 26 149 149 743 11754
% 74

150 164 NEHİR ADA COŞKUN 5G 7 13 2,67 3 7 0,67 0 1 -0,33 10 21 3,01 206,829 12 150 150 744 11758
% 74

151 319 UMUT UÇAR 5F 3 12 -1,00 5 4 3,67 0 7 -2,33 3 5 1,33 6 12 2,00 5 12 1,00 22 52 4,67 206,719 22 151 151 745 11774
% 74

152 538 ELİFNUR ÖZTÜRK 5G 5 15 0,00 4 6 2,00 6 4 4,67 5 5 3,33 4 16 -1,33 5 15 0,00 29 61 8,67 206,306 13 152 152 751 11829
% 74

153 313 FATMA B HÜSRE V 5G 6 14 1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 15 -1,00 5 11 1,33 24 61 3,66 205,708 14 153 153 766 11920
% 75

154 171 ALİ SARIGÜL 5B 5 15 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 9 10 5,67 24 65 2,33 205,638 18 154 154 767 11928
% 75

155 405 SELİNNİSA CAN 5G 3 15 -2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 5 3 4,00 2 16 -3,33 8 11 4,33 27 56 8,33 205,458 15 155 155 770 11965
% 75

156 306 EDANUR AKBABA 5G 9 11 5,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 2 18 -4,00 25 65 3,34 204,822 16 156 156 780 12047
% 76

157 28 MUHAMME.D. BAYAR 5G 8 12 4,00 2 7 -0,33 3 7 0,67 3 7 0,67 6 13 1,67 2 18 -4,00 24 64 2,68 204,451 17 157 157 787 12093
% 76

158 683 HASAN ALİ AKKOYUN 5G 6 13 1,67 2 7 -0,33 3 6 1,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 24 63 3,01 204,188 18 158 158 789 12116
% 76

159 968 DENİZCAN YILMAZ 5F 0 1 -0,33 0 4 -1,33 1 0 1,00 3 2 2,33 2 5 0,33 6 12 2,00 203,903 23 159 159 791 12149
% 76

160 0 L    Y OT          Y 5A 3 17 -2,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 6 1,00 7 13 2,67 21 48 5,00 203,457 27 160 160 796 12202
% 77

161 547 ZÜLAL DÖNMEZ 5H 7 12 3,00 3 7 0,67 4 5 2,33 5 5 3,33 5 14 0,33 2 18 -4,00 26 61 5,66 203,283 20 161 161 800 12222
% 77

162 852 BETÜL CİCO 5B 1 1 0,67 0 3 -1,00 2 2 1,33 0 3 -1,00 0 4 -1,33 3 1 2,67 6 14 1,34 202,354 19 162 162 810 12329
% 78

163 1075 SALİH KENÇ 5F 4 16 -1,33 4 2 3,33 3 2 2,33 0 4 -1,33 4 16 -1,33 7 13 2,67 22 53 4,34 202,258 24 163 163 812 12347
% 78

164 923 ABDULLAH ÇETİN 5D 5 15 0,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 5 14 0,33 4 15 -1,00 26 62 5,33 201,875 19 164 164 819 12393
% 78

165 873 MUSTAFA TANRIVERDİ5C 5 13 0,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 1 6 -1,00 4 14 -0,67 5 15 0,00 23 60 3,00 201,072 18 165 165 833 12492
% 79
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ÖZEL ŞİRİNEVLER KÜLTÜR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU24BRY502 222 222 1295 15897

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 10 5,27 5 5 3,01 4 5 2,76 4 5 2,34 6 10 2,41 9 9 5,83 36 43 21,62 265,140

Okul Ortalaması 8 11 4,27 4 5 2,54 4 5 2,43 3 5 1,52 4 11 0,40 7 10 3,86 31 47 15,02 241,200

KATILIMLAR

166 193 NEVRA TEMİŞ 5G 5 15 0,00 3 7 0,67 3 5 1,33 2 6 0,00 2 15 -3,00 6 8 3,33 21 56 2,33 199,397 19 166 166 860 12713
% 80

167 492 EMİR KAYA 5F 6 14 1,33 4 6 2,00 3 6 1,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 24 65 2,33 199,274 25 167 167 861 12727
% 80

168 846 ELİFNUR BAKAY 5C 3 12 -1,00 5 2 4,33 0 4 -1,33 2 6 0,00 3 12 -1,00 6 13 1,67 19 49 2,67 197,707 19 168 168 884 12928
% 81

169 907 BÜNYAM N BEYAZI 5E 6 14 1,33 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 25 65 3,34 197,197 19 169 169 899 12989
% 82

170 435 HARUN KARADUMAN 5H 5 15 0,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 7 2 6,33 5 14 0,33 4 15 -1,00 24 63 2,99 197,013 21 170 170 905 13015
% 82

171 257 RÜZGARÖM E ULUSOY5H 6 9 3,00 3 6 1,00 5 5 3,33 0 4 -1,33 3 17 -2,67 3 13 -1,33 20 54 2,00 196,943 22 171 171 907 13025
% 82

172 560 MERT PESEN 5B 4 16 -1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 5 15 0,00 22 68 -0,67 196,925 20 172 172 908 13026
% 82

173 136 EYÜP CORUK 5C 4 14 -0,67 2 8 -0,67 1 8 -1,67 3 7 0,67 8 11 4,33 3 17 -2,67 21 65 -0,68 196,020 20 173 173 925 13138
% 83

174 379 ORHA N GÜMÜŞTAŞ 5C 6 14 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 0 5 -1,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 15 50 -1,67 195,437 21 174 174 931 13201
% 83

175 722 MELİS TOY 5A 8 12 4,00 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 2 18 -4,00 2 17 -3,67 26 63 5,00 195,213 28 175 175 934 13225
% 83

176 129 EMİRBE RK ARMAĞAN 5E 2 13 -2,33 6 4 4,67 4 5 2,33 0 10 -3,33 7 13 2,67 3 15 -2,00 22 60 2,01 194,867 20 176 176 945 13277
% 84

177 705 MUSTAFAMER TİRYAKİ 5F 5 15 0,00 2 6 0,00 3 0 3,00 3 16 -2,33 6 14 1,33 19 51 2,00 194,863 26 177 177 946 13278
% 84

178 487 İLKNU DOĞRU 5A 4 16 -1,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 4 15 -1,00 22 67 -0,33 194,699 29 178 178 951 13301
% 84

179 810 ZELAL BALKI  L 5H 4 16 -1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 2 8 -0,67 19 61 -1,33 193,653 23 179 179 960 13414
% 84

180 428 EYÜPEYMEN SCU 5G 6 14 1,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 6 14 1,33 22 68 -0,68 193,237 20 180 180 971 13467
% 85

181 366 ÇINAR YENİCİ 5B 5 15 0,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 23 67 0,65 192,696 21 181 181 978 13517
% 85

182 612 KUZE KONDUR 5A 2 17 -3,67 4 6 2,00 5 5 3,33 2 7 -0,33 4 15 -1,00 6 12 2,00 23 62 2,33 191,972 30 182 182 992 13599
% 86

183 145 AR  M    S AD M   E   LH5E 4 15 -1,00 0 2 -0,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 6 12 2,00 5 14 0,33 17 61 -3,34 191,849 21 183 183 996 13616
% 86

184 489 ŞEVVAL KANSIZ 5E 5 15 0,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 6 14 1,33 3 17 -2,67 23 67 0,66 191,764 22 184 184 1000 13629
% 86

185 617 YAKUP MUJAHİD 5D 5 15 0,00 0 6 -2,00 5 21 -2,00 191,744 20 185 185 1001 13630
% 86

186 183 AMAYAS A  HC        U 5B 0 5 -1,67 2 3 1,00 3 2 2,33 2 2 1,33 1 4 -0,33 1 5 -0,67 9 21 1,99 191,451 22 186 186 1007 13665
% 86

187 150 ZOHER HAMAMA 5H 2 10 -1,33 1 4 -0,33 1 2 0,33 1 1 0,67 0 3 -1,00 3 5 1,33 8 25 -0,33 191,297 24 187 187 1010 13683
% 86

188 48 ÇINAR AKDAĞAN 5H 5 15 0,00 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 3 16 -2,33 4 15 -1,00 24 64 2,67 191,166 25 188 188 1011 13699
% 86

189 411 ARDA EFE İGAN 5D 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 15 -1,00 3 17 -2,67 23 66 1,00 190,897 21 189 189 1015 13734
% 86

190 433 AHMET KEKLİK 5C 3 17 -2,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 11 0,33 5 15 0,00 22 63 1,00 190,497 22 190 190 1028 13782
% 87

191 1020 AZADRRONİ ÇAK I R 5B 4 16 -1,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 4 15 -1,00 5 15 0,00 23 66 1,00 190,213 23 191 191 1031 13817
% 87

192 837 MUH AMMED KÜÇÜKGER GR Lİ5G 4 16 -1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 4 1,67 7 13 2,67 3 15 -2,00 20 65 -1,66 189,659 21 192 192 1038 13886
% 87

193 892 HASAN TİRYAKİ 5F 6 12 2,00 2 7 -0,33 0 8 -2,67 4 16 -1,33 4 14 -0,67 16 57 -3,00 189,414 27 193 193 1051 13915
% 88

194 691 ELİFNAZ AKIN 5E 3 17 -2,67 5 5 3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 4 16 -1,33 5 15 0,00 25 65 3,33 189,330 23 194 194 1054 13927
% 88

195 378 HÜSEYİN OKAN 5C 5 15 0,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 15 -1,00 5 15 0,00 21 68 -1,67 189,027 23 195 195 1065 13976
% 88

196 544 MERTCAN ATMACA 5E 5 15 0,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 3 17 -2,67 20 70 -3,33 188,981 24 196 196 1066 13980
% 88

197 446 BEDR AİTHANİNİ 5C 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 2 18 -4,00 21 69 -2,00 188,623 24 197 197 1071 14011
% 88

198 527 AHMED TALH ÇELİK AN5H 5 14 0,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 18 61 -2,33 187,745 26 198 198 1087 14112
% 89
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ÖZEL ŞİRİNEVLER KÜLTÜR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU24BRY502 222 222 1295 15897

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 10 5,27 5 5 3,01 4 5 2,76 4 5 2,34 6 10 2,41 9 9 5,83 36 43 21,62 265,140

Okul Ortalaması 8 11 4,27 4 5 2,54 4 5 2,43 3 5 1,52 4 11 0,40 7 10 3,86 31 47 15,02 241,200

KATILIMLAR

199 750 SİNEM ÇEPNİ 5H 5 15 0,00 4 4 2,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 5 14 0,33 21 66 -1,00 187,477 27 199 199 1089 14143
% 89

200 431 FİKRİYE AYAZ 5G 5 14 0,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 2 18 -4,00 20 69 -3,00 187,461 22 200 200 1090 14146
% 89

201 820 MEHMET MUMCU 5D 4 16 -1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 21 69 -2,00 187,426 22 201 201 1091 14151
% 89

202 206 ADA ARSLANPARÇASI 5D 4 16 -1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 5 15 0,00 6 14 1,33 19 71 -4,67 187,064 23 202 202 1096 14179
% 89

203 102 BURAK BAKIR 5C 3 17 -2,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 5 15 0,00 19 71 -4,67 186,380 25 203 203 1105 14251
% 90

204 403 BERRA CEYLAN 5F 3 17 -2,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 0 10 -3,33 2 14 -2,67 9 11 5,33 18 68 -4,67 185,798 28 204 204 1109 14298
% 90

205 0 BERAT AKTOLON 5H 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 5 15 0,00 20 70 -3,33 185,789 28 205 205 1110 14299
% 90

206 383 EGEBEDİR GÜNEŞ 5 3 17 -2,67 3 7 0,67 0 7 -2,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 19 68 -3,66 184,170 3 206 206 1125 14447
% 91

207 884 HİRANAZ TİRYAKİ 5C 4 14 -0,67 1 8 -1,67 1 8 -1,67 3 6 1,00 4 16 -1,33 5 15 0,00 18 67 -4,34 181,763 26 207 207 1170 14694
% 92

208 128 LEYA İDİLBİ 5H 3 17 -2,67 4 6 2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 2 16 -3,33 6 14 1,33 21 67 -1,34 181,131 29 208 208 1175 14736
% 93

209 577 GÜLSÜM ERCAN 5B 3 17 -2,67 5 5 3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 18 -4,00 7 13 2,67 21 69 -2,00 180,949 24 209 209 1179 14757
% 93

210 516 EMİRHÜSEYİ USTAB ŞI 5C 3 17 -2,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 19 71 -4,67 179,413 27 210 210 1195 14868
% 94

211 444 ŞAM FARES 5B 4 16 -1,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 1 19 -5,33 20 70 -3,34 175,896 25 211 211 1223 15128
% 95

212 521 SENA ÖRNEK 5A 2 18 -4,00 0 10 -3,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 16 -2,33 8 12 4,00 16 73 -8,33 173,607 31 212 212 1245 15266
% 96

213 479 AZRA DÜGEN 5G 2 17 -3,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 12 -3,00 7 13 2,67 16 66 -6,00 173,273 23 213 213 1246 15283
% 96

214 566 SEMİRA ALZKOUR 5B 3 17 -2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 2 18 -4,00 18 72 -6,00 171,690 26 214 214 1256 15346
% 97

215 1206 CİVAN MERT DEMİR 5D 5 15 0,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 14 -0,67 1 19 -5,33 18 70 -5,34 170,970 24 215 215 1260 15370
% 97

216 834 HASAN EMİR TİRYAKİ 5F 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 5 0,33 1 2 0,33 0 1 -0,33 1 13 -3,33 6 39 -7,00 168,705 29 216 216 1265 15469
% 97

217 0 R  EM İ L U   ĞZ    Ö 5E 5 15 0,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 18 -4,00 3 17 -2,67 18 72 -6,00 167,908 25 217 217 1266 15497
% 97

218 715 MUHAMMED KADER 5H 4 15 -1,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 0 20 -6,67 4 16 -1,33 19 70 -4,34 164,891 30 218 218 1275 15588
% 98

219 615 MESUT AKSOY 5G 2 18 -4,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 4 16 -1,33 2 18 -4,00 18 72 -6,00 160,379 24 219 219 1285 15693
% 99

220 214 G N Ü  EV A K     B    A 5G 4 16 -1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 1 19 -5,33 4 16 -1,33 16 74 -8,66 159,615 25 220 220 1287 15706
% 99

221 915 ELİF KOÇ 5D 3 17 -2,67 5 3 4,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 19 -5,33 3 17 -2,67 17 71 -6,67 155,868 25 221 221 1289 15746
% 99

222 153 ARDA KUTLU 5B 0 0 0,00
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