
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ÖZEL ŞİRİNEVLER KÜLTÜR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU24BRY702 240 240 1446 18889

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 9 5,56 5 4 3,62 5 4 3,98 4 3 3,07 6 8 3,18 10 7 7,44 38 35 26,85 280,760

Okul Ortalaması 8 11 4,32 5 5 2,81 5 5 3,10 4 5 2,54 5 12 1,16 8 11 4,80 35 48 18,73 252,650

KATILIMLAR

1 67 BETÜL BAŞ 7H 18 1 17,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 12 5 10,33 18 2 17,33 75 11 71,33 430,457 1 1 1 82 657
% 3,48

2 304 EZGİ TİRYAKİ 7B 16 3 15,00 7 2 6,33 9 1 8,67 9 0 9,00 11 3 10,00 18 2 17,33 70 11 66,33 414,592 1 2 2 112 1048
% 5,55

3 1036 ESED     L KUDAL 7D 15 5 13,33 9 1 8,67 6 4 4,67 10 0 10,00 14 6 12,00 17 3 16,00 71 19 64,67 408,139 1 3 3 138 1235
% 6,54

4 653 HARUN TAHA ÖZTÜRK 7H 12 5 10,33 6 4 4,67 9 1 8,67 10 0 10,00 12 4 10,67 17 0 17,00 66 14 61,34 394,501 2 4 4 174 1666
% 8,82

5 63 MİRAY DOĞAN 7E 15 5 13,33 10 0 10,00 6 3 5,00 8 2 7,33 7 7 4,67 20 0 20,00 66 17 60,33 392,283 1 5 5 182 1746
% 9,24

6 990 FURKAN BEYAZIT 7D 14 2 13,33 9 0 9,00 9 0 9,00 9 0 9,00 7 5 5,33 16 2 15,33 64 9 60,99 384,311 2 6 6 210 2060
% 11

7 606 DAMLA DURU KARA 7H 16 2 15,33 6 3 5,00 7 2 6,33 10 0 10,00 7 7 4,67 15 5 13,33 61 19 54,66 371,712 3 7 7 250 2605
% 14

8 567 SÜMER EDİZ ILIKSU 7B 14 2 13,33 10 0 10,00 5 2 4,33 10 0 10,00 6 4 4,67 15 4 13,67 60 12 56,00 368,904 2 8 8 260 2735
% 14

9 740 DURU MASAL AY 7E 11 8 8,33 7 2 6,33 10 0 10,00 7 2 6,33 11 6 9,00 16 4 14,67 62 22 54,66 368,862 2 9 9 261 2738
% 14

10 723 EMİR KARAYAZICIOĞLU7H 16 3 15,00 7 3 6,00 7 2 6,33 8 1 7,67 8 3 7,00 13 6 11,00 59 18 53,00 368,702 4 10 10 262 2747
% 15

11 1113 ÖMER FARUK KAT 7E 15 3 14,00 8 2 7,33 7 3 6,00 6 3 5,00 7 9 4,00 16 4 14,67 59 24 51,00 364,286 3 11 11 287 2963
% 16

12 246 AZRAMERYEM GÜNEŞ 7H 9 7 6,67 6 4 4,67 7 3 6,00 9 1 8,67 11 5 9,33 17 3 16,00 59 23 51,34 361,687 5 12 12 297 3094
% 16

13 279 MELİKE SEYREKOĞLU 7H 13 6 11,00 7 3 6,00 7 3 6,00 8 1 7,67 9 7 6,67 15 4 13,67 59 24 51,01 360,264 6 13 13 301 3156
% 17

14 197 ŞEVİN ORAK 7B 16 2 15,33 7 3 6,00 9 1 8,67 4 6 2,00 6 4 4,67 13 5 11,33 55 21 48,00 357,488 3 14 14 318 3281
% 17

15 1047 MUHAMMETAL TURGUT7H 15 4 13,67 7 2 6,33 10 0 10,00 7 2 6,33 6 5 4,33 12 6 10,00 57 19 50,66 352,945 7 15 15 340 3522
% 19

16 1167 MELİSA AYKANAT 7E 14 5 12,33 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 7 11 3,33 15 4 13,67 58 28 48,67 352,425 4 16 16 345 3555
% 19

17 469 EZEL AĞIR 7G 13 6 11,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 1 7,67 7 8 4,33 14 5 12,33 57 25 48,66 347,055 1 17 17 366 3852
% 20

18 686 MUSA ERDEM GÜL 7A 4 2 3,33 9 0 9,00 9 0 9,00 9 1 8,67 5 2 4,33 18 1 17,67 54 6 52,00 345,708 1 18 18 375 3934
% 21

19 416 EYMEN BERA KUĞUOĞLU7A 17 3 16,00 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 3 8 0,33 14 6 12,00 55 26 46,33 345,358 2 19 19 377 3952
% 21

20 869 HALİL ÇAM 7D 11 5 9,33 6 1 5,67 5 3 4,00 7 2 6,33 9 3 8,00 13 4 11,67 51 18 45,00 344,073 3 20 20 380 4027
% 21

21 272 ÖYKÜ TÜRK 7E 10 10 6,67 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 9 7 6,67 17 3 16,00 55 31 44,68 343,996 5 21 21 382 4034
% 21

22 116 DORUKHAN ÇAKAR 7H 13 7 10,67 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 5 9 2,00 16 4 14,67 55 29 45,33 341,307 8 22 22 387 4180
% 22

23 179 ESMA NUR KORKMAZ 7B 15 3 14,00 9 1 8,67 8 1 7,67 3 6 1,00 4 10 0,67 14 4 12,67 53 25 44,68 341,206 4 23 23 388 4185
% 22

24 155 RAZEN İSKENDERANİ 7A 14 6 12,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 12 2,00 14 2 13,33 55 29 45,33 340,875 3 24 24 390 4214
% 22

25 672 BEYZA HÜMA BOSTAN 7B 12 7 9,67 10 0 10,00 7 2 6,33 7 2 6,33 4 5 2,33 13 6 11,00 53 22 45,66 330,305 5 25 25 434 4836
% 26

26 150 ŞİLAN TEKİN 7C 15 5 13,33 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 10 10 6,67 10 10 6,67 52 38 39,34 330,240 1 26 26 435 4843
% 26

27 245 MELİSA YAVAŞ 7B 13 6 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 2 12 -2,00 15 4 13,67 55 27 46,00 329,661 6 27 27 438 4870
% 26

28 702 ELİF IRMAK MASALCI 7F 12 7 9,67 6 4 4,67 8 2 7,33 8 1 7,67 8 6 6,00 10 6 8,00 52 26 43,34 328,566 1 28 28 447 4948
% 26

29 532 MİRAÇ ÇELİK 7A 8 5 6,33 4 2 3,33 5 1 4,67 10 0 10,00 6 3 5,00 14 2 13,33 47 13 42,66 328,066 4 29 29 449 4977
% 26

30 1117 BUSE ÜZELLİK 7H 12 6 10,00 6 4 4,67 6 3 5,00 4 5 2,33 2 4 0,67 17 3 16,00 47 25 38,67 327,867 9 30 30 450 4989
% 26

31 727 AYŞE NAZ ATAŞ 7C 14 4 12,67 6 3 5,00 7 3 6,00 7 2 6,33 7 11 3,33 11 9 8,00 52 32 41,33 326,277 2 31 31 455 5091
% 27

32 693 SELİN HAZE UĞURLU 7H 8 12 4,00 7 3 6,00 7 3 6,00 9 1 8,67 4 5 2,33 17 3 16,00 52 27 43,00 322,538 10 32 32 472 5330
% 28

33 0 SEMİH AYHAN 7F 14 4 12,67 8 2 7,33 5 5 3,33 2 6 0,00 10 8 7,33 6 2 5,33 45 27 35,99 321,547 2 33 33 476 5386
% 29
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34 701 BÜŞRA GÖKHAN 7H 1 0 1,00 1 1 0,67 3 0 3,00 9 1 8,67 8 7 5,67 19 0 19,00 41 9 38,01 321,488 11 34 34 477 5392
% 29

35 790 NEHİR GÜLER 7F 12 8 9,33 6 4 4,67 7 3 6,00 8 2 7,33 4 8 1,33 14 6 12,00 51 31 40,66 320,739 3 35 35 480 5435
% 29

36 266 HAFSA BERİ POLAT 7B 10 10 6,67 7 3 6,00 10 0 10,00 6 4 4,67 5 3 4,00 12 5 10,33 50 25 41,67 319,402 7 36 36 483 5520
% 29

37 190 BERKE ÇİÇEK 7C 9 11 5,33 6 4 4,67 5 5 3,33 6 4 4,67 6 14 1,33 18 2 17,33 50 40 36,66 316,269 3 37 37 499 5709
% 30

38 637 MERT CEM ÇELEBİ 7A 13 5 11,33 7 2 6,33 4 5 2,33 9 1 8,67 0 2 -0,67 13 5 11,33 46 20 39,32 315,993 5 38 38 500 5722
% 30

39 844 ELİF ALGÜL 7D 13 7 10,67 6 4 4,67 7 3 6,00 3 1 2,67 6 9 3,00 12 8 9,33 47 32 36,34 315,582 4 39 39 507 5753
% 30

40 572 GÜLPERİ KELLECİ 7A 11 9 8,00 6 4 4,67 8 2 7,33 6 3 5,00 4 12 0,00 15 5 13,33 50 35 38,33 313,787 6 40 40 524 5889
% 31

41 519 YUSUF ÇİÇEK 7A 14 5 12,33 7 3 6,00 9 1 8,67 5 4 3,67 5 9 2,00 9 9 6,00 49 31 38,67 313,610 7 41 41 527 5902
% 31

42 235 ELİF BULUT 7H 8 11 4,33 5 3 4,00 9 1 8,67 6 4 4,67 6 4 4,67 14 6 12,00 48 29 38,34 313,114 12 42 42 533 5952
% 32

43 196 AZA H. BOZ 7G 7 8 4,33 5 4 3,67 7 3 6,00 6 4 4,67 5 6 3,00 15 5 13,33 45 30 35,00 305,908 2 43 43 571 6451
% 34

44 175 ELİF NAZ KEFELİOĞLU 7H 9 6 7,00 6 2 5,33 4 4 2,67 8 1 7,67 2 6 0,00 15 5 13,33 44 24 36,00 305,705 13 44 44 573 6472
% 34

45 350 CAHİT KIZILKAYA 7H 8 7 5,67 5 3 4,00 6 3 5,00 5 4 3,67 10 7 7,67 10 7 7,67 44 31 33,68 305,316 14 45 45 577 6501
% 34

46 1186 HİLAL ÇERKEZOĞLU 7B 10 10 6,67 4 6 2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 7 13 2,67 16 4 14,67 45 45 30,01 305,224 8 46 46 578 6507
% 34

47 585 ECEM SU ŞAHİN 7A 12 6 10,00 6 4 4,67 8 2 7,33 3 6 1,00 4 10 0,67 12 7 9,67 45 35 33,34 304,155 8 47 47 582 6581
% 35

48 568 ECE KÖKSAL 7C 11 9 8,00 8 2 7,33 8 2 7,33 7 2 6,33 6 13 1,67 10 9 7,00 50 37 37,66 301,185 4 48 48 604 6787
% 36

49 1195 BERAT GÜNGÜRDÜ 7G 9 4 7,67 7 3 6,00 5 1 4,67 1 1 0,67 7 9 4,00 11 7 8,67 40 25 31,68 300,709 3 49 49 609 6815
% 36

50 553 ZÜMRA İNCİ ÖZBAŞ 7H 8 11 4,33 6 4 4,67 5 5 3,33 8 2 7,33 6 6 4,00 13 7 10,67 46 35 34,33 299,776 15 50 50 616 6868
% 36

51 713 METEHAN İKİZ 7C 4 2 3,33 8 2 7,33 7 3 6,00 6 3 5,00 0 1 -0,33 15 5 13,33 40 16 34,66 293,980 5 51 51 645 7321
% 39

52 655 ALARA KILIÇ 7C 10 4 8,67 6 4 4,67 5 3 4,00 6 2 5,33 3 6 1,00 11 9 8,00 41 28 31,67 293,102 6 52 52 652 7393
% 39

53 321 ENVER PURTUL 7F 10 9 7,00 5 5 3,33 6 4 4,67 7 3 6,00 5 11 1,33 12 8 9,33 45 40 31,66 292,831 4 53 53 654 7417
% 39

54 603 ECRİN NAS DOĞAN 7H 7 8 4,33 1 3 0,00 3 3 2,00 7 2 6,33 3 4 1,67 15 4 13,67 36 24 28,00 290,433 16 54 54 664 7596
% 40

55 931 TUĞÇE KURT 7A 9 11 5,33 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 5 15 0,00 15 5 13,33 44 46 28,66 290,071 9 55 55 668 7623
% 40

56 1106 ÖZGE AKMAN 7G 10 10 6,67 6 4 4,67 6 4 4,67 8 2 7,33 7 10 3,67 9 11 5,33 46 41 32,34 289,028 4 56 56 673 7706
% 41

57 202 ZÜMRA DİŞKAYA 7G 8 12 4,00 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 8 12 4,00 10 10 6,67 47 43 32,66 287,819 5 57 57 680 7786
% 41

58 442 MEHMET EFE ÖZDEMİR7D 9 9 6,00 5 5 3,33 9 1 8,67 1 5 -0,67 2 5 0,33 13 7 10,67 39 32 28,33 287,276 5 58 58 685 7823
% 41

59 756 FATMANUR DEMİREL 7A 9 9 6,00 4 4 2,67 4 6 2,00 3 6 1,00 2 6 0,00 15 4 13,67 37 35 25,34 286,980 10 59 59 689 7853
% 42

60 144 SENA HAPPANİ 7A 10 10 6,67 4 5 2,33 7 3 6,00 9 1 8,67 0 1 -0,33 11 8 8,33 41 28 31,67 285,060 11 60 60 703 7997
% 42

61 445 EMİNE AKKAYA 7G 11 9 8,00 4 6 2,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 13 -0,33 11 9 8,00 44 43 29,67 284,905 6 61 61 704 8010
% 42

62 503 MAHMUD TAH ERTAN 7C 12 7 9,67 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 7 10 3,67 8 12 4,00 41 45 26,00 283,776 7 62 62 707 8098
% 43

63 387 YEŞİMNUR ÇALICIOĞLU7A 9 8 6,33 4 6 2,00 9 0 9,00 2 1 1,67 1 3 0,00 11 5 9,33 36 23 28,33 283,742 12 63 63 708 8102
% 43

64 54 SEREN AĞAÇKIRAN 7B 12 8 9,33 4 6 2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 6 14 1,33 10 10 6,67 42 48 25,99 283,201 9 64 64 710 8148
% 43

65 363 MELEK MİRA YÜCEDAĞ7D 11 9 8,00 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 6 12 2,00 8 12 4,00 45 43 30,67 282,439 6 65 65 715 8201
% 43

66 399 SUDE NAZ KÜRT 7C 13 7 10,67 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 9 11 5,33 43 47 27,34 279,641 8 66 66 728 8414
% 45
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67 1019 NİSANUR MORKOÇ 7C 11 9 8,00 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 2 18 -4,00 14 6 12,00 41 49 24,67 277,250 9 67 67 741 8598
% 46

68 817 AHMET ÇELİK 7F 11 9 8,00 6 4 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 9 10 5,67 40 49 23,68 276,827 5 68 68 745 8634
% 46

69 96 RÜMEYSA KANAT 7C 12 7 9,67 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 0 3 -1,00 5 2 4,33 36 23 28,33 276,812 10 69 69 746 8637
% 46

70 1172 RABİA AKARYILDIZ 7G 12 7 9,67 8 2 7,33 7 2 6,33 1 5 -0,67 4 7 1,67 5 9 2,00 37 32 26,33 275,342 7 70 70 754 8740
% 46

71 147 ECRİN ARSLANPARÇASI7G 9 11 5,33 5 5 3,33 2 1 1,67 3 6 1,00 3 6 1,00 12 6 10,00 34 35 22,33 273,679 8 71 71 764 8883
% 47

72 602 YUSUF EZİCİ 7D 10 10 6,67 7 3 6,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 8 12 4,00 8 12 4,00 40 50 23,34 273,083 7 72 72 773 8943
% 47

73 99 MUHAMMED ERCAN 7D 8 12 4,00 7 3 6,00 8 2 7,33 4 6 2,00 7 13 2,67 9 11 5,33 43 47 27,33 272,419 8 73 73 779 9006
% 48

74 443 AYSİMA CEYLAN 7D 7 9 4,00 3 5 1,33 7 2 6,33 5 4 3,67 4 11 0,33 12 8 9,33 38 39 24,99 271,858 9 74 74 780 9044
% 48

75 311 ŞİLAN YILDIZ 7C 6 11 2,33 5 5 3,33 7 3 6,00 4 4 2,67 4 4 2,67 11 8 8,33 37 35 25,33 271,592 11 75 75 782 9063
% 48

76 664 IRMAK ASLAN 7G 6 12 2,00 4 6 2,00 8 1 7,67 4 4 2,67 3 6 1,00 12 6 10,00 37 35 25,34 270,882 9 76 76 788 9125
% 48

77 1123 YİĞİT KIRBAÇ 7G 10 9 7,00 7 3 6,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 17 -2,67 12 8 9,33 40 49 23,66 269,153 10 77 77 799 9283
% 49

78 466 ECRİN ŞENTÜRK 7F 8 12 4,00 4 6 2,00 7 3 6,00 4 6 2,00 7 13 2,67 10 10 6,67 40 50 23,34 268,739 6 78 78 803 9328
% 49

79 224 EKİN AKDEMİR 7F 10 9 7,00 7 3 6,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 8 12 4,00 37 42 23,00 266,993 7 79 79 813 9492
% 50

80 963 EBRAR KARAYEL 7E 10 10 6,67 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 7 12 3,00 7 13 2,67 39 50 22,34 265,450 6 80 80 823 9655
% 51

81 253 TOPRAK ŞENOL 7G 7 10 3,67 6 4 4,67 5 5 3,33 1 0 1,00 1 0 1,00 11 8 8,33 31 27 22,00 264,938 11 81 81 829 9692
% 51

82 668 BEYZA KAYAR 7G 10 10 6,67 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 9 11 5,33 6 14 1,33 38 52 20,67 263,969 12 82 82 834 9784
% 52

83 402 GÖKTUĞ GÜNEŞ 7B 10 9 7,00 4 5 2,33 7 3 6,00 5 4 3,67 4 12 0,00 8 11 4,33 38 44 23,33 263,880 10 83 83 835 9791
% 52

84 189 EMİR TUNA ELİBOL 7H 12 8 9,33 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 7 13 2,67 6 14 1,33 37 53 19,34 263,159 17 84 84 839 9853
% 52

85 828 EMİR ERDEM 7A 6 9 3,00 6 4 4,67 5 4 3,67 4 3 3,00 2 0 2,00 9 8 6,33 32 28 22,67 261,689 13 85 85 847 9986
% 53

86 278 AHMET ATÇILI 7D 11 9 8,00 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 8 11 4,33 6 14 1,33 35 54 16,99 259,591 10 86 86 858 10193
% 54

87 654 ZEYNEPECRİ SAATÇIOĞLU7E 12 7 9,67 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 9 11 5,33 33 56 14,34 258,152 7 87 87 863 10314
% 55

88 151 YİĞİT KALAYCI 7B 11 9 8,00 8 2 7,33 6 4 4,67 3 7 0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 39 51 22,00 257,102 11 88 88 866 10396
% 55

89 648 YAĞMUR KARA 7E 9 9 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 18 -5,00 12 7 9,67 37 49 20,66 256,984 8 89 89 869 10414
% 55

90 296 YAĞMUR SAĞLAM 7F 4 16 -1,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 11 9 8,00 10 10 6,67 35 55 16,67 256,727 8 90 90 871 10437
% 55

91 320 DEFNE SİMA TEMEL 7E 10 9 7,00 5 5 3,33 7 3 6,00 4 6 2,00 5 15 0,00 7 13 2,67 38 51 21,00 256,151 9 91 91 874 10488
% 56

92 562 KIVANÇDORU ÇABUK 7C 6 14 1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 8 2 7,33 6 14 1,33 10 10 6,67 39 51 21,99 254,137 12 92 92 885 10681
% 57

93 565 ELVAN NUR TAN 7F 6 9 3,00 5 3 4,00 8 2 7,33 4 3 3,00 3 5 1,33 6 7 3,67 32 29 22,33 253,707 9 93 93 888 10719
% 57

94 671 YAĞIZ KAYA 7F 11 6 9,00 8 2 7,33 0 2 -0,67 7 12 3,00 1 6 -1,00 27 28 17,66 253,705 10 94 94 889 10720
% 57

95 1131 BERAT GÖLBAŞI 7F 9 9 6,00 4 5 2,33 6 3 5,00 3 4 1,67 3 12 -1,00 8 9 5,00 33 42 19,00 253,114 11 95 95 893 10773
% 57

96 523 ELİFSU TÜRK 7G 7 8 4,33 4 3 3,00 4 3 3,00 5 2 4,33 3 17 -2,67 11 9 8,00 34 42 19,99 252,490 13 96 96 898 10833
% 57

97 39 MÜLKİYE SEZGİN 7H 6 11 2,33 4 6 2,00 6 2 5,33 4 6 2,00 6 9 3,00 8 11 4,33 34 45 18,99 252,017 18 97 97 900 10886
% 58

98 1013 ELİF SERİNGEN 7C 7 13 2,67 3 7 0,67 7 3 6,00 5 5 3,33 4 16 -1,33 11 9 8,00 37 53 19,34 251,227 13 98 98 905 10963
% 58

99 792 İNCİ SARIKAYA 7A 9 11 5,33 7 3 6,00 1 5 -0,67 2 5 0,33 9 10 5,67 28 34 16,66 250,540 14 99 99 910 11021
% 58
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100 888 ELA NUR GÖRGÜN 7F 10 10 6,67 4 6 2,00 6 2 5,33 3 7 0,67 4 15 -1,00 8 12 4,00 35 52 17,67 250,457 12 100 100 911 11027
% 58

101 107 HÜSEYİN UÇUM 7C 3 14 -1,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 4 1,67 7 7 4,67 12 5 10,33 29 46 13,67 249,825 14 101 101 913 11090
% 59

102 233 MERVE TİRYAKİ 7A 6 10 2,67 7 3 6,00 8 2 7,33 3 6 1,00 6 14 1,33 7 12 3,00 37 47 21,33 249,815 15 102 102 914 11093
% 59

103 549 MERVAN AYDIN 7F 8 12 4,00 6 4 4,67 3 7 0,67 5 5 3,33 6 14 1,33 8 12 4,00 36 54 18,00 248,377 13 103 103 923 11253
% 60

104 53 BERAT EFE CEYLAN 7B 8 12 4,00 4 6 2,00 7 3 6,00 7 3 6,00 5 15 0,00 7 12 3,00 38 51 21,00 248,300 12 104 104 926 11265
% 60

105 641 MELİSA TİRYAKİ 7D 9 11 5,33 3 7 0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 9 11 5,33 35 55 16,67 247,795 11 105 105 928 11304
% 60

106 542 DAVUT BUĞR PELEN 7H 12 8 9,33 9 1 8,67 3 6 1,00 3 6 1,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 36 52 18,66 247,311 19 106 106 932 11361
% 60

107 470 ALPEREN DURNA 7G 7 9 4,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 6 4 4,67 5 15 0,00 10 10 6,67 33 53 15,34 247,173 14 107 107 933 11370
% 60

108 16 DİLARA YILDIZ 7G 9 11 5,33 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 9 11 5,33 35 55 16,67 246,324 15 108 108 939 11447
% 61

109 886 DİLARA TIĞLI 7B 6 9 3,00 5 5 3,33 6 3 5,00 1 9 -2,00 4 9 1,00 9 11 5,33 31 46 15,66 246,085 13 109 109 943 11472
% 61

110 696 ÖKKEŞ TAHA ŞAHİN 7D 6 14 1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 7 8 4,33 9 11 5,33 32 53 14,32 245,864 12 110 110 945 11494
% 61

111 984 MURAT YÜREK 7H 11 9 8,00 5 4 3,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 5 13 0,67 33 54 15,00 245,807 20 111 111 946 11503
% 61

112 345 BÜŞRA YILDIZ 7B 7 12 3,00 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 8 12 4,00 6 14 1,33 35 54 17,00 245,411 14 112 112 948 11539
% 61

113 50 FURKAN YALÇIN 7C 8 12 4,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 8 12 4,00 8 12 4,00 31 59 11,33 245,138 15 113 113 950 11569
% 61

114 97 EMRE CAN YILMAZ 7G 9 11 5,33 6 4 4,67 7 3 6,00 3 7 0,67 5 14 0,33 6 14 1,33 36 53 18,33 245,026 16 114 114 951 11579
% 61

115 335 NURSENA ŞİMŞEKYAKAR7D 4 16 -1,33 5 5 3,33 7 3 6,00 4 6 2,00 6 12 2,00 10 10 6,67 36 52 18,67 244,933 13 115 115 952 11587
% 61

116 227 AZRA İNCİ ÖZBAŞ 7H 8 11 4,33 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 9 10 5,67 33 55 14,67 244,795 21 116 116 953 11602
% 61

117 722 İREMNUR EKİN 7F 7 13 2,67 3 7 0,67 8 2 7,33 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 30 40 16,67 244,658 14 117 117 954 11618
% 62

118 770 ECRİN TUAN BAŞLIGİL 7B 8 12 4,00 6 4 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 8 10 4,67 3 9 0,00 32 48 16,01 244,560 15 118 118 955 11626
% 62

119 177 EYÜP ENSAR KARAHAN7F 7 10 3,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 1 2 0,33 4 4 2,67 8 10 4,67 26 40 12,67 243,544 15 119 119 957 11732
% 62

120 808 KEREM KEKLİK 7E 8 12 4,00 7 3 6,00 6 4 4,67 3 7 0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 36 54 18,01 242,997 10 120 120 960 11791
% 62

121 18 ELİFNUR DEMİR 7G 10 10 6,67 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 6 13 1,67 35 54 17,01 242,372 17 121 121 963 11844
% 63

122 662 METİN UÇMAK 7C 10 10 6,67 4 5 2,33 6 4 4,67 0 6 -2,00 3 7 0,67 4 8 1,33 27 40 13,67 241,808 16 122 122 969 11912
% 63

123 13 DİCLE YILDIRIM 7D 8 12 4,00 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 10 10 6,67 4 16 -1,33 32 58 12,67 241,437 14 123 123 971 11954
% 63

124 475 DARİA DİUVENJİ 7E 5 15 0,00 3 7 0,67 5 5 3,33 8 2 7,33 6 14 1,33 9 11 5,33 36 54 17,99 240,939 11 124 124 976 12003
% 64

125 218 DİCLE ORAK 7G 7 13 2,67 4 6 2,00 6 3 5,00 6 3 5,00 4 10 0,67 6 10 2,67 33 45 18,01 240,556 18 125 125 979 12049
% 64

126 344 BERA SILEİBİ 7E 7 12 3,00 8 2 7,33 5 5 3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 6 14 1,33 36 53 18,32 240,513 12 126 126 980 12053
% 64

127 0 EYÜP ENSAR YEREBASMAZ7F 7 13 2,67 6 4 4,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 9 11 5,33 34 56 15,34 240,401 16 127 127 981 12065
% 64

128 382 MUHAMMED BOZO 7C 9 11 5,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 8 12 4,00 5 15 0,00 32 58 12,66 240,145 17 128 128 982 12086
% 64

129 552 CEYDA CAN 7F 8 12 4,00 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 33 57 14,01 239,803 17 129 129 985 12126
% 64

130 833 MEHMET EFE BEKMEZ 7D 9 11 5,33 8 2 7,33 5 5 3,33 4 6 2,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 36 54 17,99 239,316 15 130 130 989 12161
% 64

131 987 UMUT KAPLAN 7B 8 12 4,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 9 11 5,33 30 60 9,99 238,665 16 131 131 991 12224
% 65

132 380 REVŞAN ÖZKAN 7F 12 8 9,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 15 -1,00 6 14 1,33 30 59 10,32 238,588 18 132 132 993 12234
% 65
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ÖZEL ŞİRİNEVLER KÜLTÜR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU24BRY702 240 240 1446 18889

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 9 5,56 5 4 3,62 5 4 3,98 4 3 3,07 6 8 3,18 10 7 7,44 38 35 26,85 280,760

Okul Ortalaması 8 11 4,32 5 5 2,81 5 5 3,10 4 5 2,54 5 12 1,16 8 11 4,80 35 48 18,73 252,650

KATILIMLAR

133 1027 HAVİN SU KARATAŞ 7D 10 10 6,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 6 12 2,00 31 57 12,00 237,704 16 133 133 996 12326
% 65

134 1177 RÜMEYSA ATEŞ 7F 8 12 4,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 8 12 4,00 4 16 -1,33 34 56 15,33 237,395 19 134 134 998 12354
% 65

135 5 ECE KAYA 7D 11 9 8,00 1 9 -2,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 31 59 11,33 236,439 17 135 135 1001 12436
% 66

136 219 YAĞMUR KAYA 7F 4 15 -1,00 5 4 3,67 4 6 2,00 5 3 4,00 9 9 6,00 5 13 0,67 32 50 15,34 234,609 20 136 136 1009 12613
% 67

137 252 AHMED YASİ BAY 7B 7 13 2,67 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 16 -1,33 8 12 4,00 34 56 15,34 234,294 17 137 137 1010 12654
% 67

138 663 ZEHRA BETÜ ARSLAN 7E 7 13 2,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 8 2 7,33 8 12 4,00 4 16 -1,33 34 56 15,33 234,148 13 138 138 1014 12671
% 67

139 29 ELİF ÖZTÜRK 7E 5 15 0,00 8 2 7,33 3 7 0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 9 11 5,33 34 56 15,33 233,240 14 139 139 1020 12758
% 68

140 0 ÇINAR AYBAR 7F 9 11 5,33 7 3 6,00 5 5 3,33 5 5 3,33 6 13 1,67 2 17 -3,67 34 54 15,99 231,238 21 140 140 1030 12951
% 69

141 194 RİMAS RAMİ 7G 7 13 2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 9 11 5,33 6 14 1,33 28 62 7,32 231,159 19 141 141 1031 12959
% 69

142 425 EYMEN ÇALIK 7E 4 13 -0,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 9 11 5,33 29 58 9,67 230,357 15 142 142 1037 13043
% 69

143 753 YUSUF ÖGME 7C 7 13 2,67 8 2 7,33 4 6 2,00 6 4 4,67 5 15 0,00 5 15 0,00 35 55 16,67 229,380 18 143 143 1042 13143
% 70

144 935 ÖZGÜN YAMAK 7B 7 8 4,33 1 7 -1,33 1 7 -1,33 4 4 2,67 4 12 0,00 7 9 4,00 24 47 8,34 229,378 18 144 144 1043 13144
% 70

145 1045 BEYZA ERDEM 7A 5 15 0,00 0 10 -3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 10 10 6,67 6 14 1,33 29 61 8,67 229,370 16 145 145 1044 13146
% 70

146 360 ATALAY EFE YILMAZ 7A 8 10 4,67 8 2 7,33 2 7 -0,33 1 6 -1,00 2 7 -0,33 6 14 1,33 27 46 11,67 229,181 17 146 146 1047 13168
% 70

147 580 ELİF TUANA ŞAHİN 7D 8 12 4,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 6 1,00 5 9 2,00 6 12 2,00 26 55 7,67 228,360 18 147 147 1056 13274
% 70

148 1032 NUPEL ŞEN 7D 4 16 -1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 6 4 4,67 8 12 4,00 6 14 1,33 33 57 14,00 227,856 19 148 148 1062 13334
% 71

149 0 ESMA TAŞTAN 7B 5 15 0,00 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 5 15 0,00 7 13 2,67 34 56 15,34 227,618 19 149 149 1065 13371
% 71

150 514 EMREAAYAZ ELPE 7E 10 10 6,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 8 12 4,00 26 64 4,68 227,288 16 150 150 1066 13417
% 71

151 1044 ERDEM TALH ERDOĞAN7A 8 12 4,00 4 6 2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 5 15 0,00 5 15 0,00 32 58 12,66 226,834 18 151 151 1071 13471
% 71

152 1014 LİYA DUMAN 7C 10 10 6,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 7 13 2,67 29 61 8,68 226,786 19 152 152 1072 13476
% 71

153 689 FERHAT ERE ÖNLER 7F 7 13 2,67 5 5 3,33 5 5 3,33 4 6 2,00 4 16 -1,33 7 13 2,67 32 58 12,67 226,575 22 153 153 1076 13495
% 71

154 1104 EMİR KARTA BEKMEZ 7H 6 9 3,00 2 5 0,33 7 3 6,00 7 2 6,33 0 7 -2,33 6 14 1,33 28 40 14,66 224,884 22 154 154 1087 13679
% 72

155 754 ALPEREN HOMAK 7G 6 13 1,67 5 5 3,33 8 2 7,33 2 4 0,67 21 24 13,00 224,228 20 155 155 1093 13759
% 73

156 370 EREN ÖZDEMİR 7B 7 13 2,67 4 5 2,33 4 5 2,33 4 4 2,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 30 56 11,34 224,019 20 156 156 1095 13790
% 73

157 337 ZEHRA YİĞİT 7A 6 13 1,67 5 5 3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 6 10 2,67 4 15 -1,00 30 54 12,00 223,588 19 157 157 1102 13860
% 73

158 260 ZEYNEP OZA N 7C 8 11 4,33 1 8 -1,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 15 -1,00 8 12 4,00 26 61 5,66 223,343 20 158 158 1104 13884
% 74

159 533 BURAK ATEŞ 7A 2 12 -2,00 5 2 4,33 4 3 3,00 3 4 1,67 3 10 -0,33 7 5 5,33 24 36 12,00 222,070 20 159 159 1112 14050
% 74

160 57 YUSUF BİLCE 7H 6 14 1,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 9 11 5,33 30 60 9,99 221,996 23 160 160 1113 14064
% 74

161 258 DANYA SAYID 7D 6 14 1,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 7 3 6,00 5 15 0,00 8 12 4,00 29 61 8,66 221,521 20 161 161 1116 14129
% 75

162 797 HAMZA MERT ONUŞ 7F 5 15 0,00 6 4 4,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 9 11 5,33 30 60 10,01 221,126 23 162 162 1120 14178
% 75

163 508 ECRİN TIĞLI 7H 9 10 5,67 6 3 5,00 8 2 7,33 4 5 2,33 1 11 -2,67 2 16 -3,33 30 47 14,33 220,060 24 163 163 1129 14290
% 76

164 917 İBRAHİM AKSU 7E 6 14 1,33 4 6 2,00 1 8 -1,67 3 7 0,67 11 9 8,00 2 18 -4,00 27 62 6,33 219,240 17 164 164 1132 14388
% 76

165 41 EMİ İĞAN 7F 4 16 -1,33 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 7 13 2,67 29 61 8,68 219,121 24 165 165 1133 14396
% 76
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ÖZEL ŞİRİNEVLER KÜLTÜR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU24BRY702 240 240 1446 18889

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 9 5,56 5 4 3,62 5 4 3,98 4 3 3,07 6 8 3,18 10 7 7,44 38 35 26,85 280,760

Okul Ortalaması 8 11 4,32 5 5 2,81 5 5 3,10 4 5 2,54 5 12 1,16 8 11 4,80 35 48 18,73 252,650

KATILIMLAR

166 981 ÇINAR DENİ ABANUZOĞLU7G 5 15 0,00 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 8 12 4,00 27 63 6,00 218,828 21 166 166 1135 14431
% 76

167 477 TOPRAK YÜKSEL 7G 5 15 0,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 9 1 8,67 4 16 -1,33 8 12 4,00 31 59 11,34 218,825 22 167 167 1136 14433
% 76

168 644 ARDA BATIREL 7E 7 13 2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 8 12 4,00 3 17 -2,67 28 62 7,33 218,480 18 168 168 1138 14469
% 77

169 699 YASİR ALİ MUKYEN 7D 6 12 2,00 4 4 2,67 4 6 2,00 4 3 3,00 1 11 -2,67 5 6 3,00 24 42 10,00 217,249 21 169 169 1149 14620
% 77

170 976 UFUKTUA ÇAKIR 7A 4 16 -1,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 6 13 1,67 7 13 2,67 29 60 9,01 216,879 21 170 170 1154 14667
% 78

171 744 ELİFNAZ PALANCIOĞLU7C 6 14 1,33 4 6 2,00 6 4 4,67 6 4 4,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 31 59 11,34 214,282 21 171 171 1176 14976
% 79

172 778 EBRAR GÜVEN  N 7G 3 11 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 7 13 2,67 6 14 1,33 26 58 6,66 213,891 23 172 172 1177 15025
% 80

173 622 ALPEREN SEVİPTEN 7G 5 15 0,00 4 6 2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 17 -2,67 9 10 5,67 27 62 6,33 213,441 24 173 173 1179 15065
% 80

174 463 HAKTAN KÜÇÜKÇEŞME7H 5 8 2,33 1 4 -0,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 7 11 3,33 4 14 -0,67 21 53 3,33 212,983 25 174 174 1180 15116
% 80

175 1144 AHMET BERA DEMİR 7D 7 13 2,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 5 8 2,33 3 10 -0,33 22 54 4,00 212,806 22 175 175 1182 15139
% 80

176 1094 MERYEM ÇOBAN 7A 3 17 -2,67 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 5 13 0,67 8 12 4,00 28 60 8,00 212,331 22 176 176 1187 15198
% 80

177 169 ESAT GÖZAL 7F 7 13 2,67 4 6 2,00 5 5 3,33 6 4 4,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 30 60 10,01 211,876 25 177 177 1190 15256
% 81

178 682 BERK ALTAY 7E 5 14 0,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 8 10 4,67 24 63 3,00 211,565 19 178 178 1194 15298
% 81

179 353 HALET ALZKOUR 7G 7 13 2,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 24 66 2,01 211,240 25 179 179 1197 15346
% 81

180 735 BERAT KABAK SIZ 7F 4 16 -1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 6 14 1,33 27 63 6,01 211,198 26 180 180 1199 15354
% 81

181 358 MİRZA ÖZTÜRK 7H 4 16 -1,33 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 8 12 4,00 28 62 7,35 210,776 26 181 181 1201 15405
% 82

182 574 ZEYNEPSENA ÇEPNİ 7C 5 15 0,00 4 6 2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 29 61 8,67 209,797 22 182 182 1209 15528
% 82

183 374 EMİRCAN YILDIZ 7F 7 12 3,00 6 4 4,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 14 0,33 3 17 -2,67 27 61 6,66 208,767 27 183 183 1221 15652
% 83

184 324 ZEYNEPHAZA GÜNEY 7B 5 15 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 9 11 5,33 26 64 4,66 208,285 21 184 184 1227 15719
% 83

185 0 ELANUR YAMAN 7E 6 14 1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 25 65 3,32 207,745 20 185 185 1231 15794
% 84

186 436 EMRE YILMAZ 7D 6 14 1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 5 15 0,00 5 15 0,00 26 64 4,66 205,743 23 186 186 1247 16027
% 85

187 793 BÜNYAMİN ELİBOL 7E 2 18 -4,00 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 7 13 2,67 6 13 1,67 27 62 6,34 205,524 21 187 187 1250 16057
% 85

188 453 FATMANAZ EROL 7D 12 8 9,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 2 18 -4,00 23 67 0,66 204,632 24 188 188 1254 16149
% 85

189 20 RANA ARSLAN 7C 6 14 1,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 24 66 1,99 204,485 23 189 189 1256 16168
% 86

190 364 TAHA EREN ASLANTÜRK7F 4 16 -1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 8 12 4,00 5 15 0,00 24 66 2,01 204,291 28 190 190 1258 16191
% 86

191 673 DİLAN ÇELİK 7E 5 15 0,00 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 7 13 2,67 25 65 3,34 204,200 22 191 191 1261 16200
% 86

192 78 EGE KARAYURT 4 16 -1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 26 64 4,67 203,080 1 192 192 1271 16351
% 87

193 614 HELİN DEMİREL 7B 4 16 -1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 26 64 4,67 203,080 22 192 192 1271 16351
% 87

194 787 GÖKTUĞ GÜNGÖR 7G 8 12 4,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 17 -2,67 4 16 -1,33 26 64 4,66 203,025 26 194 194 1273 16360
% 87

195 743 SALY HAİDAR 7C 7 13 2,67 4 6 2,00 7 3 6,00 6 4 4,67 1 17 -4,67 4 16 -1,33 29 59 9,34 202,764 24 195 195 1274 16386
% 87

196 815 YUSUF ASLANOĞLU 7B 6 14 1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 18 -4,00 8 12 4,00 24 66 1,99 201,736 23 196 196 1280 16507
% 87

197 545 YAĞMUR AHMAD 6 14 1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 2 16 -3,33 24 64 2,67 201,002 2 197 197 1285 16597
% 88

198 731 EBUBEKİR TOSUN 7A 6 13 1,67 1 8 -1,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 22 66 0,00 199,144 23 198 198 1294 16821
% 89
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ÖZEL ŞİRİNEVLER KÜLTÜR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU24BRY702 240 240 1446 18889

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 9 5,56 5 4 3,62 5 4 3,98 4 3 3,07 6 8 3,18 10 7 7,44 38 35 26,85 280,760

Okul Ortalaması 8 11 4,32 5 5 2,81 5 5 3,10 4 5 2,54 5 12 1,16 8 11 4,80 35 48 18,73 252,650

KATILIMLAR

199 77300 HAMZA YURTALAN 7G 5 14 0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 7 13 2,67 2 18 -4,00 25 64 3,67 198,969 27 199 199 1298 16844
% 89

200 912 BERAT MAAŞOĞLU 7G 9 11 5,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 1 19 -5,33 5 15 0,00 24 66 2,00 198,738 28 200 200 1301 16869
% 89

201 814 MUHAMMEDEF TÜFEKÇİ7C 5 15 0,00 5 5 3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 5 15 0,00 24 66 2,00 198,551 25 201 201 1302 16897
% 89

202 119 MİNA ERKEK 7E 5 15 0,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 23 67 0,66 198,372 23 202 202 1303 16918
% 90

203 271 ÇINAR YILDIRIM 7F 8 12 4,00 0 10 -3,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 6 14 1,33 21 69 -2,00 197,977 29 203 203 1305 16960
% 90

204 432 HALİL EMRE KILINÇ 7G 5 15 0,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 7 13 2,67 4 16 -1,33 22 68 -0,65 196,382 29 204 204 1312 17104
% 91

205 333 MERT EMİR PETEK 7C 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 6 1,00 3 17 -2,67 5 15 0,00 23 66 1,00 196,362 26 205 205 1313 17110
% 91

206 338 ADA SUDE ÇELİK 7B 7 13 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 18 -4,00 6 14 1,33 23 67 0,67 196,212 24 206 206 1317 17130
% 91

207 601 EMİRHAN ÖNEY 7B 4 13 -0,33 0 9 -3,00 2 8 -0,67 2 7 -0,33 2 13 -2,33 8 10 4,67 18 60 -1,99 195,888 25 207 207 1320 17170
% 91

208 390 HAYRUNİSA. FİZGELİOĞLU...7A 8 12 4,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 4 16 -1,33 3 17 -2,67 23 67 0,66 195,596 24 208 208 1323 17202
% 91

209 638 JİYAN BAVE GİNYOL 7B 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 23 67 0,68 195,460 26 209 209 1324 17212
% 91

210 118 ZELAL AVAĞ 7A 6 14 1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 3 15 -2,00 20 58 0,66 194,995 25 210 210 1330 17255
% 91

211 650 İSMAİL MET ÖZKAN 7E 3 17 -2,67 6 4 4,67 3 7 0,67 2 1 1,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 24 59 4,34 194,535 24 211 211 1334 17297
% 92

212 371 MİRAÇ ÖZTÜRK 7G 3 17 -2,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 6 14 1,33 6 14 1,33 23 67 0,65 194,460 30 212 212 1335 17305
% 92

213 483 İSMAİL EMİ GÜNAKIN 7E 5 15 0,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 21 69 -2,00 194,313 25 213 213 1336 17312
% 92

214 172 YASİNPOYRA ERTEKİN 7C 4 16 -1,33 5 4 3,67 2 8 -0,67 8 2 7,33 4 16 -1,33 4 16 -1,33 27 62 6,34 193,679 27 214 214 1343 17380
% 92

215 369 SİNAN UÇAR 7H 3 17 -2,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 4 5 2,33 6 14 1,33 4 16 -1,33 24 65 2,33 192,395 27 215 215 1346 17499
% 93

216 1011 SEFERCAN BAYRAKCI 7A 2 18 -4,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 13 -0,33 6 11 2,33 22 62 1,34 191,493 26 216 216 1355 17584
% 93

217 294 HAZAL MİRZEOĞLU 7H 7 13 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 22 68 -0,66 190,879 28 217 217 1359 17640
% 93

218 426 ELİF BÜŞRA KÜL 7H 3 17 -2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 23 67 0,66 189,285 29 218 218 1364 17762
% 94

219 554 ÖMER İNSEL 7E 3 17 -2,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 20 70 -3,34 188,258 26 219 219 1375 17855
% 95

220 513 BERAT ÜNAL ÜNLÜ 7E 5 15 0,00 5 5 3,33 4 6 2,00 0 10 -3,33 5 15 0,00 3 17 -2,67 22 68 -0,67 188,069 27 220 220 1376 17866
% 95

221 510 ONURHAN AYHAN 7B 7 13 2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 18 -4,00 5 15 0,00 21 69 -2,00 187,973 27 221 221 1377 17877
% 95

222 1063 SEMİH BAYRAKCI 7D 4 16 -1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 22 68 -0,66 187,011 25 222 222 1381 17941
% 95

223 167 EMİR KURT 7A 4 11 0,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 4 1,67 4 15 -1,00 2 13 -2,33 19 57 0,00 186,900 27 223 223 1382 17948
% 95

224 1124 VEYSELRONİ TAŞAN 7B 5 15 0,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 23 67 0,67 186,679 28 224 224 1383 17967
% 95

225 263 EMİR IŞIK 7C 6 14 1,33 3 7 0,67 7 3 6,00 3 7 0,67 2 18 -4,00 3 17 -2,67 24 66 2,00 186,052 28 225 225 1386 18019
% 95

226 434 BİLAL TEKİN 7D 5 15 0,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 5 15 0,00 20 70 -3,33 185,599 26 226 226 1388 18044
% 96

227 1203 RAGDA DEVEMHO 7F 6 14 1,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 2 18 -4,00 4 16 -1,33 22 68 -0,67 183,545 30 227 227 1396 18181
% 96

228 56 ŞEVVAL COR 7F 4 16 -1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 20 70 -3,34 182,799 31 228 228 1399 18222
% 96

229 8 ENİS ŞENTÜRK 7D 6 14 1,33 1 9 -2,00 0 9 -3,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 5 15 0,00 18 71 -5,67 181,198 27 229 229 1403 18291
% 97

230 0 MUHAMMED TANTU R 7E 2 18 -4,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 21 69 -2,00 180,955 28 230 230 1406 18302
% 97

231 242 GİZEM KAZMACI 7H 3 17 -2,67 5 5 3,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 2 18 -4,00 6 14 1,33 22 68 -0,68 180,512 30 231 231 1409 18331
% 97
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ÖZEL ŞİRİNEVLER KÜLTÜR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU24BRY702 240 240 1446 18889

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 9 5,56 5 4 3,62 5 4 3,98 4 3 3,07 6 8 3,18 10 7 7,44 38 35 26,85 280,760

Okul Ortalaması 8 11 4,32 5 5 2,81 5 5 3,10 4 5 2,54 5 12 1,16 8 11 4,80 35 48 18,73 252,650

KATILIMLAR

232 1193 Y USFFEFE KILCI 7A 6 14 1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 18 -4,00 5 15 0,00 19 71 -4,67 180,481 28 232 232 1410 18333
% 97

233 804 MEHMET ALİ ÖZÜM 7G 5 15 0,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 4 3,67 2 17 -3,67 4 16 -1,33 20 68 -2,67 176,820 31 233 233 1418 18479
% 98

234 430 FARES FARES 7B 6 14 1,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 3 17 -2,67 19 71 -4,68 176,732 29 234 234 1420 18484
% 98

235 2100 EMİR KAPLAN 7E 2 18 -4,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 18 -4,00 7 13 2,67 20 70 -3,33 174,314 29 235 235 1427 18561
% 98

236 581 ECRİN YILMAZ 7D 4 16 -1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 3 16 -2,33 18 71 -5,66 173,339 28 236 236 1429 18585
% 98

237 1033 AHMETHAMZA ATASEVEN7A 3 17 -2,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 2 18 -4,00 5 15 0,00 18 72 -6,00 167,635 29 237 237 1438 18697
% 99

238 881 SEMANUR YAĞAN 7D 4 16 -1,33 0 10 -3,33 2 7 -0,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 3 17 -2,67 15 74 -9,66 165,110 29 238 238 1440 18740
% 99

239 226 AZRAGÜL HAYRATOĞLU7A 4 16 -1,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 15 75 -10,00163,992 30 239 239 1442 18757
% 99

240 139 EMİR HMET KSU 7E 3 17 -2,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 0 10 -3,33 3 15 -2,00 2 9 -1,00 10 69 -13,00158,700 30 240 240 1444 18795
% 100
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