
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ÖZEL ŞİRİNEVLER KÜLTÜR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU24BRY602 229 229 975 15438

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,97 5 4 3,32 5 4 3,29 3 5 1,87 5 9 2,21 10 8 7,25 37 39 23,91 274,000

Okul Ortalaması 7 11 3,64 4 6 1,99 4 5 2,07 3 6 1,06 4 12 0,49 8 11 4,08 30 51 13,33 238,320

KATILIMLAR

1 632 KEREM ÖZTÜRK 6C 14 5 12,33 7 3 6,00 9 0 9,00 9 1 8,67 4 1 3,67 19 0 19,00 62 10 58,67 382,516 1 1 1 44 1418
% 9,19

2 889 TUANA NUR ASLAN 6F 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 5 15 0,00 15 5 13,33 66 24 58,01 374,872 1 2 2 50 1638
% 11

3 81 ECRİN FATM AKDOĞAN6G 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 9 11 5,33 11 9 8,00 61 29 51,34 354,136 1 3 3 80 2392
% 15

4 40 BURCU AKSU C 14 3 13,00 7 3 6,00 7 2 6,33 7 2 6,33 3 3 2,00 16 3 15,00 54 16 48,66 353,236 1 4 4 82 2435
% 16

5 476 HA AR BULUT 6G 13 7 10,67 7 3 6,00 5 5 3,33 5 5 3,33 11 9 8,00 15 5 13,33 56 34 44,66 351,510 2 5 5 86 2502
% 16

6 575 ENES SOYDOĞAN 6C 10 5 8,33 8 2 7,33 7 3 6,00 9 1 8,67 1 2 0,33 19 1 18,67 54 14 49,33 346,091 2 6 6 92 2703
% 18

7 327 MUHAMMED GÖZEN 6C 14 3 13,00 7 2 6,33 7 1 6,67 8 0 8,00 4 5 2,33 14 6 12,00 54 17 48,33 345,975 3 7 7 93 2708
% 18

8 376 ASYA ELALDI 6F 13 7 10,67 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 6 12 2,00 13 7 10,67 58 30 48,00 335,900 2 8 8 119 3169
% 21

9 328 ZEHRA GÖZEN 6C 14 3 13,00 7 2 6,33 7 2 6,33 9 0 9,00 4 5 2,33 11 7 8,67 52 19 45,66 333,096 4 9 9 125 3309
% 21

10 848 ELMİRA SARI 6F 15 5 13,33 7 3 6,00 7 2 6,33 5 4 3,67 7 3 6,00 9 9 6,00 50 26 41,33 330,538 3 10 10 132 3431
% 22

11 35 DURU TOKGÖZ 6C 15 5 13,33 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 7 6 5,00 9 11 5,33 52 31 41,67 327,258 5 11 11 140 3607
% 23

12 736 MERT ÖZTÜRK 6A 16 4 14,67 4 6 2,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 10 10 6,67 10 10 6,67 48 42 34,01 326,093 1 12 12 143 3660
% 24

13 1003 ENSAR SEÇEN 6G 15 3 14,00 5 1 4,67 7 3 6,00 1 9 -2,00 6 6 4,00 11 6 9,00 45 28 35,67 325,914 3 13 13 145 3669
% 24

14 599 KEVSER DÖNER 6C 16 2 15,33 7 3 6,00 5 5 3,33 3 5 1,33 3 6 1,00 12 6 10,00 46 27 36,99 325,256 6 14 14 146 3700
% 24

15 1005 KÖKSAL KALKAVAN 6G 12 8 9,33 9 1 8,67 10 0 10,00 4 6 2,00 8 12 4,00 11 9 8,00 54 36 42,00 321,778 4 15 15 157 3880
% 25

16 248 SERKAN KÜÇÜK 6D 14 4 12,67 4 3 3,00 5 3 4,00 7 0 7,00 2 2 1,33 12 5 10,33 44 17 38,33 321,282 1 16 16 159 3911
% 25

17 326 RÜYA SARIGÜL 6C 12 6 10,00 5 5 3,33 7 3 6,00 6 3 5,00 1 2 0,33 15 4 13,67 46 23 38,33 320,526 7 17 17 162 3945
% 26

18 34 BEREN TURAN 6C 11 9 8,00 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 2 2 1,33 15 5 13,33 48 26 39,33 318,117 8 18 18 172 4050
% 26

19 447 ÖMER DAĞAL DAĞAL 6E 7 3 6,00 5 2 4,33 8 1 7,67 5 3 4,00 3 4 1,67 15 1 14,67 43 14 38,34 316,253 1 19 19 179 4138
% 27

20 537 ŞEVVAL TERZİ 6E 12 8 9,33 4 1 3,67 8 0 8,00 5 2 4,33 5 10 1,67 12 3 11,00 46 24 38,00 315,643 2 20 20 182 4168
% 27

21 621 SİNEM ÇAPCI 6D 10 8 7,33 5 5 3,33 4 6 2,00 4 5 2,33 7 13 2,67 16 4 14,67 46 41 32,33 311,363 2 21 21 194 4399
% 28

22 74 HAMZA İNCE 6A 11 9 8,00 9 1 8,67 7 3 6,00 5 5 3,33 8 12 4,00 10 10 6,67 50 40 36,67 304,892 2 22 22 213 4758
% 31

23 255 BEREN YOZKURT 6D 13 7 10,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 5 5 3,33 1 0 1,00 13 7 10,67 41 30 31,00 304,719 3 23 23 217 4777
% 31

24 887 YUSUF  ERE ÇİFTÇİ 6F 10 8 7,33 7 2 6,33 8 2 7,33 0 2 -0,67 15 4 13,67 40 18 33,99 304,658 4 24 24 218 4784
% 31

25 61 SEYRANA KANİAN 6A 13 7 10,67 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 6 14 1,33 10 10 6,67 50 40 36,67 304,417 3 25 25 220 4794
% 31

26 32 MUSTAFA İNCE 6C 10 7 7,67 5 4 3,67 6 1 5,67 3 3 2,00 3 9 0,00 14 2 13,33 41 26 32,34 302,985 9 26 26 227 4899
% 32

27 1152 ARDA KAYA 6H 3 0 3,00 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 1 0 1,00 15 5 13,33 42 12 38,00 302,354 1 27 27 230 4943
% 32

28 825 HALİL İBRA İM BÜYÜKARAS6F 13 7 10,67 8 2 7,33 4 3 3,00 2 0 2,00 10 5 8,33 37 17 31,33 301,915 5 28 28 233 4972
% 32

29 1024 HAMZA ALTUN 6G 5 15 0,00 6 4 4,67 5 4 3,67 5 4 3,67 9 9 6,00 16 4 14,67 46 40 32,68 301,051 5 29 29 234 5026
% 33

30 42 AHMET KAAN KORKMAZ6C 10 6 8,00 8 2 7,33 8 2 7,33 3 6 1,00 3 7 0,67 12 8 9,33 44 31 33,66 298,516 10 30 30 241 5151
% 33

31 323 YUSUF ATEŞ 6C 12 7 9,67 8 2 7,33 2 5 0,33 6 4 4,67 7 9 4,00 9 10 5,67 44 37 31,67 297,043 11 31 31 246 5229
% 34

32 666 YUSUF EFE KARAGÖZ 6D 14 6 12,00 6 4 4,67 9 1 8,67 6 3 5,00 5 14 0,33 8 12 4,00 48 40 34,67 296,614 4 32 32 249 5255
% 34

33 325 BERRA TOPTAŞ 6D 7 12 3,00 3 6 1,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 12 8 9,33 14 6 12,00 39 49 22,66 294,395 5 33 33 259 5390
% 35
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ÖZEL ŞİRİNEVLER KÜLTÜR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU24BRY602 229 229 975 15438

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,97 5 4 3,32 5 4 3,29 3 5 1,87 5 9 2,21 10 8 7,25 37 39 23,91 274,000

Okul Ortalaması 7 11 3,64 4 6 1,99 4 5 2,07 3 6 1,06 4 12 0,49 8 11 4,08 30 51 13,33 238,320

KATILIMLAR

34 854 BİLAL HAMZ GÖLBAŞI 6F 9 9 6,00 8 2 7,33 7 2 6,33 2 8 -0,67 6 14 1,33 13 7 10,67 45 42 30,99 293,745 6 34 34 266 5450
% 35

35 277 EMRE IŞIK 6C 13 5 11,33 4 5 2,33 2 1 1,67 3 4 1,67 12 7 9,67 34 22 26,67 293,479 12 35 35 267 5461
% 35

36 1130 MERVE NUR TEKİN 6H 13 7 10,67 7 3 6,00 4 6 2,00 2 7 -0,33 4 1 3,67 9 10 5,67 39 34 27,68 293,381 2 36 36 268 5469
% 35

37 28 ENSAR ANIL ÇİFTCİ OĞLU6 13 7 10,67 6 4 4,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 8 12 4,00 8 12 4,00 44 46 28,67 292,801 1 37 37 269 5511
% 36

38 464 KÜBRA Ö ZOĞUL 6E 8 7 5,67 7 3 6,00 5 4 3,67 3 4 1,67 14 3 13,00 37 21 30,01 292,491 3 38 38 270 5530
% 36

39 199 HALA TARAKJİ 6H 15 5 13,33 3 7 0,67 9 1 8,67 8 2 7,33 2 18 -4,00 10 10 6,67 47 43 32,67 291,855 3 39 39 273 5573
% 36

40 244 BERAT KIYAK 6D 7 13 2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 7 12 3,00 18 2 17,33 40 49 23,66 291,690 6 40 40 275 5581
% 36

41 546 DİCLE ONUK 6C 8 12 4,00 3 7 0,67 5 5 3,33 6 4 4,67 6 12 2,00 15 5 13,33 43 45 28,00 290,154 13 41 41 281 5683
% 37

42 98 YUSUF EMİR BÜLBÜL 6A 13 7 10,67 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 5 14 0,33 8 12 4,00 47 42 33,00 289,682 4 42 42 284 5716
% 37

43 950 EMRE ALTUNBAŞ 6G 13 7 10,67 1 9 -2,00 6 4 4,67 4 6 2,00 10 10 6,67 7 13 2,67 41 49 24,68 289,049 6 43 43 288 5752
% 37

44 474 ARÇA CEM KARAK Ş 6E 9 11 5,33 6 4 4,67 8 2 7,33 2 4 0,67 5 9 2,00 12 7 9,67 42 37 29,67 289,034 4 44 44 289 5755
% 37

45 764 ESMANUR TOPAL 6A 11 8 8,33 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 3 9 0,00 8 3 7,00 42 30 32,00 287,967 5 45 45 292 5842
% 38

46 697 MERCAN DUR ARGUÇ 6B 6 7 3,67 2 3 1,00 4 5 2,33 0 5 -1,67 19 0 19,00 31 20 24,33 287,196 1 46 46 296 5899
% 38

47 718 YUNUS EMRE TOPAL 6A 15 5 13,33 10 0 10,00 8 2 7,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 6 12 2,00 45 43 30,66 284,856 6 47 47 302 6038
% 39

48 631 ÖNDER BERK YEŞİLÇAY6C 5 15 0,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 3 2 2,33 18 2 17,33 37 38 24,33 282,772 14 48 48 311 6204
% 40

49 5 BERRA DUYMUŞ C 10 7 7,67 6 1 5,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 10 6 8,00 37 33 26,01 280,694 2 49 49 319 6338
% 41

50 69 BETÜL MORKOÇ 6D 12 8 9,33 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 5 12 1,00 6 11 2,33 44 40 30,66 279,843 7 50 50 320 6395
% 41

51 72 BÜŞRA NUR DEMİR 6C 11 6 9,00 5 1 4,67 5 3 4,00 6 1 5,67 5 2 4,33 32 13 27,67 275,671 15 51 51 344 6695
% 43

52 71 BATUHAN F DUMAN 6F 13 7 10,67 5 5 3,33 3 7 0,67 10 0 10,00 4 16 -1,33 8 12 4,00 43 47 27,34 273,858 7 52 52 347 6820
% 44

53 79 GÖKÇE NAZ ASLAN 6F 7 6 5,00 6 4 4,67 5 5 3,33 5 4 3,67 11 7 8,67 34 26 25,34 271,879 8 53 53 355 6953
% 45

54 1128 ESRA FAZLI 6H 8 12 4,00 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 10 10 6,67 8 12 4,00 39 51 22,01 269,999 4 54 54 366 7092
% 46

55 843 EMR YETKİN 6 12 8 9,33 7 3 6,00 5 5 3,33 5 4 3,67 6 14 1,33 6 14 1,33 41 48 24,99 268,345 2 55 55 375 7202
% 47

56 608 YASİN ASLAN 6 5 6 3,00 4 1 3,67 5 4 3,67 4 5 2,33 2 5 0,33 12 6 10,00 32 27 23,00 267,063 3 56 56 380 7298
% 47

57 865 ELİF RUKEN ASLAN 6F 10 10 6,67 3 7 0,67 3 6 1,00 1 9 -2,00 3 2 2,33 11 9 8,00 31 43 16,67 266,670 9 57 57 382 7328
% 47

58 282 MELEK KARAOĞLU 6D 10 10 6,67 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 11 9 8,00 39 51 22,01 266,178 8 58 58 383 7366
% 48

59 284 FATMA HAM MEH 6B 6 7 3,67 3 5 1,33 5 4 3,67 2 3 1,00 2 7 -0,33 13 6 11,00 31 32 20,34 265,363 2 59 59 388 7419
% 48

60 215 ALPERE YILMAZEL 6E 7 6 5,00 3 2 2,33 2 4 0,67 3 2 2,33 4 5 2,33 8 2 7,33 27 21 19,99 265,346 5 60 60 389 7422
% 48

61 6 Z SERRA ÇİÇEK 6D 12 8 9,33 3 7 0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 6 14 1,33 7 13 2,67 38 52 20,66 264,479 9 61 61 394 7466
% 48

62 980 HAYRİYE DOĞAN 6G 8 8 5,33 3 7 0,67 3 6 1,00 2 8 -0,67 5 9 2,00 11 7 8,67 32 45 17,00 264,218 7 62 62 395 7484
% 48

63 845 CANSU ALPER 6F 8 12 4,00 5 5 3,33 6 4 4,67 0 8 -2,67 6 10 2,67 10 8 7,33 35 47 19,33 264,136 10 63 63 397 7490
% 49

64 692 TAHA İYEM 6A 7 13 2,67 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 4 15 -1,00 13 7 10,67 39 50 22,34 264,059 7 64 64 398 7501
% 49

65 909 ELA YAVUZ 6F 3 17 -2,67 3 4 1,67 6 2 5,33 7 3 6,00 5 15 0,00 15 4 13,67 39 45 24,00 261,511 11 65 65 408 7687
% 50

66 803 İBRAHİM URAŞ 6A 10 9 7,00 7 3 6,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 8 11 4,33 5 15 0,00 37 51 19,99 258,923 8 66 66 427 7904
% 51

                                                2 / 8



OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ÖZEL ŞİRİNEVLER KÜLTÜR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU24BRY602 229 229 975 15438

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,97 5 4 3,32 5 4 3,29 3 5 1,87 5 9 2,21 10 8 7,25 37 39 23,91 274,000

Okul Ortalaması 7 11 3,64 4 6 1,99 4 5 2,07 3 6 1,06 4 12 0,49 8 11 4,08 30 51 13,33 238,320

KATILIMLAR

67 1205 M ASAF DEMİR 6D 6 14 1,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 9 11 5,33 10 10 6,67 36 54 17,99 258,040 10 67 67 431 7978
% 52

68 161 ZEYNEP TİRYAKİ 6B 3 2 2,33 4 2 3,33 4 4 2,67 2 4 0,67 3 5 1,33 11 8 8,33 27 25 18,66 256,574 3 68 68 437 8080
% 52

69 1 E 6F 6 14 1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 6 4 4,67 5 15 0,00 12 8 9,33 38 52 20,66 255,448 12 69 69 447 8174
% 53

70 117 YUSUFUF ACARR 6A 6 14 1,33 5 5 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 17 -2,67 15 5 13,33 36 54 17,98 255,101 9 70 70 449 8201
% 53

71 412 HİRA YILDIZ 6E 6 14 1,33 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 6 14 1,33 11 9 8,00 37 53 19,33 254,650 6 71 71 452 8243
% 53

72 225 VELİ SALİH BAŞEĞMEZ6B 9 11 5,33 6 4 4,67 1 4 -0,33 1 0 1,00 2 3 1,00 7 4 5,67 26 26 17,34 254,215 4 72 72 454 8269
% 54

73 0 A ES   M A  UIR    L 6H 10 10 6,67 4 6 2,00 6 3 5,00 3 7 0,67 4 15 -1,00 8 11 4,33 35 52 17,67 251,199 5 73 73 466 8517
% 55

74 1176 EFSUN ÖKSÜZ 6B 12 8 9,33 5 5 3,33 6 4 4,67 23 17 17,33 249,742 5 74 74 475 8650
% 56

75 17 MERT AIİ ŞİMŞEK 6H 3 15 -2,00 1 9 -2,00 0 9 -3,00 4 5 2,33 7 8 4,33 14 6 12,00 29 52 11,66 248,509 6 75 75 480 8750
% 57

76 831 BEYZANUR TÜFEKÇİ 6F 7 7 4,67 5 4 3,67 4 6 2,00 2 3 1,00 8 8 5,33 26 28 16,67 248,458 13 76 76 481 8756
% 57

77 214 MUHAMMED ABUHACAR6A 6 14 1,33 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 6 13 1,67 7 12 3,00 39 49 22,67 248,433 10 77 77 482 8759
% 57

78 613 ZEYNEP AKBULUT 6D 7 13 2,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 8 12 4,00 8 12 4,00 34 56 15,34 248,317 11 78 78 484 8766
% 57

79 3 MELEK MUSTAFA 6E 6 12 2,00 5 4 3,67 4 6 2,00 5 2 4,33 1 0 1,00 9 10 5,67 30 34 18,67 247,521 7 79 79 486 8829
% 57

80 419 ŞURA YILDIZ 6E 10 10 6,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 6 14 1,33 33 57 14,01 245,978 8 80 80 498 8952
% 58

81 156 MUSTAFA ÖZDEN 6A 12 8 9,33 6 4 4,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 35 55 16,66 245,620 11 81 81 501 8983
% 58

82 423 TÜRKER ALİ AKTAŞ 6E 8 9 5,00 4 6 2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 5 8 2,33 6 9 3,00 29 46 13,66 245,441 9 82 82 503 9001
% 58

83 0 GEVHER CANAN 6F 3 7 0,67 8 2 7,33 6 4 4,67 0 3 -1,00 9 7 6,67 26 23 18,34 244,713 14 83 83 509 9063
% 59

84 132 NEHİR YARICI 6B 10 10 6,67 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 18 -4,00 11 9 8,00 32 58 12,67 243,850 6 84 84 513 9132
% 59

85 584 MUHAMMET YILMAZ 6C 8 10 4,67 4 5 2,33 3 7 0,67 2 5 0,33 2 12 -2,00 10 7 7,67 29 46 13,67 243,826 16 85 85 514 9134
% 59

86 100 YAĞMUR DABANKARA 6B 7 10 3,67 3 4 1,67 7 3 6,00 1 4 -0,33 1 10 -2,33 9 6 7,00 28 37 15,68 243,327 7 86 86 518 9168
% 59

87 460 BERAT TOPAL 2E 8 12 4,00 4 6 2,00 4 4 2,67 4 6 2,00 2 12 -2,00 9 8 6,33 31 48 15,00 241,184 1 87 87 527 9361
% 61

88 38 NİSANUR ÇAM 6G 6 14 1,33 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 5 8 2,33 30 43 15,66 239,456 8 88 88 538 9504
% 62

89 611 MELİKE KARA 6D 10 10 6,67 0 10 -3,33 3 6 1,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 8 12 4,00 28 61 7,67 239,263 12 89 89 542 9524
% 62

90 0 NER GİZ AVAĞ 6H 6 14 1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 10 10 6,67 6 14 1,33 31 59 11,33 238,520 7 90 90 544 9588
% 62

91 0 MISIRILI 6 14 1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 9 11 5,33 8 12 4,00 30 60 9,99 237,855 1 91 91 549 9646
% 62

92 1061 İBRAHİM DUYĞULU 6E 6 7 3,67 3 4 1,67 3 3 2,00 0 2 -0,67 7 4 5,67 19 20 12,34 237,818 10 92 92 551 9651
% 63

93 674 MÜCAHİT ARPACI 6E 6 10 2,67 4 4 2,67 6 2 5,33 1 4 -0,33 3 5 1,33 5 7 2,67 25 32 14,34 237,089 11 93 93 553 9715
% 63

94 1165 ALİ İHSAN DEMİRCİ 6A 6 12 2,00 0 10 -3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 9 11 5,33 7 13 2,67 28 60 8,00 234,396 12 94 94 563 9952
% 64

95 82 MERVE SİNAN OĞLU 6E 1 2 0,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 0 3 -1,00 1 2 0,33 11 5 9,33 18 27 8,99 234,158 12 95 95 565 9973
% 65

96 757 İKRANUR BOŞGELMZ 6A 7 13 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 9 11 5,33 6 14 1,33 29 61 8,67 233,897 13 96 96 567 9994
% 65

97 223 ÖMER FARUK KAY GUSUS6B 9 11 5,33 4 6 2,00 5 5 3,33 0 10 -3,33 5 15 0,00 7 13 2,67 30 60 10,00 233,580 8 97 97 571 10028
% 65

98 630 EYMEN KAYR KADAL 6D 10 9 7,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 2 6 0,00 5 15 0,00 28 49 11,66 233,433 13 98 98 572 10042
% 65

99 83 Y SU  MERT GEDİ K 6E 3 10 -0,33 4 1 3,67 2 3 1,00 2 3 1,00 2 5 0,33 8 3 7,00 21 25 12,67 233,116 13 99 99 573 10066
% 65
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ÖZEL ŞİRİNEVLER KÜLTÜR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU24BRY602 229 229 975 15438

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,97 5 4 3,32 5 4 3,29 3 5 1,87 5 9 2,21 10 8 7,25 37 39 23,91 274,000

Okul Ortalaması 7 11 3,64 4 6 1,99 4 5 2,07 3 6 1,06 4 12 0,49 8 11 4,08 30 51 13,33 238,320

KATILIMLAR

100 21 LİMAR EMİN 6C 4 10 0,67 2 6 0,00 3 6 1,00 3 5 1,33 4 5 2,33 8 9 5,00 24 41 10,33 232,125 17 100 100 574 10136
% 66

101 15 HAZAL TEPEGÖZ 6H 7 12 3,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 31 58 11,67 231,452 8 101 101 577 10196
% 66

102 45 HARUN DEMİREL     L 6E 7 13 2,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 4 2,67 5 8 2,33 4 7 1,67 27 45 12,00 231,451 14 102 102 578 10197
% 66

103 899 MEHMET AL AYGÜN 6D 8 12 4,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 4 4,67 5 15 0,00 7 13 2,67 31 59 11,34 230,351 14 103 103 587 10305
% 67

104 863 ŞEREF ASAF BABUR 6H 7 12 3,00 2 8 -0,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 5 14 0,33 10 10 6,67 27 61 6,67 230,296 9 104 104 589 10313
% 67

105 115 MELİH YILMAZ 6B 8 12 4,00 2 5 0,33 3 4 1,67 1 8 -1,67 5 13 0,67 6 8 3,33 25 50 8,33 229,947 9 105 105 591 10347
% 67

106 1230 ÜVEYS EMİR KARATAŞ 6D 5 15 0,00 6 4 4,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 5 15 0,00 9 11 5,33 32 58 12,66 229,851 15 106 106 593 10354
% 67

107 985 HASAN SOHMAN 6D 8 9 5,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 27 60 7,00 229,588 16 107 107 596 10374
% 67

108 176 AHMADJON DJURAEV 6F 7 13 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 9 7 6,67 28 58 8,68 229,561 15 108 108 597 10377
% 67

109 681 MİRAÇ EMİN TOPAL 6D 7 12 3,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 3 17 -2,67 10 10 6,67 30 59 10,33 229,156 17 109 109 600 10417
% 67

110 541 EREN KARA 6C 7 12 3,00 6 4 4,67 4 6 2,00 2 6 0,00 4 14 -0,67 6 9 3,00 29 51 12,00 228,903 18 110 110 604 10438
% 68

111 397 HİRAN UR SERCAN 6G 10 10 6,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 17 -2,67 9 11 5,33 27 63 6,00 228,703 9 111 111 607 10461
% 68

112 1095 ÖMER VAROL 6H 6 14 1,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 6 4 4,67 7 13 2,67 8 12 4,00 29 61 8,67 228,319 10 112 112 610 10505
% 68

113 765 MELİSA BULUT 6A 8 12 4,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 9 11 5,33 28 62 7,34 227,845 14 113 113 614 10558
% 68

114 468 EVREN KALE 6E 9 11 5,33 0 10 -3,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 26 64 4,67 227,331 15 114 114 615 10588
% 69

115 898 AYAZ HAYIR 6F 10 10 6,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 5 14 0,33 30 59 10,34 227,261 16 115 115 617 10595
% 69

116 768 MUHAMMED MUSTAFA6G 7 13 2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 6 14 1,33 6 14 1,33 31 59 11,33 226,623 10 116 116 620 10665
% 69

117 94 NİZAR KIHLIF 6B 7 13 2,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 6 14 1,33 9 11 5,33 26 64 4,66 226,425 10 117 117 622 10692
% 69

118 573 BERİL AYAĞI 6A 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 9 9 6,00 28 60 7,99 225,958 15 118 118 623 10740
% 70

119 126 EMİRHAN ÇELİK 6B 5 14 0,33 5 4 3,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 7 13 2,67 8 12 4,00 28 60 8,00 225,869 11 119 119 624 10745
% 70

120 133 AYŞEGÜL TÜFEKCİ 6B 7 8 4,33 1 2 0,33 6 3 5,00 0 1 -0,33 3 10 -0,33 3 6 1,00 20 30 10,00 225,857 12 120 120 625 10748
% 70

121 427 VAHDETT TAHRA 6E 10 10 6,67 4 4 2,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 7 12 3,00 3 17 -2,67 27 60 7,00 225,649 16 121 121 627 10773
% 70

122 141 BEYZA NUR DOMURCUK6B 2 10 -1,33 4 6 2,00 4 5 2,33 1 3 0,00 3 11 -0,67 10 7 7,67 24 42 10,00 225,521 13 122 122 629 10788
% 70

123 232 ZEKİ DEMİR 6B 6 12 2,00 1 9 -2,00 4 4 2,67 2 7 -0,33 2 5 0,33 8 10 4,67 23 47 7,34 225,368 14 123 123 631 10805
% 70

124 280 EREN ÇİFÇİ 6D 7 13 2,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 2 7 -0,33 6 14 1,33 8 11 4,33 26 62 5,34 225,129 18 124 124 634 10824
% 70

125 830 YASER HASTÜRK 6F 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 8 12 4,00 5 15 0,00 29 61 8,67 223,166 17 125 125 640 11002
% 71

126 838 EYMEN ÇİÇEK 6H 6 14 1,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 7 13 2,67 5 15 0,00 30 60 10,00 222,671 11 126 126 646 11059
% 72

127 902 ELİF MENGÜBETİ 6F 6 14 1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 7 13 2,67 6 14 1,33 29 61 8,66 222,475 18 127 127 648 11084
% 72

128 25 MEHM ETTUN KAÇAR 6D 8 11 4,33 3 7 0,67 0 10 -3,33 1 9 -2,00 5 15 0,00 8 12 4,00 25 64 3,67 221,866 19 128 128 651 11154
% 72

129 0 A YKRN TE LN Eİ 6G 8 12 4,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 5 14 0,33 29 60 8,99 221,860 11 129 129 652 11156
% 72

130 299 ESMANUR AKB  ULTU 6C 5 15 0,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 10 10 6,67 27 63 6,01 221,628 19 130 130 655 11173
% 72

131 937 OSMAN ENSA ERGİN 6G 5 15 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 13 1,67 8 12 4,00 28 61 7,67 221,213 12 131 131 661 11211
% 73

132 1148 ALİ EMİR FETTAHOĞLU6H 7 13 2,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 8 12 4,00 28 62 7,34 220,141 12 132 132 672 11326
% 73
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ÖZEL ŞİRİNEVLER KÜLTÜR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU24BRY602 229 229 975 15438

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,97 5 4 3,32 5 4 3,29 3 5 1,87 5 9 2,21 10 8 7,25 37 39 23,91 274,000

Okul Ortalaması 7 11 3,64 4 6 1,99 4 5 2,07 3 6 1,06 4 12 0,49 8 11 4,08 30 51 13,33 238,320

KATILIMLAR

133 388 ELANUR ÖZTÜRK 6E 8 11 4,33 3 6 1,00 2 6 0,00 2 8 -0,67 5 13 0,67 5 13 0,67 25 57 6,00 219,843 17 133 133 673 11361
% 74

134 288 MUSTAFA DEMİR 6D 4 16 -1,33 5 5 3,33 0 10 -3,33 2 8 -0,67 3 17 -2,67 13 7 10,67 27 63 6,00 219,840 20 134 134 674 11362
% 74

135 709 ASMİN AĞ IR 6A 11 9 8,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 5 15 0,00 3 16 -2,33 26 63 5,00 219,587 16 135 135 677 11385
% 74

136 384 CİHADCANBE AKKAŞ 6E 3 9 0,00 2 6 0,00 3 5 1,33 2 8 -0,67 7 13 2,67 7 13 2,67 24 54 6,00 218,633 18 136 136 685 11489
% 74

137 669 EMRE YILDIRIM 6D 5 15 0,00 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 8 12 4,00 30 60 10,00 218,473 21 137 137 686 11507
% 75

138 933 MEHMET AIİ GÖKSU 6G 7 10 3,67 4 5 2,33 0 9 -3,00 3 6 1,00 6 13 1,67 5 15 0,00 25 58 5,67 217,478 13 138 138 690 11616
% 75

139 557 YAĞMUR KAVAK 6C 7 13 2,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 28 62 7,34 217,452 20 139 139 691 11618
% 75

140 22 H.İBRAHİM DİLSİZOĞLU6C 5 14 0,33 4 5 2,33 4 5 2,33 2 5 0,33 2 13 -2,33 8 8 5,33 25 50 8,32 217,107 21 140 140 693 11646
% 75

141 86 E HİT M AID  S 6C 6 14 1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 8 12 4,00 3 17 -2,67 29 61 8,66 216,706 22 141 141 694 11676
% 76

142 945 ATABERK SALAN 6G 6 14 1,33 2 8 -0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 15 -1,00 7 13 2,67 28 61 7,66 216,591 14 142 142 697 11697
% 76

143 441 ECRİN JİND ALPER 6G 7 13 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 27 63 6,01 215,405 15 143 143 707 11815
% 77

144 285 AYBERK ÖZDEMİR 6H 9 11 5,33 5 5 3,33 3 7 0,67 2 6 0,00 4 15 -1,00 4 16 -1,33 27 60 7,00 214,999 13 144 144 709 11847
% 77

145 210 ENES ÜNLÜ 6B 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 27 63 6,00 214,714 15 145 145 711 11884
% 77

146 0 T 6C 6 14 1,33 6 4 4,67 4 6 2,00 6 4 4,67 3 17 -2,67 6 14 1,33 31 59 11,33 213,311 23 146 146 716 12024
% 78

147 957 ÇINAR AKAN 6G 6 14 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 8 12 4,00 26 64 4,67 212,761 16 147 147 719 12084
% 78

148 1143 İREM DEĞİRMENCİ 6H 7 13 2,67 5 5 3,33 4 5 2,33 3 7 0,67 1 18 -5,00 8 12 4,00 28 60 8,00 212,572 14 148 148 722 12103
% 78

149 84 YUNUS EMRE TUNÇİL 6A 6 14 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 18 -4,00 10 10 6,67 26 64 4,67 212,423 17 149 149 723 12119
% 79

150 714 ZEHRA DURU DALGIÇ 6A 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 4 16 -1,33 8 12 4,00 24 66 2,01 212,320 18 150 150 724 12133
% 79

151 1070 YAZEN SAGAIEH 6G 9 11 5,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 24 66 1,99 212,182 17 151 151 726 12151
% 79

152 1006 TESNİM ATAKİ 6 2 18 -4,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 8 12 4,00 26 64 4,66 211,941 4 152 152 730 12177
% 79

153 619 FEYZA NUR TOPAL 6D 5 14 0,33 6 4 4,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 5 14 0,33 27 61 6,66 211,795 22 153 153 732 12197
% 79

154 1147 AZRA KAYA 6H 8 12 4,00 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 8 12 4,00 0 20 -6,67 28 62 7,33 211,793 15 154 154 733 12198
% 79

155 41 MAZEN JRAB 6D 5 15 0,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 8 12 4,00 25 65 3,34 210,214 23 155 155 738 12332
% 80

156 228 E A  NEHİ AKĞEYİK 6B 5 15 0,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 8 12 4,00 25 65 3,34 210,214 16 155 155 738 12332
% 80

157 1156 ELİF KARAARSLAN 6H 9 11 5,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 26 64 4,66 210,043 16 157 157 740 12350
% 80

158 437 SEMİH MAHM DOĞAN 6E 6 12 2,00 3 6 1,00 3 6 1,00 4 1 3,67 4 8 1,33 2 12 -2,00 22 45 7,00 209,965 19 158 158 742 12367
% 80

159 256 ZEKİYE ÖRNEK 6D 7 13 2,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 5 14 0,33 24 65 2,33 209,815 24 159 159 744 12380
% 80

160 627 FURKANYUSU DİNCTÜRK6D 5 15 0,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 26 64 4,66 209,630 25 160 160 746 12407
% 80

161 561 MUSTAFA ÇALBAY 6C 9 9 6,00 5 4 3,67 3 5 1,33 2 5 0,33 3 10 -0,33 0 14 -4,67 22 47 6,33 209,302 24 161 161 750 12449
% 81

162 924 ECRİN SU AKBABA 6F 8 12 4,00 6 4 4,67 4 5 2,33 3 6 1,00 4 16 -1,33 3 17 -2,67 28 60 8,00 209,173 19 162 162 754 12465
% 81

163 879 MİHRİMAH CANAN 6F 3 6 1,00 6 9 3,00 4 14 -0,67 13 29 3,33 209,116 20 163 163 757 12474
% 81

164 998 HAVİN ER 6G 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 6 14 1,33 5 15 0,00 26 64 4,65 208,881 18 164 164 761 12495
% 81

165 148 R U A   E    L 6F 7 13 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 25 65 3,34 207,892 21 165 165 765 12583
% 82
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ÖZEL ŞİRİNEVLER KÜLTÜR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU24BRY602 229 229 975 15438

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,97 5 4 3,32 5 4 3,29 3 5 1,87 5 9 2,21 10 8 7,25 37 39 23,91 274,000

Okul Ortalaması 7 11 3,64 4 6 1,99 4 5 2,07 3 6 1,06 4 12 0,49 8 11 4,08 30 51 13,33 238,320

KATILIMLAR

166 317 YAHYA MUSTAF A 6B 8 12 4,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 5 3,33 4 16 -1,33 4 15 -1,00 26 63 5,00 207,539 17 166 166 767 12609
% 82

167 410 BERATALİ DOĞAN 6B 5 15 0,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 15 -1,00 7 13 2,67 26 63 5,01 207,107 18 167 167 772 12661
% 82

168 1158 NUR SİMA KÜÇÜK 6H 5 12 1,00 5 4 3,67 5 2 4,33 2 5 0,33 3 16 -2,33 5 13 0,67 25 52 7,67 206,764 17 168 168 773 12684
% 82

169 108 HİRANUR TAŞ 6B 5 13 0,67 1 9 -2,00 7 3 6,00 2 7 -0,33 5 13 0,67 4 13 -0,33 24 58 4,68 206,689 19 169 169 774 12695
% 82

170 871 YİĞİTCAN YİĞİT 6F 5 15 0,00 4 6 2,00 5 5 3,33 4 5 2,33 3 15 -2,00 6 13 1,67 27 59 7,33 206,307 22 170 170 775 12728
% 82

171 911 BERKAY DEMİR 6D 4 14 -0,67 4 4 2,67 1 8 -1,67 1 6 -1,00 3 10 -0,33 7 10 3,67 20 52 2,67 205,333 26 171 171 779 12831
% 83

172 64 İREMSU SEÇGÜ 6G 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 26 64 4,66 205,052 19 172 172 781 12849
% 83

173 203 TUNA BANİSİ 6B 7 10 3,67 1 6 -1,00 4 4 2,67 1 6 -1,00 2 9 -1,00 4 15 -1,00 19 50 2,34 204,217 20 173 173 786 12921
% 84

174 173 HASAN EREN SARI 6A 6 14 1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 25 65 3,33 203,973 19 174 174 789 12955
% 84

175 1134 MELEK YAZICI 6H 6 14 1,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 15 -1,00 6 12 2,00 23 64 1,66 203,282 18 175 175 793 13039
% 84

176 1035 EDİZCAN TANIR 6G 6 14 1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 5 15 0,00 6 13 1,67 22 67 -0,33 202,249 20 176 176 800 13141
% 85

177 1135 RİNA HADDAT 6H 8 10 4,67 4 6 2,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 2 18 -4,00 4 16 -1,33 25 63 4,01 201,707 19 177 177 805 13186
% 85

178 742 AYŞENUR KARANFİL 6B 3 17 -2,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 8 12 4,00 24 66 2,00 200,631 21 178 178 815 13279
% 86

179 649 PINAR TARHAN 6B 5 12 1,00 3 6 1,00 4 6 2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 24 62 3,34 200,073 22 179 179 818 13344
% 86

180 90 BERİVAN BÜYÜKKAYA 6D 2 18 -4,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 8 12 4,00 25 65 3,34 199,788 27 180 180 823 13379
% 87

181 0 EBR A  R A     I 6C 3 17 -2,67 6 4 4,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 26 64 4,66 199,388 25 181 181 827 13423
% 87

182 855 HATİCE MUS TAA 6E 4 16 -1,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 16 -3,33 8 10 4,67 24 62 3,34 199,118 20 182 182 830 13448
% 87

183 389 AYŞE SERRA DEMİRCİ 6D 4 16 -1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 8 12 4,00 23 67 0,67 198,430 28 183 183 835 13518
% 88

184 198 ASLI KARA 6B 7 11 3,33 2 8 -0,67 1 7 -1,33 3 7 0,67 3 17 -2,67 5 13 0,67 21 63 0,00 198,026 23 184 184 838 13550
% 88

185 330 AVŞİN OKAN 6H 2 17 -3,67 3 6 1,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 5 9 2,00 21 61 0,67 197,283 20 185 185 841 13617
% 88

186 930 NAZLI EMİN AKPINAR 6G 4 13 -0,33 3 6 1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 23 63 2,01 197,245 21 186 186 842 13622
% 88

187 49 TALHA YAHY İNSEL 6H 8 11 4,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 18 -4,00 5 15 0,00 23 66 1,00 197,118 21 187 187 844 13633
% 88

188 1153 ZÜMRAMERYE FETTAHOĞLU6H 6 14 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 2 18 -4,00 23 67 0,67 196,762 22 188 188 846 13663
% 89

189 359 BİLAL HACHAMUD 6C 6 14 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 22 68 -0,67 196,692 26 189 189 848 13672
% 89

190 999 ÖMER BİÇİ M 6G 6 14 1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 23 67 0,66 196,608 22 190 190 850 13679
% 89

191 1093 YA AR EFE GÖKKIR 6H 4 15 -1,00 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 24 65 2,34 196,157 23 191 191 853 13726
% 89

192 332 ELİF ASLAN 6C 4 15 -1,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 24 65 2,34 195,973 27 192 192 854 13738
% 89

193 243 ERTAN KOLAY 6D 4 15 -1,00 2 8 -0,67 4 5 2,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 6 13 1,67 23 64 1,67 195,949 29 193 193 855 13739
% 89

194 528 ESMANUR DALGIÇ 6E 5 15 0,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 23 67 0,66 195,328 21 194 194 858 13798
% 89

195 659 ŞEVVAL İNAN 6B 6 12 2,00 1 9 -2,00 5 8 2,33 2 17 -3,67 14 46 -1,34 194,925 24 195 195 860 13832
% 90

196 121 KAYRA AKBAL 6A 5 14 0,33 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 7 13 2,67 22 67 -0,34 194,913 20 196 196 861 13833
% 90

197 1190 EYLÜL AL 6E 2 2 1,33 1 1 0,67 1 1 0,67 2 0 2,00 0 4 -1,33 0 4 -1,33 6 12 2,01 194,775 22 197 197 864 13845
% 90

198 975 EDANUR ŞAHİN 6G 4 16 -1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 3 16 -2,33 9 11 5,33 20 69 -2,99 193,962 23 198 198 871 13913
% 90
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ÖZEL ŞİRİNEVLER KÜLTÜR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU24BRY602 229 229 975 15438

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,97 5 4 3,32 5 4 3,29 3 5 1,87 5 9 2,21 10 8 7,25 37 39 23,91 274,000

Okul Ortalaması 7 11 3,64 4 6 1,99 4 5 2,07 3 6 1,06 4 12 0,49 8 11 4,08 30 51 13,33 238,320

KATILIMLAR

199 65 MEHMET DEMİRCAN 6A 6 14 1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 4 16 -1,33 5 14 0,33 21 68 -1,67 193,925 21 199 199 872 13919
% 90

200 264 BURCU MENGÜBETİ 6G 5 15 0,00 3 7 0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 23 67 0,66 193,344 24 200 200 876 13966
% 90

201 2 ZEEN ALHM İ 6B 7 13 2,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 20 70 -3,34 192,907 25 201 201 879 14011
% 91

202 73 YASİN AYIK 6B 3 13 -1,33 3 6 1,00 4 6 2,00 3 7 0,67 5 13 0,67 4 16 -1,33 22 61 1,68 192,764 26 202 202 880 14026
% 91

203 678 MUHAMMET ALBAYRAK6D 5 15 0,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 4 15 -1,00 21 68 -1,67 192,720 30 203 203 881 14033
% 91

204 0 HASAN BULĞAN 6F 3 17 -2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 6 14 1,33 5 15 0,00 23 67 0,66 192,534 23 204 204 886 14054
% 91

205 995 MECİT TANTURA 6G 4 16 -1,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 5 15 0,00 23 67 0,67 192,455 25 205 205 887 14058
% 91

206 314 AHMET TIRTIR 6C 1 1 0,67 0 2 -0,67 0 2 -0,67 0 4 -1,33 1 1 0,67 2 10 -1,33 192,365 28 206 206 888 14067
% 91

207 124 DENİZ ACET 6B 6 14 1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 6 14 1,33 21 69 -2,01 191,543 27 207 207 894 14128
% 92

208 12 MERT AKKAYA 6A 8 12 4,00 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 17 -2,67 4 16 -1,33 21 69 -2,00 191,200 22 208 208 896 14150
% 92

209 1157 ENES ARIKBUĞ A 6H 6 11 2,33 3 5 1,33 5 4 3,67 3 5 1,33 1 13 -3,33 2 14 -2,67 20 52 2,66 190,916 24 209 209 897 14170
% 92

210 1049 ZEYNEP DUYĞULUU 6G 4 16 -1,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 22 68 -0,66 190,444 26 210 210 899 14204
% 92

211 643 ESMA NUR CİRİT 6G 5 15 0,00 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 18 -4,00 5 15 0,00 24 66 2,00 188,410 27 211 211 904 14357
% 93

212 685 POYRA AKPINAR 6A 4 16 -1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 21 69 -1,99 187,109 23 212 212 910 14427
% 93

213 913 RAMAZAN AVAĞ 6F 4 13 -0,33 1 2 0,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 12 0,00 3 17 -2,67 18 58 -1,33 185,133 24 213 213 915 14536
% 94

214 894 KAYRA MER ARAL 6E 4 6 2,00 0 4 -1,33 0 5 -1,67 2 3 1,00 3 17 -2,67 3 12 -1,00 12 47 -3,67 184,114 23 214 214 918 14591
% 95

215 452 YUNUS KÜÇÜKÇAY 6E 2 18 -4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 5 7 2,67 17 65 -4,67 179,323 24 215 215 928 14817
% 96

216 120 İNCİ BATTAL 6A 5 15 0,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 3 16 -2,33 20 69 -3,00 177,487 24 216 216 936 14909
% 97

217 422 REV AN KAYA 6E 5 15 0,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 17 -2,67 4 16 -1,33 19 71 -4,66 177,275 25 217 217 937 14920
% 97

218 1083 MUHAMMED AYİNİ 6G 4 16 -1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 6 14 1,33 2 18 -4,00 18 72 -5,99 175,476 28 218 218 943 14988
% 97

219 717 FATMA ERDOĞAN 6A 6 14 1,33 0 10 -3,33 4 6 2,00 0 10 -3,33 5 15 0,00 1 18 -5,00 16 73 -8,33 173,156 25 219 219 947 15079
% 98

220 135 BERRANUR KABADAYI 6A 6 14 1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 2 18 -4,00 18 72 -6,01 171,546 26 220 220 949 15123
% 98

221 300 MUSA SANCAK 6C 7 13 2,67 3 7 0,67 1 8 -1,67 0 4 -1,33 2 18 -4,00 2 18 -4,00 15 68 -7,66 168,767 29 221 221 953 15198
% 98

222 651 EVİN GİNYOL 6G 2 18 -4,00 0 10 -3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 4 16 -1,33 3 17 -2,67 19 71 -4,66 167,558 29 222 222 955 15215
% 99

223 1231 YAĞIZ KAYIKÇIOĞLU 6E 2 17 -3,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 18 -4,00 6 13 1,67 16 72 -8,00 164,783 26 223 223 961 15262
% 99

224 1145 HASAN ELAMAR 6F 2 18 -4,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 3 17 -2,67 15 75 -10,00161,292 25 224 224 962 15310
% 99

225 875 ECRİN MAAŞOĞIU 6E 4 16 -1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 4 16 -1,33 2 18 -4,00 15 75 -9,99 161,080 27 225 225 963 15317
% 99

226 771 YAKUP HAPPANİ 6E 2 18 -4,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 3 17 -2,67 3 17 -2,67 18 72 -6,01 161,049 28 226 226 964 15318
% 99

227 143 EMİRHAN YAPRAK 6B 5 13 0,67 0 8 -2,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 1 15 -4,00 12 70 -11,34160,575 28 227 227 965 15323
% 99

228 449 YUSUF EMRE ŞAHİN 6A 2 18 -4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 4 16 -1,33 15 75 -10,01157,147 27 228 228 967 15348
% 99

229 1163 ERKAM GÜLTEKİN 6H 3 17 -2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 1 19 -5,33 16 74 -8,67 152,881 25 229 229 969 15370
% 100
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ÖZEL ŞİRİNEVLER KÜLTÜR KİŞİSEL GELİŞİM KURSU24BRY602 229 229 975 15438

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Din Kültürü İngilizce Matematik Fen

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 9 5,97 5 4 3,32 5 4 3,29 3 5 1,87 5 9 2,21 10 8 7,25 37 39 23,91 274,000

Okul Ortalaması 7 11 3,64 4 6 1,99 4 5 2,07 3 6 1,06 4 12 0,49 8 11 4,08 30 51 13,33 238,320
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